证券代码：603636    证券简称：南威软件   公告编号：2017-047

南威软件股份有限公司

关于控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员

不减持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为促进南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、健康发展

和维护全体股东的利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的

认可，2017 年 4 月 16 日，持有公司股份的全体董事及高级管理人员提交了不减

持其所持有的公司股份的承诺函，具体如下：

1、公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理吴志雄先生承诺：自本公

告披露日起 12 个月内（即自 2017 年 4 月 17 日起至 2018 年 4 月 16 日期间），不

减持本人直接或间接持有的公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公

司所有。

2、公司其他董事、高级管理人员徐春梅女士（董事、副总经理）、廖长宝先

生（董事、副总经理），张鹏程先生（董事、副总经理）、吴丽卿女士（副总经理、

董事会秘书）、曾志勇先生（财务总监）承诺：自本公告披露日起 6 个月内（即

自 2017 年 4 月 17 日起至 2017 年 10 月 16 日期间），不减持本人直接或间接持有

的公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。

上述承诺充分体现了董事和高级管理人员对公司未来发展的信心。公司董事

会将督促上述承诺人严格遵守承诺。

目前公司生产经营状况良好，各项业务稳健推进。公司将继续深化电子政务、

智慧城市和共享经济重点战略的转型升级，增强核心竞争力，持续提升盈利水平。

特此公告。

南威软件股份有限公司

                                          董事会

                                   2017 年 4 月 16 日