证券代码：000615     证券简称：京汉股份    公告编号：2017—033

京汉实业投资股份有限公司

关于股票复牌的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

2017年4月15日发布了关于股票复牌的公告。实际控制人和控股股东表

示：公司控股股东持有的公司非限售股票，不排除在未来六个月内有减

持的可能。

现补充如下：

实际控制人和公司控股股东表示，计划在未来六个月内通过深圳证

券交易所二级市场或大宗交易系统减持不超过 200 万股。

  特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会

                                       2017 年 4月 16 日