证券代码：002578           证券简称：闽发铝业         公告编号：2017-035

福建省闽发铝业股份有限公司

关于股东黄秀兰女士取消减持计划及其一致行动人承诺不

减持公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2月 18日在

《证券日报》、《证券时报》、《 上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）

披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于 2016年度资本公积金转增股本预案

的预披露公告》（2017-009），公告披露了公司股东黄秀兰（一致行动人）计划在

2016年度资本公积金转增股本预案披露后 6个月内减持其持有公司 100%股份（黄

秀兰持有公司股份 16,100,000 股，占公司股份总数的 3.26%），截至本公告披

露日，黄秀兰女士并未实际减持公司股票。

2017年 4月 18日，公司收到黄秀兰女士出具的关于取消上述减持计划的通

知。为维护公司股价稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东尤其

是广大中小股东的利益，黄秀兰女士决定取消原公告的减持其持有公司 100%股

票的计划，同时黄秀兰女士及其一致行动人（黄天火先生、黄长远先生、黄印电

先生、黄文乐先生、黄文喜先生）承诺自本公告披露之日起未来 6个月内不减持

公司股票。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2017年 4月 19日