证券代码：002173       证券简称：*ST创疗       公告编号：临2017-46

创新医疗管理股份有限公司

关于公司股票撤销退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017 年 4 月 20

日停牌一天，并于 2017 年 4 月 21 日开市起复牌；

2、公司股票自 2017 年 4 月 21 日起撤销“退市风险警示”后，股票简称由

“*ST 创疗”变更为“创新医疗”；

3、撤销退市风险警示后公司股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014 年度、2015 年度

连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票自 2016 年 4 月 19 日起实施

“退市风险警示”的特别处理。根据公司 2016 年度经审计的财务报告，公司 2016

年度归属于上市公司股东的净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的相关规定，公司董事会已向深圳证券交易所提交了《创新医疗管理股份有限公

司关于对公司股票撤销退市风险警示的申请》。现将有关情况公告如下：

一、公司股票交易被实行退市风险警示的情况

公司 2014 年度、2015 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易自 2016 年 4 月

19 日起被实施“退市风险警示”的特别处理。公司股票简称由“千足珍珠”变

更为“*ST 千足”，股票代码不变，公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

2016 年 6 月 22 日，经深圳证券交易所核准，公司证券全称由“千足珍珠集

团股份有限公司”变更为“创新医疗管理股份有限公司”；公司证券简称由“*ST

千足”变更为“*ST 创疗”。详见 2016 年 6 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的《公司关于证券全称及证券简称变更的公告》（编号：临 2016-46）。

二、公司 2016 年度经审计的财务报表情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报

字[2017]第 ZF10234 号《创新医疗管理股份有限公司 2016 年审计报告》， 公司

2016 年度实现营业收入 7.63 亿，归属于上市公司股东的净利润为 11,471.35 万

元，归属于上市公司股东的所有者权益为 353,157.22 万元。

三、退市风险警示期间公司所做的工作

为实现 2016 年度扭亏为盈及今后的可持续发展目标，一方面，公司董事会

通过优化资源配置、强化内控管理、统一财务核算，不断增强内部协同效应。积

极有效的推进产业转型升级布局，重点发展医疗健康产业，为公司的可持续发展

创造新的利润增长点。另一方面，公司面对珍珠养殖业萎缩的客观因素，通过优

化营销渠道，调整产品结构，狠抓降本增效，努力扭转亏损局面。

公司通过并购重组的方式完成对齐齐哈尔建华医院有限责任公司、海宁康华

医院有限公司和江苏福恬康复医院有限公司的并购整合，成功实现产业转型升级

布局，为公司创造了良好的发展空间。2016 年，新并购三家医院为公司贡献了

营业收入 69,852.46 万元，净利润 16,242.48 万元，公司成功实现扭亏为盈。

四、公司股票交易符合撤销退市风险警示的条件

根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10 条的规定“上市公司最近一

期经审计结果表明本规则 13.2.1 条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，

公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。

2017 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于

申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》，公司董事会认为，根据上述规定

及公司 2016 年度经营情况，公司已符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且

公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示

或其它风险警示的情形。公司已于 2017年 3月 30日向深圳证券交易所提交了《关

于申请公司股票交易撤销退市风险警示的申请》。

五、关于深圳证券交易所 2016 年度报告问询函的回复情况

2017 年 4 月 7 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对创新医疗管理

股份有限公司 2016 年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第 42 号）（以

下简称“《问询函》”），根据《问询函》中的要求，公司组织公司有关部门、公司

控股股东陈夏英女士、年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《问

询函》中提出的问题进行了逐项落实和说明，并于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券

日报》、《上海证券报》上《公司董事会关于 2016 年报问询函相关问题说明的

公告》（编号：临 2017-40）。

2017 年 4 月 13 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对创新医疗管理

股份有限公司 2016 年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第 54 号）（以

下简称“《问询函》”），根据《问询函》中的要求，公司组织公司有关部门、公司

控股股东陈夏英女士、年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海

市锦天城律师事务对《问询函》中提出的问题进行了逐项落实和说明，并于 2017

年 4 月 18 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上《公司董事会关于 2016 年报问

询函相关问题说明的公告》（编号：临 2017-45）。

六、公司申请撤销退市风险警示的批准情况

近日，公司对股票交易撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核

同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票自 2017 年 4 月

20 日开市起停牌一天，自 2017 年 4 月 21 日开市时起复牌；公司股票交易自 2017

年 4 月 21 日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST 创疗”变更为“创新

医疗”，股票代码保持不变，仍为 002173，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更

为“10%”。

特此公告。

                                 创新医疗管理股份有限公司

                                         董 事 会

                                      2017 年 4 月 20 日