证券代码：600255          证券简称：鑫科材料       编号：临 2017-038

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于对上海证券交易所问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

船山传媒实际控制人冯青青出具承诺：

“在船山传媒通过本次协议转让方式取得的上市公司股份自股份过户登记

完成之日后的 60 个月内，将维护上市公司控制权的稳定，不存在第三方通过重

组上市的方式变更鑫科材料的控制权，不减持其个人直接或间接持有的鑫科材

料股份，包括因鑫科材料分配股票股利、资本公积金转增股本等产生的衍生股

份；且在前述锁定期届满后，其出售鑫科材料的股份仍应遵守《公司法》、《证

券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份

的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及鑫科材料的公司

章程的相关规定。

在船山传媒通过本次协议转让方式取得的上市公司股份自股份过户登记完

成之日后的 36 个月内，维持上市公司的双主业格局，没有剥离目前主营业务的

计划。”

2017 年 3 月 23 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”） 下

发的《关于对安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东股权转让事项的问询函》（上

证公函【2017】0319 号，以下简称“问询函”），详见公司于 2017 年 3月 24日

披露的《鑫科材料关于收到上海证券交易所问询函暨延期复牌的公告》（临

2017-017 号）。

公司就《问询函》中所涉及事项逐一进行核实，根据相关各方提供的资料和

信息，本公司对《问询函》中的有关问题向上海证券交易所进行了回复，现将回

复内容及有关事项披露如下（如无特别说明，本回复内容出现的简称均与《安徽

鑫科新材料股份有限公司详式权益变动报告书》中的释义内容相同）：

问题一：据披露，船山传媒成立于 2017 年 2 月 18 日，设立时控股股东为

衡阳市华裕建设工程有限公司。船山传媒目前的控股股东霍尔果斯红鹫创业投

资有限公司（以下简称红鹫创业）也成立于 2017 年 2 月 18 日。2017 年 2 月 28

日，红鹫创业从衡阳市华裕建设公司有限公司处受让船山传媒 100%股权。请公

司补充披露：（1）船山传媒及红鹫创业是否系为本次控制权转让所专门设立的

公司，设计此种交易架构的具体原因；（2）逐层披露船山传媒、红鹫创业、冯

青青层面的资金来源与融资安排情况，包括但不限于融资方式、金额、成本等。

回复内容：

（1）船山传媒及红鹫创业是否系为本次控制权转让所专门设立的公司，设

计此种交易架构的具体原因

本次权益变动的交易结构为船山传媒收购上市公司控股权，红鹫创业为船山

传媒的控股股东。

船山传媒及红鹫创业系工商代办机构代为办理设立手续的企业，不是为本次

控制权转让所专门设立。近年来，文化传媒产业受到国家产业政策的大力支持，

国民经济的稳定增长、人民物质生活水平的提高以及产业结构调整升级推动了社

会对文化传媒产品的消费，文化传媒产业未来发展空间巨大。因此，船山传媒实

际控制人冯青青看好文化传媒行业的未来发展前景，决定进入文化传媒行业，同

时考虑到霍尔果斯地区对文化传媒类企业和创业投资类企业的税收优惠政策，因

此通过股权转让的方式取得了船山传媒的控制权。在与涉及文化传媒业务的相关

标的接触后，船山传媒最终确定了与恒鑫集团的交易。

本次权益变动设计此种交易架构的具体原因是:一方面为了享受霍尔果斯当

地对文化传媒及创业投资类企业的税收优惠政策;另一方面，在保持对上市公司

控制权的前提下，红鹫创业未来可在船山传媒层面上引入合作伙伴或/及实施激

励政策，届时霍尔果斯对创投类企业的税收优惠政策可以降低交易成本。

(2)逐层披露船山传媒、红鹫创业、冯青青层面的资金来源与融资安排情况，

包括但不限于融资方式、金额、成本等

1）船山传媒的资金来源

船山传媒的资金来源于自有资金 1 亿元，股东红鹫创业无偿提供借款 6.6 亿

元。对于船山传媒尚未支付的股权转让款，其中 1.325 亿元仍会由红鹫创业提供

无偿借款。

2）红鹫创业的资金来源

①红鹫创业的资金来源于冯青青 2.6 亿元的无偿借款，及刘源 1.4 亿元的无

偿借款。

②红鹫创业向合彦投资管理（北京）有限公司短期借款 5 亿元，冯青青家族

控股的丰宁汇丰矿业开发有限公司及股东冯青青与刘源承担连带担保责任；本次

借款本息已经偿还。

③鑫科材料的控股股东恒鑫集团持有的 2.45 亿股已经解除质押，船山传媒

为保护自身权益，要求恒鑫集团将解除质押的 2.45 亿股份中的 1.75 亿股（即标

的股权）质押给船山传媒指定机构武汉信用小额贷款股份有限公司，详见公司于

2017 年 3 月 30 日披露的《关于控股股东股份质押解除及再质押的公告》（公告

编号：临 2017-022），船山传媒通过质押标的股权取得武汉信用小额贷款股份有

限公司最高限额为 5.5 亿元的短期借款。

④船山传媒已取得深圳前海高盛隆商业保理有限公司的融资意向函，在本次

权益变动的条件满足之后，船山传媒将向深圳前海高盛隆商业保理有限公司融资

5 亿元，增信措施：a、红鹫创业的股东冯青青、刘源承担连带担保责任；b、冯

青青家族企业湖南铮锋伟业路桥有限公司承担连带担保责任。本次融资将用于偿

还武汉信用小额贷款股份有限公司的短期借款。

3）冯青青与刘源的资金来源

冯青青的资金来源于其家族自有资金，冯青青家族产业涉及房地产、基础设

施建设、矿业、证券投资等多个资本密集型行业，资金实力雄厚。

刘源的资金来源于自有资金，为个人多年经商所得。

问题二：据披露，公司在因本次股权转让事项停牌前，公司全资子公司西

安梦舟以 8.75 亿元的高溢价受让关涛、徐亚楠持有的梦幻工厂 70%股权，并于

近期完成了工商变更。请公司补充披露：（1）冯青青、关涛、徐亚楠与李非列

四人之间的业务合作及资金往来情况；（2）公司上述受让梦幻工厂股权事项与

本次股权转让是否为一揽子交易。

回复内容：

（1）冯青青、关涛、徐亚楠与李非列四人之间的业务合作及资金往来情况

根据对关涛和徐亚楠的访谈，关涛与徐亚楠为多年的合作伙伴。

根据冯青青、关涛和徐亚楠、李非列出具的声明，对冯青青、关涛和徐亚楠、

李非列的访谈，核查冯青青、关涛和徐亚楠其下属企业的财务资料及工商登记资

料及梦幻工厂 8.75 亿元股权转让款的银行信息，除鑫科材料下属全资子公司西

安梦舟影视文化传播有限责任公司收购梦幻工厂及本次权益变动之外，冯青青、

关涛和徐亚楠与李非列之间不存在业务合作及资金往来情况。

（2）公司上述受让梦幻工厂股权事项与本次股权转让是否为一揽子交易

鑫科材料下属全资子公司西安梦舟收购梦幻工厂股权事项经上市公司董事

会、股东大会审议通过；船山传媒收购恒鑫集团所持上市公司控股权事项经各自

股东会决议通过，上述事项已经履行了各自的内部决策程序。

西安梦舟收购梦幻工厂的交易双方为西安梦舟与关涛和徐亚楠，而本次权益

变动的交易双方为李非列控制的恒鑫集团和冯青青控制的船山传媒，各方之间不

存在关联关系。

西安梦舟受让梦幻工厂股权事项与本次股权转让事项相互独立。

（3）上市公司新控股股东对梦幻工厂的管控措施

在本次权益变动完成后，船山传媒将促使上市公司通过其全资子公司西安梦

舟改组梦幻工厂董事会，梦幻工厂董事会成员保持 5 名不变，其中西安梦舟向梦

幻工厂委派至少 4 名董事，达到实际控制的状态；董事长由西安梦舟委派的董事

担任，梦幻工厂不设监事会，设监事 1 名，由西安梦舟委派；梦幻工厂的高级管

理人员除财务负责人由西安梦舟委派外，西安梦舟将保持梦幻工厂其他管理团队

的稳定，不对其日常经营活动等进行干涉，保持梦幻工厂经营的相对独立。

问题三：据披露，公司近年来积极向影视传媒行业转型，但新进实际控制

人冯青青并无相关行业经营经验。请公司补充披露新进实际控制人冯青青对公

司未来发展是否已有清晰的战略规划，及对于公司原有铜加工业务有无相应的

处置计划。

回复内容：

近年来，文化传媒产业受到国家产业政策的大力支持，国民经济的稳定增长、

人民物质生活水平的提高以及产业结构调整升级推动了社会对文化传媒产品的

消费，文化传媒产业未来发展空间巨大。船山传媒实际控制人冯青青看好文化传

媒行业的未来发展前景，决定进入文化传媒行业。上市公司文化传媒业务板块拥

有成熟的管理队伍和制作与发行团队，具备较好的业务基础。船山传媒实际控制

人冯青青将与上市公司管理团队积极协作，整合优质资源，增强上市公司的盈利

能力，提升上市公司价值。

冯青青现任全国女企业家商会常务理事、湖南女企业家商会理事、衡阳市第

十二届政协委员、衡阳市工商联副主席，与文化传媒行业的业内人士接触较多，

对文化传媒行业有比较深入的了解。在取得上市公司的控制权后，新进实际控制

人冯青青的规划是维持上市公司的双主业格局，加大对文化传媒领域优质项目、

高盈利项目的投资，增强上市公司的可持续发展能力和盈利能力，同时，优化铜

业资产的产业结构，加强管理，逐步提升铜业业务的盈利能力，以促进上市公司

双主业健康发展。

船山传媒实际控制人冯青青出具承诺：

“在船山传媒通过本次协议转让方式取得的上市公司股份自股份过户登记

完成之日后的 60 个月内，将维护上市公司控制权的稳定，不存在第三方通过重

组上市的方式变更鑫科材料的控制权，不减持其个人直接或间接持有的鑫科材料

股份，包括因鑫科材料分配股票股利、资本公积金转增股本等产生的衍生股份；

且在前述锁定期届满后，其出售鑫科材料的股份仍应遵守《公司法》、《证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规

定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及鑫科材料的公司章程的相关

规定。

在船山传媒通过本次协议转让方式取得的上市公司股份自股份过户登记完

成之日后的 36 个月内，维持上市公司的双主业格局，没有剥离目前主营业务的

6

计划。”

问题四：据披露，本次股权转让完成后，冯青青将成为公司的实际控制人，

除红鹫创业外，冯青青下属的企业主要为湖南百美生物医疗科技有限公司（以

下简称百美生物）。请公司补充披露：（1）冯青青及下属企业与上市公司是否具

有关联关系；（2）百美生物最近两年的总资产、净资产、营业收入、净利润等

主要财务数据。

回复内容：

（1）冯青青及下属企业与上市公司是否具有关联关系

根据冯青青及其下属企业提供的相关资料、出具的声明以及对冯青青的访谈，

冯青青及其下属企业与上市公司之间不存在关联关系。

（2）百美生物最近两年的总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务

数据

根据百美生物提供的财务报表，百美生物最近两年的主要财务数据如下

单位：万元

 总资产 净资产 营业收入 净利润

2015 年 2,810.94 1,108.14 3,399.21 361.06

2016 年 3,403.51 1,549.76 4,487.08 441.61

注：上述财务数据未审计。

问题五：据披露，公司预计 2016 年度将实现归属于上市公司股东的净利润

16,500 万元—20,500 万元，同比增长 400%—500%，公司经营业绩较往年明显

向好；此外，本次股权转让完成后，公司原控股股东恒鑫集团仍将持有公司 3.959%

的股份。请公司补充披露：（1）公司原实际控制人进行本次股权转让的具体原

因；（2）恒鑫集团仍保留 3.959%股份的具体原因，未来 12 个月内有无增减持

计划。

回复内容：

（1）公司原实际控制人进行本次股权转让的具体原因

上市公司原实际控制人进行本次股权转让的具体原因是其自身资金需要及

安排。

（2）恒鑫集团仍保留 3.959%股份的具体原因，未来 12 个月内有无增减持

计划

恒鑫集团仍保留 3.959%股份的原因为恒鑫集团与船山传媒根据各自资金需

求和安排协商的结果。

恒鑫集团在本次权益变动完成后的 12 个月内无增持计划，将根据市场情况

和自身需求确定是否继续减持鑫科材料的股份。

问题六：据披露，本次股权转让价格经协商确定为 5.1 元/股，较公司股票

停牌前有一定溢价。请有关股东结合交易双方的关系、资金来源、利益安排等

情况，补充说明本次股权转让的作价依据及合理性、溢价收购的原因与主要考

虑，以及股东决策是否审慎合理。

回复内容：

本次股权转让价格为 5.1 元/股，较上市公司股票停牌前收盘价为 4.92 元溢

价 3.66%，溢价幅度较小。

本次权益变动的双方恒鑫集团及其实际控制人李非列与船山传媒及其实际

控制人冯青青之间不存在关联关系，本次收购资金来源于船山传媒的自有资金及

自筹资金，除本次权益变动涉及的相关协议外，不存在其他利益安排。

本次股权转让基于市场化原则，以上市公司停牌前股票市场价格为参考，并

考虑了控制权溢价、本次收购的股权比例等因素，经双方多次洽谈，最终确定本

次股权转让价格为 5.1 元/股，本次股权转让价格作价依据合理。

本次股权转让履行了双方的内部决策程序，股东决策具有合理性。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

                                      2017年 4月 21日