股票代码：600984              股票简称：建设机械              编号：2017-017

陕西建设机械股份有限公司

关于股东减持股份计划的实施情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东持股的基本情况：减持股份计划实施前，陕西建设机械股份有限公司（以下

简称“公司”）股东广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）持有公司无限售

条件流通股 15,000,000 股，占公司总股本的 2.36%；上海晋宇投资管理有限公司持有公

司无限售条件流通股 12,631,600 股，占公司总股本的 1.98%；上海力鼎投资管理有限公

司持有公司无限售条件流通股 7,825,600 股，占公司总股本的 1.23%；上海力鼎财富成

长创业投资中心（有限合伙）持有公司无限售条件流通股 6,450,000股，占公司总股本

的 1.01%；上海百瑞力鼎创富股权投资中心（有限合伙）持有公司无限售条件流通股

3,571,400股，占公司总股本的 0.56% ；上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙）

持有公司无限售条件流通股 3,571,400 股，占公司总股本的 0.56%；以上 6 家股东为一

致行动人（以下简称“力鼎凯得及其一致行动人”），合计持有公司无限售条件流通股

49,050,000股，占公司总股本 636,764,203股的 7.70%。减持股份计划实施后，力鼎凯

得及其一致行动人合计持有公司无限售条件流通股 6,450,000 股，占公司总股本的

1.01%。

 减持计划的主要内容：力鼎凯得及其一致行动人自减持计划公告之日起 15 个交

易日后 6 个月内，计划通过大宗交易方式减持合计不超过 49,050,000 股（若此期间公

司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），减持比

例合计不超过公司总股本的 7.70%，减持价格视市场价格确定。

 减持计划的实施情况：减持股份计划的实施期为 2016年 10月 26 日至 2017年 4

月 25 日，在此期间内，力鼎凯得及其一致行动人自 2016 年 10 月 31 日至 2017 年 4 月

19 日通过上海证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件流通股 42,600,000

股，占公司总股本的 6.69%，减持价格区间为 8.11元/股至 11.85元/股；截至减持股份

计划结束之日 2017年 4 月 25日，力鼎凯得及其一致行动人尚持有公司无限售条件流通
股 6,450,000股，未完成股份减持计划。

公司于 2017年 4月 25日收到力鼎凯得及其一致行动人发来的《力鼎凯得及其一致

行动人关于建设机械股份减持进展的说明》，现将其减持股份计划的具体实施进展情况

公告如下：

一、股东持股及本次减持计划的基本情况

1、股东持股情况

公司股东广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）持有公司无限售条件流

通股 15,000,000股，占公司总股本的 2.36%；上海晋宇投资管理有限公司持有公司无限

售条件流通股 12,631,600 股，占公司总股本的 1.98%；上海力鼎投资管理有限公司持有

公司无限售条件流通股 7,825,600 股，占公司总股本的 1.23%；上海力鼎财富成长创业

投资中心（有限合伙）持有公司无限售条件流通股 6,450,000股，占公司总股本的 1.01%；

上海百瑞力鼎创富股权投资中心（有限合伙）持有公司无限售条件流通股 3,571,400股，

占公司总股本的 0.56% ；上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙）持有公司无限售

条件流通股 3,571,400 股，占公司总股本的 0.56%；以上力鼎凯得及其一致行动人本次

减持前合计持有公司无限售条件流通股 49,050,000 股，占公司总股本 636,764,203 股

的 7.70%。减持股份计划实施后，上述力鼎凯得及其一致行动人合计持有公司无限售条

件流通股 6,450,000股，占公司总股本的 1.01%。

2、减持股份计划基本情况

公司于 2016年 9月 26日收到力鼎凯得及其一致行动人共同签署的《关于减持建设

机械股份计划的告知函》，计划自减持股份计划公告之日起 15个交易日后 6个月内，即

2016年 10月 26日至 2017 年 4月 25日，通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售

条件流通股合计不超过 49,050,000 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等

股份变动事项，应对该数量进行相应调整），减持比例合计不超过公司总股本的 7.70%，

减持价格视市场价格确定。具体情况详见公司于 2016年 9月 27日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》发布的《陕西建设机械股份有限

公司关于股东减持股份计划的公告》（公告编号 2016-079）。

二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况

1、股东权益变动情况

2017 年 1 月 13 日，公司收到力鼎凯得及其一致行动人《力鼎凯得及其一致行动人

关于减持建设机械（代码：600984）的情况通知》，力鼎凯得及其一致行动人于 2016年

10月 31日至 2017 年 1 月 13日期间，通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司
无限售条件流通股 23,713,000 股，占公司总股本的 3.72%，不再是公司持股 5%以上的

股东。具体情况详见公司于 2017年 1月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》、《证券时报》发布的《陕西建设机械股份有限公司关于持股 5%以上股

东减持至 5%以下的提示性公告》（公告编号 2017-003），以及同日发布在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建设机械股份有限公司简式权益变动报告书》。

2、本次股东实施减持股份计划的具体情况

股东名称 减持日期
减持数量

（股）

减持价格

(元/股)

减持数量占公司

总股本比例（%）

广州力鼎凯得创业投资有

限合伙企业（有限合伙）

2016-11-22 1,000,000 8.95 0.1570

2017-01-13 1,510,000 8.32 0.2371

2017-02-16 1,000,000 8.87 0.1570

2017-03-01 1,000,000 10.88 0.1570

2017-03-10 1,000,000 9.86 0.1570

2017-03-15 1,000,000 10.02 0.1570

2017-03-20 1,000,000 10.58 0.1570

2017-03-24 1,000,000 11.06 0.1570

2017-03-28 1,000,000 10.97 0.1570

2017-04-05 1,000,000 11.60 0.1570

2017-04-06 1,000,000 11.72 0.1570

2017-04-10 1,000,000 11.49 0.1570

2017-04-11 1,000,000 11.85 0.1570

2017-04-18 1,000,000 10.84 0.1570

2017-04-19 490,000 10.94 0.0769

上海晋宇投资管理有限公

司

2016-11-08 1,000,000 8.94 0.1570

2016-11-11 1,000,000 8.84 0.1570

2016-11-15 1,000,000 8.80 0.1570

2016-11-16 1,000,000 9.09 0.1570

2016-11-21 1,000,000 8.92 0.1570

2016-12-02 1,000,000 8.74 0.1570

2016-12-06 1,000,000 8.55 0.1570

2016-12-07 1,500,000 8.61 0.2356

2016-12-08 1,000,000 8.61 0.1570

2016-12-16 1,500,000 8.11 0.2356

2016-12-19 1,631,600 8.16 0.2562

上海力鼎投资管理有限公

司

2016-11-02 500,000 8.57 0.0785

2016-11-03 1,000,000 8.33 0.1570

2016-11-07 1,000,000 8.23 0.1570

2016-11-08 500,000 8.33 0.0785

2016-11-10 1,000,000 8.23 0.1570

2016-11-16 1,000,000 8.31 0.1570

2017-01-17 1,000,000 8.22 0.1570
2017-01-23 1,000,000 8.44 0.1570

2017-02-10 825,600 8.15 0.1296

上海百瑞力鼎创富股权投

资中心（有限合伙）

2017-02-22 1,771,400 11.57 0.2782

2017-03-22 1,000,000 10.73 0.1570

2017-03-23 800,000 11.14 0.1256

上海力鼎明阳创业投资管

理中心（有限合伙）

2016-10-31 1,500,000 8.52 0.2356

2016-11-01 2,071,400 8.55 0.3253

3、本次减持事项与力鼎凯得及其一致行动人此前披露的意向、承诺一致。

4、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。

5、本次减持股份计划实施完成后，股东持股情况：

6、本次减持对上市公司的影响

力鼎凯得及其一致行动人不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不

会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影

响。

三、所涉及后续事项

此次股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘

要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董  事  会

二〇一七年四月二十六日

信息披露义务人
本次减持前 本次减持后

持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例

广州力鼎凯得创业投资有限合

伙企业（有限合伙）
15,000,000 2.3557% 0 0.0000%

上海晋宇投资管理有限公司 12,631,600 1.9837% 0 0.0000%

上海力鼎投资管理有限公司 7,825,600 1.2290% 0 0.0000%

上海力鼎财富成长创业投资中

心（有限合伙）
6,450,000 1.0129% 6,450,000 1.0129%

上海百瑞力鼎创富股权投资中

心（有限合伙）
3,571,400 0.5609% 0 0.0000%

上海力鼎明阳创业投资管理中

心（有限合伙）
3,571,400 0.5609% 0 0.0000%

合计 49,050,000 7.70% 6,450,000 1.0129%