证券代码：002070  证券简称：众和股份  公告编号：2017-029

福建众和股份有限公司

关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司股票(证券简称：众和股份，证券代码：002070)自 2017 年 5 月 3 日起被

实行退市风险警示，公司股票简称由“众和股份”变更为“*ST 众和”，公司股

票交易日涨跌幅限制为 5%，公司股票代码不变。根据《深圳证券交易所股票上

市规则(2014 年修订)》第 13.2.3 条规定，公司 2016 年度报告已于 2017 年 4 月 29

日披露，2017 年 4 月 29 日为非交易日，公司股票于年度报告披露后次一交易日

即 2017 年 5 月 2 日停牌一天，于 2017 年 5 月 3 日开始实行退市风险警示。但根

据《深圳证券交易所股票上市规则》6.11（二）条的要求，审计机构应说明非标

准无保留审计意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果影响的具体金额，

公司股票需等会计师事务所明确非标准无保留意见涉及事项对公司财务状况和

经营成果的具体金额后复牌。

鉴于福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度、2016 年度经审

计的归属上市公司股东净利润分别为-146,821,093.47元、-48,295,606.55 元，

连续两年为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》第 13.2.1

条第一款相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行退市风险警示。现将有关

事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股 A股；

2、股票简称：由“众和股份”变更为“*ST 众和”；

3、股票代码：仍为“002070”；

4、实行退市风险警示的起始日：2017年 5月 3日；

公司 2016年度报告已于 2017 年 4月 29日披露，2017年 4月 29日为非交易

日，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》第 13.2.3条规定，公

司股票于年度报告披露后次一交易日即 2017年 5月 2日停牌，于 2017年 5月 3

日起实行退市风险警示。

5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

二、实行退市风险警示的主要原因

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意

见《2015 年度审计报告》，2015 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为

-146,821,093.47元；根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强

调事项段保留意见《2016年度审计报告》，2016年度经审计的归属于上市公司股

东的净利润为-48,295,606.55 元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年

修订）》第 13.2.1 条第一款相关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实

行退市风险警示。

公司 2016 年度审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在《关于

福建众和股份有限公司 2016 年度财务报告非标审计意见的专项说明》中无法判

断非标审计意见对公司 2016 年度财务状况和经营成果的影响，具体内容如下：

（一）上述保留事项段对众和股份 2016年度财务状况和经营成果的影响：

由于保留意见中提到的该三点保留意见事项，我们目前无法对债权债务对抵

事项真实性合理性、应收款项坏账计提充分适当性、期末存货存在和状况获取充

分、适当的审计证据，我们无法判断该事项对众和股份 2016 年度财务状况和经

营成果的影响；同时，我们认为上述事项对众和股份 2016 年度财务状况和经营

成果的影响不具有广泛性。

鉴于上述情况，为避免公司股票波动，特向深圳证券交易所申请公司股票（股

票简称：众和股份，股票代码：002070）自 2017 年 5 月 2 日开市起停牌，待公

司审计机构明确非标意见对公司财务状况和经营成果影响的具体金额后申请复

牌。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

根据行业发展形势及公司实际情况，2017年度公司拟采取下列措施提高公司

持续经营能力、改善公司经营业绩：

1、提升锂电新能源材料业务经营业绩。2017 年公司将以现有矿山生产经营

为龙头，发挥矿山、基础锂盐、三元正极材料的纵向一体化优势，继续拓展业务

规模及产业链利润空间，力争将公司新能源板块整体打造成国内乃至国际具备产

业链成本优势、专业技术领先的锂电新能源龙头企业之一。

（1）加强矿山生产经营管理

2017年公司进一步加强矿山生产规划及规范管理，确保矿山安全顺利生产，

力争实现产出锂精矿 6-8万吨的目标。

（2）提升锂产业链布局的连通效益

新一年度，公司将进一步提升阿坝众和新能源锂盐生产线的利用率，更好对

接矿山生产，并扩大向天骄供给原材料的比例，全面提升公司连通锂产业链布局

的经济效益。同时，为提高自产锂精矿自用比例，公司拟选择合适地点筹划建设

万吨级电池级氢氧化锂生产基地。

（3）引进资金方加快实现深圳天骄三元正极材料生产基地产能效益的发挥

深圳天骄搬迁扩建的山东临沂基地 1500吨/年生产线及连云港灌云基地一期

3500吨/年生产线于 2016年先后投产试运行，鉴于 2017年度锂电池三元正极材

料将处于爆发式发展阶段及深圳天骄自有资金缺乏的情况，2017 年将积极引进

资金方对深圳天骄进行增资，加大深圳天骄及其子公司市场拓展力度和经营接单

能力，提高产能利用率，力争实现经营规模和效益指标大幅提升。

2、盘活传统纺织印染业务资产。2017 年，公司将伺机通过置换、转让等方

式推进纺织印染业务低效资产的退出，推进厦门华印地块出让事项，减少该板块

的亏损额度，盘活存量资源，实现资产变现。

3、做好资金回笼工作。一方面要加大应收款回收力度，必要时采用法律手

段进行催收；另一方面要根据市场状况，适时调整产品销售货款回收帐期，加快

资金周转。

四、公司股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，若公司

2017 年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提

醒广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间投资者咨询的主要方式

公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方

式接受投资者的咨询。具体联系方式如下：

1、联系电话：0592-5054995

2、传真号码：0592-5321932

3、电子邮箱：security@zhonghe.com

4、邮政编码：361012

5、联系地址：厦门市思明区莲岳路 1号磐基中心商务楼 1607

特此公告。

福建众和股份有限公司

董  事  会

                                            2017 年 5月 2日 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