证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2017-080

新疆中泰化学股份有限公司

部分限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中

泰集团”）、乌鲁木齐环鹏有限公司（以下简称“环鹏公司”）所持本公司

405,533,501 股，占有限售条件流通股总股数的 34.90%，占总股本 18.89%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2017年5月10日。

一、本次解除限售股份的基本情况

根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆

国资委”）《关于乌鲁木齐环鹏有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（新

国资产权〔2016〕64号），同意自2016年1月1日起将乌鲁木齐国有资产经营（集

团）有限公司（以下简称“乌鲁木齐国资公司”）持有的乌鲁木齐环鹏有限公司

100%国有股权无偿划转给中泰集团持有。环鹏公司成为中泰集团的全资子公司，

中泰集团直接持有本公司股份340,503,621股，通过环鹏公司间接持有本公司股份

75,000,000股。

根据《证券法》相关规定：“在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上

市公司的股票，在收购行为完成后的十二个月内不得转让。” 中泰集团承诺在

2017年5月10日之前不转让所持有中泰化学的无限售流通股193,011,621股，有限

售流通股147,492,000股的限售期延长至2017年5月10日；环鹏公司承诺在2017年5

月10日之前不转让所持有中泰化学的无限售流通股75,000,000股。环鹏公司持有

中泰化学的无限售流通股75,000,000股中，9,970,120股处于冻结状态，未冻结股

份65,029,880股办理追加限售业务，具体情况如下：

股东名称
追加承诺

股份性质

追加承诺涉及股份

原限售截

止日

延长锁

定期限

（年）

延长锁定期

后的限售截

止日

股数

(股)

占总股

本比例

(%)

新疆中泰（集

团）有限责任

公司

无限售流

通股
193,011,621 8.99 无 1

2017 年 5月

10 日

有限售流

通股
147,492,000 6.87

2016 年 9

月 16 日
0.67

2017 年 5月

10 日

乌鲁木齐环

鹏有限公司

无限售流

通股
65,029,880 3.03 无 1

2017 年 5月

10 日

合计

405,533,501 18.89

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

序号 限售股份持有

人名称
承诺及追加承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

1
新疆中泰（集团）

有限责任公司

中泰集团承诺在 2017 年 5 月

10 日之前不转让所持有中泰化

学的无限售流通股 193,011,621

股，有限售流通股 147,492,000

股的限售期延长至 2017年 5月

10 日。

2016 年 05

月 10 日

2017 年 05

月 10 日
遵守所做的承诺

2
乌鲁木齐环鹏有

限公司

环鹏公司承诺在 2017 年 5 月

10 日之前不转让所持有中泰化

学的无限售流通股 75,000,000

股。环鹏公司持有中泰化学的

无限售流通股 75,000,000 股

中，9,970,120 股处于冻结状态，

未冻结股份 65,029,880 股办理

追加限售业务

2016 年 05

月 10 日

2017 年 05

月 10 日
遵守所做的承诺

截至目前，中泰集团、环鹏公司严格履行了承诺，在限售期限内没有减持本

公司股票的行为。

三、关于非经营性占用资金及违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对

其也不存在违规担保的情形。

四、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为 2017 年 5 月 10 日。

2、本次解除限售的股份数量为 405,533,501 股，占公司股本总额的 18.89%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号
有限售条件

股东名称

持有的有限售

条件股份数量

（股）

本次解除限

售股份数量

（股）

本次解除限售股份占

限售股份总数的比例

（%）

本次解除限售股份

占公司股份总数的

比例（%）

1
新疆中泰（集团）有

限责任公司
452,367,625 340,503,621 29.30 15.86

2
乌鲁木齐环鹏有限公

司
65,029,880 65,029,880 5.60 3.03

 合计 517,397,505 405,533,501 34.90 18.89

五、股份变动情况表

本次限售股份解除限售

前 本次变动数

本次限售股份解除限售后

（股）

股数 比例 股数 比例

一、限售流通股

（或非流通股）
1,162,043,196 54.14 -405,533,501 756,509,695 35.24

1、首发后个人

类限售股
17,649,879 0.82  17,649,879 0.82

2、首发后机构

类限售股
1,144,094,142 53.30 -405,533,501 738,560,641 34.41

3、高管锁定股 299,175 0.01  299,175 0.01

二、无限售条件

股份
984,406,402 45.86 405,533,501 1,389,939,903 64.76

三、股份总数 2,146,449,598 100  2,146,449,598 100

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细数据表；

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一七年五月五日

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