证券代码：002296        证券简称:辉煌科技        公告编号:2017-040

河南辉煌科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

特别提示：

1、本次权益变动属于减持，未触及要约收购。

2、本次权益变动未使公司第一大股东发生变化。

一、本次权益变动基本情况

1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）于20

17年5月16日接到深圳市红塔资产管理有限公司（以下简称“红塔资产”）提交

的《河南辉煌科技股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权

益变动书》”），其管理的红塔资产辉煌1号特定多个客户资产管理计划（以下

简称“辉煌1号”）、红塔资产辉煌2号特定多个客户资产管理计划（以下简称

“辉煌2号”）及红塔资产辉煌3号特定多个客户资产管理计划（以下简称“辉

煌3号”）于2017年4月27日至2017年5月15日期间，通过深圳证券交易所大宗交

易系统共计卖出辉煌科技16,096,602股股份，占辉煌科技发行在外的全部已发

行股票数量的4.2736%，其中辉煌2号卖出10,701,034股，占公司总股本的2.841

1%，辉煌3号卖出5,395,568股，占公司总股本的1.4325%。

2、信息披露义务人基本情况

名  称：深圳市红塔资产管理有限公司

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商

务秘书有限公司)

法定代表人：王园

注册资本：2000万元

统一社会信用代码：91440300060274513R

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

企业类型：有限责任公司

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

经营期限：自2013年01月07日至永续经营

通讯地址：深圳市南山区侨香路智慧广场A座801

邮政编码：518052

股权结构：

序号 股东名称 出资额 持股比例

1 红塔红土基金管理有限公司 2000万 100%

二、本次权益变动前后持股情况

权益持有人

本次变动前 本次变动后

数量（股）
占总股本比例

（%）
数量（股）

占总股本比例

（%）

深圳市红塔资产－工商银

行－红塔资产辉煌1号特定

多个客户资产管理计划

16,985,406 4.5095 16,985,406 4.5095

红塔资产－工商银行－红

塔资产辉煌2号特定多个客

户资产管理计划

10,701,034 2.8411 0 0

红塔资产－工商银行－红

塔资产辉煌3号特定多个客

户资产管理计划

5,395,568 1.4325 0 0

注：河南辉煌科技股份有限公司第一期员工持股计划认购了“深圳市红塔资产－工商

银行－红塔资产辉煌1号特定多个客户资产管理计划”的进取级份额。

本次股份减持后，红塔资产管理的“红塔资产辉煌1号特定多个客户资产管

理计划”持有辉煌科技16,985,406股股份，占辉煌科技股份总额的4.5095%，不

在为持有公司5%以上股份的股东。

本次权益变动未导致公司第一大股东发生变化。

三、其它说明

1、红塔资产提交的《简式权益变动报告书》刊登于同日中国证监会指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司将依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式准则第15号》等法律法规的规定，督促信息披露义

务人及时履行信息披露义务。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，

敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

四、备查文件

1、深圳市红塔资产管理有限公司提交的《河南辉煌科技股份有限公司简式

权益变动书》及附表原件；

2、深圳市红塔资产管理有限公司提交的其法人营业执照复印件、董事及主

要负责人的名单及其身份证证明文件。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

                                          董   事   会

2017 年 5 月 17 日

http://www.cninfo.com.cn/