证券代码：300166              证券简称：东方国信            公告编号：2017-038

北京东方国信科技股份有限公司

资产重组限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次解除限售的股份数量为18,004,233股，实际可上市流通的股份数量为

18,004,233股；

2、本次限售股份可上市流通日为2017年5月22日（星期一）。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

1、本次解禁的限售股份登记情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于 2014 年 12 月 3 日出

具的《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲等发行股份购买资产并

募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1305 号文件），核准公司向陈益玲发行

9,169,736 股股份、向章祺发行 6,355,263 股股份、向何本强发行 817,105 股股份、

向上海屹隆信息科技有限公司（以下简称“上海屹隆”、“新余屹隆”）发行

1,815,789 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过

15,026 万元（以下简称“本次资产重组”）。

2014 年 12 月 18 日，东方国信收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，公司向陈益玲

等交易对方合计发行 18,157,893 股普通 A 股股票，股份性质为限售流通股，其

中：陈益玲 9,169,736 股，章祺 6,355,263 股，何本强 817,105 股，上海屹隆 1,815,789

股。本次股份发行价格为 18.62 元/股，上述 4 名交易对手以其持有的上海屹通信

息科技发展有限公司（以下简称“屹通信息”）股权认购。2014 年 12 月 31 日，

上述新增股份在深圳证券交易所上市。

2015 年 11 月 26 日，上海屹隆信息科技有限公司办理完成企业迁址，企业

名称变更为新余高新区屹隆投资管理有限公司（以下简称“新余屹隆”）。

2、本次申请限售股份解禁股东持股变动情况

2015 年 4 月 24 日，公司实施 2014 年度资本公积转增股本方案，以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 9.830751 股，本次转增后，陈益玲、章祺、何本强、

及新余屹隆持股情况变更为：

序号 股东名称 初始发行股数（股） 转增后持股数（股）

1 陈益玲  9,169,736  18,184,275

2 章祺 6,355,263  12,602,964

3 何本强 817,105  1,620,380

4 新余屹隆  1,815,789  3,600,846

合  计 18,157,893  36,008,465

2016 年 6 月 1 日，陈益玲、章祺、何本强、新余屹隆所持股份限售股解除

限售，解禁后具体股份变动情况如下：

序号 股东名称
解禁前持有限售股股

数（股）

解禁股份数（股） 解禁后持有限售股

股数（股）

1 陈益玲 18,184,275  9,092,137  9,092,138

2 章祺 12,602,964  6,301,482  6,301,482

3 何本强 1,620,380  810,190  810,190

4 新余屹隆 3,600,846  1,800,423  1,800,423

合  计 36,008,465 18,004,232 18,004,233

二、申请解除股份限售相关股东履行承诺情况

（一）股份锁定承诺

1、各发行股份认购人陈益玲、章祺、何本强、新余屹隆通过本次交易认购

的东方国信股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

2、根据《发行股份购买资产协议》及其补充协议和《盈利预测补偿协议》

及其补充协议的约定和相关股东出具的股份锁定承诺函，本次资产重组股份锁定

承诺及解禁安排如下：

自法定限售期届满之日起，分两次分别进行解禁：

（1）首次解禁条件：屹通信息公司 2015 年度财务数据已经具有证券期货业

务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告，并经由具有证券期货业

务资格的会计师事务所出具专项审核报告，若屹通信息公司 2014 年、2015 年累

计实现净利润数不低于累计承诺净利润数即 8,050 万元（3,500 万元+4,550 万元，

为避免歧义，上述净利润以经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并

报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为计

算依据，下同），首次解禁陈益玲、章祺、何本强、新余屹隆各自所持股份总数

的 50.00%。

（2）第二次解禁条件：1）屹通信息公司 2016 年度财务数据已经具有证券

期货业务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告，并经由具有证券

期货业务资格的会计师事务所出具专项审核报告，若屹通信息公司 2014、2015、

2016 年累计实现净利润数不低于累计承诺净利润数即 13,965 万元（3,500 万元

+4,550 万元+5,915 万元），2）2016 年经有证券期货业务资格的会计师事务所对

屹通信息公司进行减值测试，屹通信息公司期末减值额<已补偿股份总数×发行

价格+已补偿现金总金额。上述条件同时满足后，第二次解禁陈益玲、章祺、何

本强、新余屹隆各自所持股份总数的 50.00%。

本次发行结束后至标的股份锁定期满之日止，由于公司送红股、转增股本原

因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

3、承诺履行情况：

（1）上述股东所持限售股份于 2014 年 12 月 31 日上市，截至目前，其所持

部分股份的限售期已满，上述股东严格履行了股份锁定承诺；

（2）根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京东方

国信科技股份有限公司 2014 年度子公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》

（（2015）京会兴专字第 05010017 号）、《关于北京东方国信科技股份有限公司

2015 年度资产重组标的公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（[2016]京会兴

专字第 05000043 号）、《关于北京东方国信科技股份有限公司 2016 年度子公司业

绩承诺实现情况的专项审核报告》（[2017]京会兴专字第 05000007 号）及相关财

务审计报告，屹通信息 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润为

36,902,565.03 元，扣除非经常性损益后的净利润为 36,170,660.60 元；2015 年度

实现归属于母公司所有者的净利润为 47,241,638.94 元，扣除非经常性损益后净

利润为 45,961,402.94 元；屹通信息 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为

61,692,172.88 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为

59,912,990.94元，业绩承诺均已经实现，上述股东关于本次资产重组标的资产

2014 年度、2015 年度和 2016 年度的业绩承诺均得到了有效履行，无需对上市公

司进行补偿。

（3）根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《北京东方国信科技

股份有限公司合并报表商誉减值测试涉及的上海屹通信息科技发展有限公司股

东全部权益价值评估报告》（国融兴华评报字[2017]第 010095 号）和北京兴华会

计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海屹通信息科技发展有限公司 2016 年

12 月 31 日 100%股东权益价值减值测试审核报告》（[2017]京会兴专字第

05000005 号），2016 年 12 月 31 日，上海屹通信息科技发展有限公司 100%股权

评估值扣除补偿期限内的股东增资、接受赠与以及利润分配对资产评估的影响数

后为 64,229.40 万元，本次交易价格为 45,080 万元，没有发生减值。上述股东无

需对上市公司进行补偿。

综上，目前上述 4 名股东均达到股份解锁条件。

（二）股东后续追加承诺情况

公司股东陈益玲、章祺、何本强、新余屹隆无后续追加承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。

（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，

公司对其也不存在违规担保。

（五）公司董事会声明：公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守

承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

三、本次申请解除限售股份的上市流通情况

1、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 5 月 22 日（星期一）。

2、本次解除限售的股份数量为18,004,233股，占公司股本总额656,378,177

股的2.74%，实际可上市流通的股份数量为18,004,233股，占公司股本总额的

2.74%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号 股东名称
所持限售条件

股份总数

本次申请解除

限售数量

本次实际可上市

流通数量

1 陈益玲 9,092,138 9,092,138 9,092,138

2 章祺 6,301,482 6,301,482 6,301,482

3 何本强 810,190 810,190 810,190

4
新余高新区屹隆投资

管理有限公司
1,800,423 1,800,423 1,800,423

合计   18,004,233 18,004,233 18,004,233

四、股本结构变动表

 项  目
本次变动前

本次增减
本次变动后

数量 比例（%） 数量 比例（%）

一、限售条件流通股/

非流通股
173,575,117.00 26.44 -18,004,233.00 155,570,884.00 23.70

01 高管锁定股 145,726,843.00 22.20 0 145,726,843.00 22.20

02 首发后限售股 1,800,423.00 2.74 -18,004,233.00 0 0.00

03 股权激励限售股 9,844,041.00 1.50 0 9,844,041.00 1.50

二、无限售条件流通股 482,803,060.00 73.56 18,004,233.00 500,807,293.00 76.30

三、总股本 656,378,177.00 100.00 0 656,378,177.00 100.00

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、股份结构表和限售股份明细表；

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

                                                 董事会

2017 年 5 月 17 日