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深圳深圳深圳深圳金亿帝医疗设备金亿帝医疗设备金亿帝医疗设备金亿帝医疗设备股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司

股票解除限售公告的更正公告股票解除限售公告的更正公告股票解除限售公告的更正公告股票解除限售公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了

《股票解除限售公告》（公告编号：2017-001）。由于公司工作人员

未能及时将上述公告上传中国结算网上业务平台，根据中国证券登记

结算有限责任公司北京分公司的要求，需重新确定可转让日，公司现

予以更正。

更正前：

一一一一、、、、本批次股票解除限售总体情况本批次股票解除限售总体情况本批次股票解除限售总体情况本批次股票解除限售总体情况。。。。

本批次股票解除限售数量总额为 3,338,250 股,占公司总股本的

比例是 33.3825%,可转让时间为 2017 年 2 月 22 日。

更正后：

一一一一、、、、    本批次股票解除限售总体情况本批次股票解除限售总体情况本批次股票解除限售总体情况本批次股票解除限售总体情况。。。。

本批次股票解除限售数量总额为 3,338,250 股,占公司总股本的

比例是 33.3825%,可转让时间为 2017 年 5 月 31 日。

公告其余内容保持不变。

上述更正给投资者代表的不变，公司深表歉意。

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日