证券代码：300247           证券简称：乐金健康           公告编号：2017-028

1

安徽乐金健康科技股份有限公司

 关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记

载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为2,550,146股，占目前公司股本总数的

0.3169%；本次实际可上市流通数量2,550,146股,占公司股本总数的0.3169%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 6 月 9 日（星期五）。

一、限售股份发行及变动情况

（一）限售股份发行情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2014 年10月24日出具

《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向龚向民等发行股份购买资产并募集配套

资金的批复》（证监许可[2014]1111号），核准公司本次发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金事宜。（以下简称“本次重组”），核准文件部分内容如

下：

“①核准公司向龚向民发行6,387,832股股份、向陈孟阳发行2,737,642股

股份购买相关资产。

②核准公司非公开发行不超过5,076,163股新股募集本次发行股份购买资产

的配套资金。”

1、 发行股份及支付现金购买资产股份发行情况

本次向交易对方龚向民和陈孟阳发行的合计9,125,474股股份已在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，该等股份已2014年12月8日在

深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。

2、 募集配套资金股份发行情况

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2014年12月1日受理桑乐金

向第一创业证券股份有限公司等3名特定投资者新增发行4,234,117股股份的登

记申请。向第一创业证券股份有限公司等3名特定投资者定向发行新增股份的性

质为有限售条件流通股，上市日为2014年12月8日，新增股份上市首日公司股价

不除权，股票交易设涨跌幅限制。向第一创业证券股份有限公司等3名特定投资

者发行股份募集配套资金的股票锁定期为12个月。

（二）限售股份锁定及解禁安排

1、 交易对方之龚向民、陈孟阳通过本次交易取得的上市公司发行股份的

锁定期安排如下：

龚向民拥有的新增股份分三次分别按照15：18：67的比例进行解禁。解禁

日期分别为发行上市日后满12、24、36个月之次日（且前一年度卓先实业《专

项审核报告》已出具）。第一次、第二次解禁的股份数量为分别扣除2014年、

2015年业绩补偿的股份数量之后的股份数量，第三次解禁的股份数量为扣除

2016年业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量。

陈孟阳拥有的新增股份分三次分别按照27：33：40的比例进行解禁。解禁

日期分别为发行上市日后满12、24、36个月之次日（且前一年度卓先实业《专

项审核报告》已出具）。第一次、第二次解禁的股份数量为分别扣除2014年、

2015年业绩补偿的股份数量之后的股份数量，第三次解禁的股份数量为扣除

2016年业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量。

如卓先实业在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润，乐金健康在《专

项审核报告》出具后的10个交易日内，计算出龚向民、陈孟阳应补偿的股份数

量，并书面通知龚向民、陈孟阳。龚向民、陈孟阳随后将应该补偿股份划转至

上市公司董事会设立的专门账户进行锁定（该部分被锁定的股份不拥有表决

权，且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归上市公司

所有）。在完成上述应补偿股份的锁定手续后，乐金健康应在2个月内就专门账

户内补偿股份的回购事宜召开股东大会。

2、第一创业证券股份有限公司等3名特定投资者本次取得的上市公司发行

股份的锁定期安排如下：

本次向第一创业证券股份有限公司等3名特定投资者发行股份募集配套资金

的股票锁定期为12个月。

（三）业绩承诺完成情况

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“华普天

健”）出具的会专字[2016]1291 号《关于安徽乐金健康科技股份有限公司盈利

预测实现情况的专项审核报告》，华普天健认为：乐金健康盈利实现情况说明

的编制符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办

法》的规定，在所有重大方面反映了乐金健康重大资产重组购入资产 2015 年度

实际盈利数与利润数的差异情况。

2015年度安徽乐金健康科技股份有限公司所收购的深圳市卓先实业有限公

司实现归属于母公司所有者的净利润为11,057,058.50元，扣除非经常性损益后

归属于母公司所有者的净利润为9,541,820.95元，较卓先实业2015年承诺的扣除

非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润950万元超出4.18万元，超过

0.44%。

截至 2015 年 12 月 31 日止，卓先实业 2015 年度盈利承诺数已经实现。

具体内容详见公司于 2016年 3 月 23 日披露在中国证监会指定的创业板信

息披露网站由华普天健出具的《关于安徽乐金健康科技股份有限公司盈利预测

实现情况的专项审核报告》（会专字[2016]1291号）。

（四）本次限售股份解禁情况

序号
有限售条件股份

持有人

解锁前限售股份总

数（股）

满足解锁条件股份

数（股）

本次实际可上市流

通数量

1 龚向民 10,000,000*注 1 1,440,303*注 2 1,440,303*注 3

2 陈孟阳 3,300,000*注 1 1,109,843*注 2 1,109,843*注 3

合计 13,300,000 2,550,146 2,550,146

注 1：按照《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向龚向民等发行股份购买资产并募集配套

资金的批复》（证监许可[2014]1111 号），龚向民、陈孟阳发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金的限售股份总数为别为 6,387,832 股、2,737,642 股,根据公司 2015 年度

股东大会决议，决定实施 10 转增 10 股派 0.3 元（含税）的利润分配方案。因此，现龚向

民解锁前限售股份总数为 6,387,832 股*2-958,174 股（第一次解禁的数量）*2-859,316 股

（第二次因股票有质押而部分解禁的股份数量）=10,000,000 股，不包含其股权激励的限

售股 240,000 股；

现陈孟阳解锁前限售股份总数为 2,737,642 股*2-739,142 股（第一次解禁的数量）*2-

697,000 股（第二次因股票有质押而部分解禁的股份数量）=3,300,000 股，不包含其股权

激励的限售股 900,000股。

注 2：根据公司 2015 年度股东大会决议，决定实施 10 转增 10 股派 0.3 元（含税）的利润

分配方案。因此，本次申请解除限售股份的自然人股东龚向民、陈孟阳满足解锁条件的股

份数严格按照其承诺应为：龚向民解禁的股份不超过其发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金的限售股份总数的 18%减去第二次因股票有质押而部分解禁的股份数量，即：

6,387,832 股*2*18%-859,316 股,为 1,440,303 股；

陈孟阳解禁的股份不超过其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的限售股份总数

的 33%减去第二次因股票有质押而部分解禁的股份数量，即：2,737,642 股*2*33%-697,000

股，为 1,109,843 股；

注 3：截至到本上市限售流通申请之日，龚向民尚有 8,500,000 股处于质押状态，陈孟阳

的股权已全部解除质押状态；因此，龚向民实际可上市流通数量为 1,440,303 股，陈孟阳

实际可上市流通数量为 1,109,843 股。

二、本次限售股份上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 06 月 09日；

（二）本次解除限售的股份数量为2,550,146股，占目前公司股本总数的

0.3169%；本次实际可上市流通数量为2,550,146股,占公司股本总数的0.3169%。

（三）本次申请解除股份限售的股东2名，为2名自然人股东；

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序

号
股东

所持限售条件股份

总数（股）

本次申请解除限

售数量（股）

本次实际可上

市流通数量

1 龚向民 10,000,000 1,440,303 1,440,303

2 陈孟阳 3,300,000 1,109,843 1,109,843

合计 13,300,000 2,550,146 2,550,146

三、股份变动结构表

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

数量 比例 增加（股） 减少（股） 数量 比例

一、有限售

条件股份
321,176,157 39.91%   2,550,146 318,626,011 39.60%

3、其他内

资持股
321,176,157 39.91%   2,550,146 318,626,011 39.60%

其中：境内

法人持股
59,171,953 7.35%

59,171,953 7.35%

境内自然人

持股
262,004,204 32.56%

2,550,146 259,454,058

32.24%

二、无限售

条件股份
483,522,156 60.09% 2,550,146

486,072,302 60.40%

1、人民币

普通股
483,522,156 60.09% 2,550,146

486,072,302 60.40%

三、股份总

数
804,698,313 100.00%     804,698,313 100.00%

四、独立财务顾问的核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东龚向民、陈孟阳不

存在违反其在资产重组时所做出的承诺的行为；

2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易

所的相关规定；

3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产

重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

4、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息

披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通

无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请表；

2、股份结构表和限售股份明细表；

3、独立财务顾问的核查意见。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2017年 06月 06日

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