证券代码：300459        证券简称：金科娱乐         公告编号：2017-108

浙江金科娱乐文化股份有限公司

关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或

“金科娱乐”）本次解除的限售股份数量为107,296,687股，占公司股本总额的

6.79%。上述股份本次实际可上市流通的股份数量为104,983,028股，占公司股本

总额的6.64%。

2、本次解除限售股份上市流通日期为2017年6月8日（星期四）。

3、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份实施细则》的规定，本次解除限售股份为上市公司非公开发行股份（即特定

股份）的股东（即特定股东），减持采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十

个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一，且在股份限制

转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份

的百分之五十；采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的

总数不得超过公司股份总数的百分之二，且受让方在受让后六个月内不得转让其

受让的股份；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总

数的百分之五，且出让方、受让方在六个月内任意连续九十个自然日内通过集中

竞价交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。

一、本次解除部分限售股份的上市情况及公司历次股份送配情况

1、公司于2016年4月29日取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准

浙江金科过氧化物股份有限公司向王健等发行股份购买资产并募集配套资金的

批复》（证监许可[2016] 943号），核准公司向王健发行61,733,887股股份、向宁

波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“源开鼎盛”）发行19,749,621

股股份、向方明发行15,346,595股股份、向杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合

伙）（以下简称“凯泰投资”）发行11,065,163股股份、向银江股份有限公司（以

下简称“银江股份”）发行9,727,616股股份、向杭州滨江众创投资合伙企业（有

限合伙）（以下简称“滨江众创”）发行3,039,880股股份、向杭州钱江中小企业

创业投资有限公司（以下简称“钱江创投”）发行2,468,382股股份、向上海朗闻

谷珪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朗闻谷珪”）发行2,431,904股股份、

向吴剑鸣发行2,431,904股股份购买相关资产；核准公司向王健、金科控股集团有

限公司（以下简称“金科控股”）、上海君煜投资中心（有限合伙）（以下简称

“君煜投资”）、杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“艾

泽拉思”）、绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上虞硅

谷”）等5名特定对象非公开发行不超过132,770,000股新股募集本次发行股份购

买资产的配套资金。

2016年5月16日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分

配预案的议案》，公司以总股本26,500万股为基数，向全体股东按每10股派发现

金红利0.80元（含税）。该利润分配方案已于2016年5月24日实施完毕。根据相

关规定，公司对上述发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及数量进行了

调整。调整后的新股发行价格为15.78元/股，新股发行数量为262,086,951股，并

于2016年6月8日起上市（限售股）；公司总股本变更为527,086,951股。具体内容

详见公司于2016年6月6日披露于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

2、2016年8月26日，公司召开的2016年第三次临时股东大会中审议通过了《关

于公司2016年半年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本527,086,951股为

基数，向全体股东以资本公积每10股转增20股，共计转增1,054,173,902股；转增

后公司总股本将增加至1,581,260,853股。上述权益分派的除权除息日为2016年9

月6日。权益分派实施后，上述限售股东持股情况如下：

发行对象类别 股东姓名/名称
限售股份数量

（2016 年半年度权益分派后）

发行股份购买资产

王健 186,140,577

方明 46,273,191

吴剑鸣 7,332,699

源开鼎盛 59,549,238

凯泰投资 33,363,783

银江股份 29,330,796

滨江众创 9,165,873

钱江创投 7,442,688

朗闻谷珪 7,332,699

小  计 385,931,544

募集配套资金

王健 98,838,555

艾泽拉思 94,979,085

金科控股 93,742,851

上虞硅谷 93,169,959

君煜投资 19,598,859

小  计 400,329,309

合  计 786,260,853

二、本次申请解除限售股份股东持股情况

序号 股东名称 持股数量/股 持有限售股份数量/股 占公司总股本（%）

1 源开鼎盛 59,549,238 59,549,238

3.77

2 方明 46,273,191 46,273,191

2.93

3 凯泰投资 33,363,783 33,363,783

2.11

4 钱江创投 7,442,688 7,442,688 0.47

合  计 146,628,900 146,628,900 9.27

三、本次解除限售股份股东履行承诺情况

1、源开鼎盛、凯泰投资、钱江创投在公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易作出的相关股份限售的承诺：

（1）本企业通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内

不转让或者委托他人管理。但是，若截至本企业取得本次交易所发行的股份时，

本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，则相应取得的上市

公司股份，自发行结束日之起36个月内不得转让。本企业基于通过本次交易取得

的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上

述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据

监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法

律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

（2）本企业授权上市公司直接办理本企业通过本次交易取得的上市公司股

份的锁定手续。本企业违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股

份对应的所得款项上缴上市公司。

（3）如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，

本企业承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两

个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司

董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本企业未在两个交易日内

提交锁定申请，本企业授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算

公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交

易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，本企业授权证券交易

所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企

业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

2、方明在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易作

出的相关股份限售的承诺：

（1）本方承诺对于本次交易项下取得的对价股份，自发行结束日起12个月

内不得转让或委托他人管理；在上述限售期限届满后，本方所取得的上市公司股

份按照下述安排分三次解禁，上述限售期限届满之日起至股份最后一次解禁之日

的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。

（2）第一次解禁：本方所取得的上市公司股份应于杭州哲信2016年度《专

项审核报告》（《专项审核报告》的定义同《发行股份及支付现金购买资产协议》

中的定义保持一致，下同）披露后30日内解禁15%；第二次解禁：本方所取得的

上市公司股份应于杭州哲信2017年度《专项审核报告》披露后30日内解禁30%；

第三次解禁：本方所取得的剩余的上市公司股份应于杭州哲信2018年度《专项审

核报告》及《减值测试报告》（《减值测试报告》的定义同《发行股份及支付现

金购买资产协议》中的定义保持一致）披露后30日内解禁。如根据有关协议的约

定，本方对上市公司发生股份补偿义务的，则本方当年实际可解禁股份数应为当

年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差，如扣减后实际可解禁

股份数量小于或等于0的，则本方当年实际可解禁股份数为0。扣减上述补偿股份

后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新

监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，

股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

（3）本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的

锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应

的所得款项上缴上市公司。

（4）本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公

积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。五、如本次交易所提供

或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或

者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本方承诺不转让在上市公司

拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面

申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登

记结算公司申请锁定；如本方未在两个交易日内提交锁定申请，本方授权上市公

司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户

信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本方的身

份信息和账户信息的，本方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。

如调查结论发现存在违法违规情节，本方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿

安排。

3、方明于2017年5月10日作出的《减持意向承诺函》：

基于对金科娱乐投资价值的认同与未来发展的信心，其本人自愿承诺自上述

股票解禁流通之日起6个月内（自2017年6月9日至2017年12月8日），其将视二级

市场情况与个人资金需求考虑是否减持，且最高减持比例不超过其所持全部股票

的10%。（具体内容详见公司2017年5月10日披露于巨潮资讯网的《关于股东减持意向承诺

的公告》（公告编号：2017-078））

4、上述申请解除股份限售的股东严格履行了其作出的上述各项承诺，未出

现不履行承诺情况。

5、上述申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，

公司对其不存在违规担保情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年6月8日。

2、本次申请解除限售的股份数量为107,296,687股，占公司股本总额6.79%。

上述股份本次实际可上市流通的数量为104,983,028股，占公司股本总额的6.64%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名，其中自然人股东1名，机构类

股东3名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号 股东全称
所持限售股份总

数

本次解除限售

数量

本次实际可上市流

通数量

1
宁波源开鼎盛投资合伙

企业（有限合伙）
59,549,238 59,549,238 59,549,238

2 方明 46,273,191 6,940,978 4,627,319

3
杭州凯泰厚德投资合伙

企业（有限合伙）
33,363,783 33,363,783 33,363,783

4
杭州钱江中小企业创业

投资有限公司
7,442,688 7,442,688 7,442,688

合  计 146,628,900 107,296,687 104,983,028

注1：根据方明先生作出的《减持意向承诺函》：其本人自愿承诺自上述股票解禁流通

之日起6个月内（自2017年6月9日至2017年12月8日），其将视二级市场情况与个人资金需求

考虑是否减持，且最高减持比例不超过其所持全部股票的10%。故本次其实际可上市流通股

份数量为4,627,319股。

注2：截至目前，公司尚未收到上述解除股份限售机构类股东的明确减持意向。

5、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份实施细则》的规定，本次解除限售股份为上市公司非公开发行股份（即特定

股份）的股东（即特定股东），减持采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十

个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一，且在股份限制

转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份

的百分之五十；采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的

总数不得超过公司股份总数的百分之二，且受让方在受让后六个月内不得转让其

受让的股份；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总

数的百分之五，且出让方、受让方在六个月内任意连续九十个自然日内通过集中

竞价交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。

6、公司董事会承诺将监督间接持有上市公司股份的法人或个人有关于其间

接持有的股份限售承诺的履行情况及股份出售情况，并在公司定期报告中持续披

露相关股东履行承诺情况。

五、股份变动情况表

本次解除限售股份后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质
本次解除限售前 本次变动后增减 本次解除限售后

股份数量（股） 比例（%） 增加（股） 减少（股） 股份数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通

股/非流通股
1,169,030,684 73.93 0 107,296,687 1,061,733,997 67.14

高管锁定股 2,840,531 0.18 0 0 2,840,531 0.18

首发后限售股 786,260,853 49.72 0 107,296,687 678,964,166 42.94

首发前限售股 379,929,300 24.03 0 0 379,929,300 24.03

二、无限售条件流

通股
412,230,169 26.07 107,296,687 0 519,526,856 32.86

三、总股本 1,581,260,853 100.00 107,296,687 107,296,687 1,581,260,853 100.00

六、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份上市流通申请表；

3.股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

                                              董事会

                                                2017年6月6日