证券代码：002581       证券简称：未名医药       公告编号：2017-032

山东未名生物医药股份有限公司

关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本期解除限售股份为 2015 年重大资产重组发行股份购买资产的部分股

份，数量为 58,402,289 股，占公司股本总额的比例为 8.8524% 。

2、本次发行股份购买资产重大资产重组完成后，2015 年 9 月 24 日为限售股

份起始日期。

3、本期解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 6 月 15 日。

一、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易概述

（一）本次交易方案

本次交易方案为发行股份及支付现金购买资产。

（二）发行股份及支付现金购买资产

1、发行种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为持有标的资产

100%股权的未名集团、深圳三道等20名未名医药股东。

3、发行价格及定价原则

本次发行股份的定价基准日为上市公司第二届董事会第十一次会议决议公告

日。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价，即16.01元/股。2014

年4月18日，上市公司召开的2013年年度股东大会审议通过了2013年年度利润分配

方案。2014年6月6日，上市公司向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）。

2015年5月19日，上市公司召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年年度利润

分配方案。2015年7月9日，上市公司以原有总股本140,764,000股为基数，以资本

公积向全体股东每10股转增10股。调整后的发行价格为7.755元/股。

4、发行数量

根据股份支付对价 293,300 万元计算，本次应向交易对方发行的股份数量情

况如下表，合计发股数量占发行后总股本的 57.33%。本次交易完成后，上市公司

总股本增加至 659,735,586 股，具体发行数量如下：

序号 认购人
认购股份

（股）

占本次发行后

的股本比例

获取现金对价

（元）

1 北京北大未名生物工程集团有限公司 174,016,552 26.37% 1,012,242.00

2 王和平 47,503,028 7.20% 276,320.00

3
绍兴金晖越商投资合伙企业

（有限合伙）
35,339,374 5.36% 205,568.00

4
中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有

限合伙）
23,931,450 3.63% 139,216.00

5 深圳三道投资管理企业（有限合伙） 20,152,800 3.05% 117,216.00

6 陈孟林 11,515,886 1.75% 66,990.00

7
厦门京道联萃天和创业投资基金

合伙企业（有限合伙）
10,796,142 1.64% 62,810.00

8 上海金融发展投资基金（有限合伙） 8,636,914 1.31% 50,248.00

9 厦门厦信投资集团有限公司 7,773,222 1.18% 45,210.00

10 高校科技产业化促进中心有限公司 5,757,942 0.87% 33,484.00

11 张晓斌 4,498,392 0.68% 26,158.00

12 北京嘉运华钰投资有限公司 4,318,456 0.65% 25,124.00

13 福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙） 4,030,560 0.61% 23,452.00

14
厦门火炬成长投资合伙企业（有限合伙）（原：

厦门京道天楷投资合伙企业（有限合伙））
3,796,642 0.58% 22,088.00

15
福建海峡文化创意产业股权投资合伙企业（有限

合伙）
3,598,714 0.55% 20,922.00

16 天津富石股权投资基金合伙企业（普通合伙） 3,220,848 0.49% 18,744.00

17 东莞市博源凯信股权投资合伙企业（有限合伙） 2,878,970 0.44% 16,742.00

18 彭玉馨 2,878,970 0.44% 16,742.00

19 深圳市中南成长投资合伙企业（有限合伙） 2,699,034 0.41% 15,708.00

20 黄高凌 863,690 0.13% 5,016.00

合计 378,207,586 57.33% 2,200,000.00

（二）交易资产的交付、过户情况

2015 年 8 月 4 日，上市公司取得中国证监会证监许可〔2015〕1853 号《关于

核准淄博万昌科技股份有限公司向北京北大未名生物工程集团有限公司等发行股

份购买资产的批复》，核准上市公司向未名集团等发行股份购买相关资产事宜。

本次交易的资产交付、过户的具体情况如下：

1、标的资产的交付及过户

2015 年 8 月 20 日，标的资产经厦门市市场监督管理局核准办理了工商变更

登记手续，并依法变更为法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法

人独资）】，上市公司变更为标的资产的唯一股东。同日，厦门市市场监督管理局

向标的资产换发了《营业执照》（注册号：350298400002849）。

2、期间损益的归属与确认

评估基准日（即 2014 年 4 月 30 日）至交割日（2015 年 9 月 15 日）的期间

为过渡期。

根据《重组协议》等相关文件，交易各方同意，在过渡期内，标的资产运营

所产生的盈利及任何原因造成的权益增加在股权交割完成后归上市公司享有。

3、上市公司新增股份的实施情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015 年 9 月 15 日出具的

《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名

册）》、《上市公司股份未到账结构表》，万昌科技已办理完毕本次发行股份购买资

产新增 378,207,586 股股份的登记申请手续。本次发行股份购买资产发行股份完

成后，万昌科技的股份数量将变更为 659,735,586 股。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 20 日出具的《验资

报告》（大信验字[2015]第 3-00058 号），截至 2015 年 8 月 20 日止，上市公司已

经收到交易对方新增出资额人民币 378,207,586 元，资本溢价为人民币

2,554,792,414.00 元，均以股权出资，变更后的注册资本为人民币 659,735,586

元。

4、上市公司名称及股票简称变更

2015 年 10 月 13 日，上市公司召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过

了《关于变更公司名称的议案》等议案，同意公司中文名称由“淄博万昌科技股

份有限公司”变更为“山东未名生物医药股份有限公司”，同时英文名称由

“ZIBO WANCHANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“Shandong

Sinobioway Biomedicine Co., Ltd.”。

2015 年 10 月 19 日，上市公司取得了山东省工商行政管理局换发的《营业执

照》。

二、交易各方当事人承诺的履行情况

（一）关于股份禁售的承诺

未名集团、深圳三道承诺未名医药发行股份及支付现金购买资产完成后 6 个

月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6

个月期末收盘价低于发行价的，未名集团、深圳三道持有公司股票的锁定期自动

延长至少 6个月。

经核查，截至 2016 年 3 月 31 日，上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价未

低于发行价，交易完成后 6 个月期末收盘价未低于发行价，不存在违背该承诺的

情形。

（二）发股对象关于股份锁定的承诺

未名集团、深圳三道承诺：本次交易完成后，成为上市公司的控股股东及一

致行动人，所持公司股份 36 个月内不转让。

王和平、绍兴金晖越商投资合伙企业（有限合伙）、中南成长（天津市）股权

投资基金合伙企业（有限合伙）、陈孟林、厦门京道联萃天和创业投资基金合伙企

业（有限合伙）、上海金融发展投资基金（有限合伙）、厦门厦信投资集团有限公

司、高校科技产业化促进中心有限公司、张晓斌、北京嘉运华钰投资有限公司、

福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙）、厦门火炬成长投资合伙企业（有限合伙）、

福建海峡文化创意产业股权投资合伙企业（有限合伙）、天津富石股权投资基金合

伙企业（普通合伙）、东莞市博源凯信股权投资合伙企业（有限合伙）、彭玉馨、

深圳市中南成长投资合伙企业（有限合伙）、黄高凌承诺：本次交易完成后，各自

所持公司股份 12 个月内不转让，根据《利润补偿协议》自愿承诺分批解锁所持的

股份。

本次发行股份购买资产重大资产重组完成后，2015 年 9 月 24 日为限售股份起

始日期。经核查，本次交易完成后满 12 个月，截至公告披露日，上述承诺仍在承

诺期内，交易对方持有的上市公司股份不存在违背该承诺的情形。

（三）利润补偿承诺及股份解锁

未名集团等 20 名业绩承诺人与本公司签署了本次重大资产重组之《利润补偿

协议》，业绩承诺期间为 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年。未名集团等 20

名业绩承诺人承诺标的资产 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年实现的净利润

（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 15,160.38

万元、22,346.80万元、30,243.15万元及36,797.05万元。如果标的资产实际实

现的净利润低于上述承诺净利润的，则业绩承诺人将按照《利润补偿协议》的规

定先以股份的方式进行补偿，股份不足补偿的部分以现金方式进行补偿。

股份锁定期满后根据以下情形分三期解锁：

1、第一期解锁

该等方第一期解锁各自所认购的甲方股份需满足以下条件：

（1）该等方通过本次交易获得的甲方的股份自股份登记之日起满 12 个月；

（2）经专项审核确认，标的资产 2014 年、2015 年的累积实际净利润不低于

承诺净利润。

第一期解锁时，该等方按照如下公式计算解锁的各自所认购的甲方股份数：

第一期解锁股份数=（标的资产 2014 年的承诺净利润+2015 年的承诺净利润）

/补偿期承诺净利润总和*认购甲方本次发行的股份数。

2、第二期解锁

如经专项审核确认，标的资产 2014 年、2015 年和 2016 年的累积实际净利润

不低于承诺净利润，该等方按照如下公式计算第二期解锁的各自所认购的甲方股

份数：

第二期解锁股份数=标的资产 2016 年的承诺净利润/补偿期承诺净利润总和*

认购甲方本次发行的股份数。

3、第三期解锁

该等方通过本次交易取得的甲方股份在满足以下条件时全部解锁：

（1）补偿期届满，该等方已完成利润承诺补偿；

（2）补偿期届满后对标的资产进行减值测试实施完成，该等方已完成股份补

偿。

（四）标的资产盈利预测实现情况

2016 年度本次重大资产重组置入资产实现的扣除非经常性损益后归属于母

公司所有者的净利润金额为32,002.58万元。因此，标的资产2016年已超额实现

盈利预测。

三、第一期解除限售股份上市流通情况

1、2016 年 9 月 29 日，解除限售数量为 25,647,035 股，占公司股本总额的

比例为 3.8875%。详见 2016 年 9 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关

于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-055）。

2、2016 年 10 月 28 日，解除限售数量为 33,664,558 股，占公司股本总额的

比例为 5.1027%。详见 2016 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关

于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-059）。

3、2017 年 1 月 19 日，解除限售数量为 1,549,279 股，占公司股本总额的比

例为 0.2348%。详见 2017 年 1 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-001）。

4、第一期未办理解除限售股份数量

2015 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为

22,757.49 万元。因此，标的资产 2015 年已超额实现盈利预测。

第一期解除限售股份计算过程：解除限售数量=15,160.38 万元（标的资产 2014

年的承诺净利润）＋22,346.8 万元（2015 年的承诺净利润）/104,547.38 万元（补

偿期承诺净利润总和，即 15,160.38 万元+22,346.80 万元+30,243.15 万元+36,797.05

万元）×持有限售股股份数。其中计算的系数为 0.358757723；

第一期解除限售股份及上市流通，总体情况如下：

序号 认购人 认购股份

第一期解除

限售股份数

量=

0.358757723

×持有限售

股股份数量

占总股

本（%）

第一期未办

理解除限售

股份数量=

0.35875772

3×持有限

售股股份数

量

占总股

本（%）

1 王和平 47,503,028 17,042,078 2.5832

2
绍兴金晖越商投资合伙企业

（有限合伙）
35,339,374 12,678,273 1.9217

3
中南成长（天津市）股权投资

基金合伙企业（有限合伙）
23,931,450 8,585,593 1.3014

4 陈孟林 11,515,886   4,131,413 0.6262

5
厦门京道联萃天和创业投资

基金（有限合伙）
10,796,142 3,873,199 0.5871

6
上海金融发展投资基金（有限

合伙）
8,636,914 3,098,560 0.4697

7 厦门厦信投资集团有限公司 7,773,222 2,788,703 0.4227

8
高校科技产业化促进中心有

限公司
5,757,942 2,065,706 0.3131

9 张晓斌 4,498,392 1,613,833 0.2446

10 北京嘉运华钰投资有限公司 4,318,456 1,549,279  0.2348

11
福建华兴汇源投资合伙企业

（有限合伙）
4,030,560 1,445,995 0.2192

12
厦门火炬成长投资合伙企业

（有限合伙）
3,796,642 1,362,075 0.2065

13
福建海峡文化创意产业股权

投资（有限合伙）
3,598,714 1,291,066 0.1957

14
天津富石股权投资基金合伙

企业（有限合伙）
3,220,848 1,155,504 0.1751

15
东莞市博源凯信股权投资合

伙企业（有限合伙）
2,878,970   1,032,853 0.1566

16 彭玉馨 2,878,970 1,032,853 0.1566

17
深圳市中南成长投资合伙企

业（有限合伙）
2,699,034 968,299 0.1468

18 黄高凌 863,690 309,856 0.0470

合计

184,038,234 60,860,872 9.2252 5,164,266 0.7828

四、本期解除限售股份的上市流通安排

1、本期解除限售股份可上市流通时间为 2017 年 6 月 15 日。

2、本期申请解除股份限售的股东人数为 18 名(第一期限售股解锁时存在质

押、冻结等情况而未办理解除限售的股份，在本期一并办理)。

3、本期解除限售股份的股东中没有出现本公司董事、监事、高级管理人员

的情形。

4、本期解除限售股份计算过程：解除限售股份数量= 30,243.15 万元（标的

资产 2016 年的承诺净利润）/104,547.38 万元（补偿期承诺净利润总和，即

15,160.38 万元+22,346.80 万元+30,243.15 万元+36,797.05 万元）×认购甲方本

次发行的股份数。其中的计算系数为 0.289276977；

另外，第一期解除限售股份计算过程：解除限售数量=15,160.38 万元（标的

资产2014年的承诺净利润）＋22,346.8 万元（2015年的承诺净利润）/104,547.38

万元（补偿期承诺净利润总和，即 15,160.38 万元+22,346.80 万元+30,243.15 万元

+36,797.05 万元）×持有限售股股份数。其中计算的系数为 0.358757723

5、本期解除限售股份及上市流通情况：

序号 认购人 认购股份

第一期应解除

限售而未解除

限售数量=

0.358757723×

持有限售股股

份数量

占总股

本（%）

第二期解除限

售数量=

0.289276977

×认购股份数

量

占总股

本（%）

1 王和平 47,503,028

13,741,532  2.0829

2
绍兴金晖越商投资合伙

企业（有限合伙）
35,339,374

10,222,867  1.5495

3

中南成长（天津市）股权

投资基金合伙企业（有限

合伙）

23,931,450

6,922,818  1.0493

4 陈孟林 11,515,886 4,131,413 0.6262  3,331,281  0.5049

5
厦门京道联萃天和创业

投资基金（有限合伙）
10,796,142

3,123,075  0.4734

6
上海金融发展投资基金

（有限合伙）
8,636,914

2,498,460  0.3787

7
厦门厦信投资集团有限

公司
7,773,222

2,248,614  0.3408

8
高校科技产业化促进中

心有限公司
5,757,942

1,665,640  0.2525

9 张晓斌 4,498,392

1,301,281  0.1972

10
北京嘉运华钰投资有限

公司
4,318,456   1,249,230  0.1894

11
福建华兴汇源投资合伙

企业（有限合伙）
4,030,560

1,165,948  0.1767

12
厦门火炬成长投资合伙

企业（有限合伙）
3,796,642

1,098,281  0.1665

13
福建海峡文化创意产业

股权投资（有限合伙）
3,598,714

1,041,025  0.1578

14
天津富石股权投资基金

合伙企业（有限合伙）
3,220,848

931,717  0.1412

15
东莞市博源凯信股权投

资合伙企业（有限合伙）
2,878,970 1,032,853 0.1566  832,820  0.1262

16 彭玉馨 2,878,970

832,820  0.1262

17
深圳市中南成长投资合

伙企业（有限合伙）
2,699,034

780,768  0.1183

18 黄高凌 863,690

249,846  0.0379

合计   184,038,234 5,164,266 0.7828 53,238,023 8.0696

注 1：表中第一期计算系数 0.358757723 及第二期计算系数 0.289276977 系按照本节

“4、本期解除限售股份计算过程”计算。

注 2：股东陈孟林、东莞市博源凯信股权投资合伙企业（有限合伙）第一期未能办理解

除限售的股份在本期一并办理。

6、上述 18 名股东认购甲方本次发行的股份数合计 184,038,234 股。经过第

一期解除限售股份及上市流通后，持有限售股数量为 123,177,362 股。本次解除

限售（含第一期未办理解除限售的 5,164,266 股）共 58,402,289 股，占上述 18

名股东目前持有限售股数量的 47.413%，占总股本的 8.8524% 。

   7、本期解除限售股份及上市流通后，公司股本结构变化情况如下：

股份类型 本次变动前（股）
本次变动  本次变动后

（股） 增加 减少

有限售条件流通股 317,348,139   58,402,289 258,945,850

无限售条件流通股 342,387,447 58,402,289   400,789,736

股份总数 659,735,586     659,735,586

                             山东未名生物医药股份有限公司董事会

                                    二○一七年六月十二日

特别提示：

1、本期解除限售股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为 2015年重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产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组发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份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的部分股份，数量为58
402
289股，占公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股本总额的比例为8.8524% 。
	（一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