证券简称：隆平高科         证券代码：000998         公告编号：2017-48

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于公司高级管理人员减持公司股份情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）产业总监龙和平先生，近

日通过集中竞价方式合计减持公司股份 19 万股，现将本次减持的有关情况公告

如下：

一、减持情况

 1、减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间

减持均

价

减持股数

（万股）

减持比例

（%）

龙和平 集中竞价交易

2017 年 6 月 7 日-2017

年 6 月 12 日（四次）

21.50 元 19 0.0151

2、本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数

(万股)

占总股本

比例(%)

股数

(万股)

占总股本

比例(%)

龙和平

合计持有股份 668.2452 0.5320 649.2452 0.5168

其中：无限售条件股份 167.0613 0.1330 148.0613 0.1179

      有限售条件股份 501.1839 0.3990 501.1839 0.3990

注：龙和平先生持有的公司股份 668.2452 万股，均为通过发行股份购买资产获得，2017

年可转让不超过 167.0613 万股。

二、其他相关说明

1、中国证监会于 2017 年 5 月 27 日修订发布了《上市公司股东、董监高减

持股份的若干规定》，规定董监高通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖

出股份的 15 个交易日前披露减持计划。本次减持未按最新规定披露减持计划。

2、本次减持事项发生后，公司董事会已与龙和平先生进行了沟通，龙和平

先生对因未及时学习了解相关法律法规的规定导致未及时披露减持计划表示诚

挚的歉意，其本人承诺将认真学习相关法律法规，今后如有减持计划将严格按照

监管部门的要求履行信息披露义务。

3、公司董事会已安排全体董监高深入学习相关法律法规，要求其严格遵守

监管部门有关股票买卖的规定，引以为戒，杜绝此类情况再次发生。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一七年六月十四日