1

证券代码：300339         证券简称：润和软件      公告编号：2017-075

 江苏润和软件股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员和核心员工减持公司

股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 16 日收到

公司部分董事、监事、高级管理人员和核心员工减持股份的告知函，现将有关

情况公告如下：

基于对公司未来持续稳定发展的信心，根据中国证监会的有关规定及公司

于 2015 年 7 月 11 日披露的《关于维护公司股价稳定方案的公告》，公司原董事

孙强先生、马玉峰先生，董事、董事会秘书朱祖龙先生，董事、高级副总裁陈

斌先生，董事、高级副总裁钟峻先生，监事会主席桑传刚先生，原监事廉智慧

女士，以及核心管理人员周一涛先生共 8 人，自 2015 年 8 月 27 日起至 2015 年

9 月 22 日之间，通过以自筹资金认购道通期货经纪有限公司成立的“道通润丰

1 号资产管理计划”，并委托该计划与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰

证券”）签订收益互换合同进行专业化投资管理，由华泰证券自营账户通过深圳

证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票，在二级市场累

计增持公司股份共计 1,070,040 股。公司于 2017 年 5 月 3 日召开的 2016 年度股

东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，本次权益分配方案已于 2017 年

6 月 2 日实施完毕，根据本次利润分配方案，上述增持股份增加至 2,140,080 股，

占公司总股本的 0.30%。以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

的相关公告。

鉴于“道通润丰 1 号资产管理计划”产品已到期，2017 年 6 月 16 日，上

述 8 名董事、监事、高级管理人员及核心员工通过深圳证券交易所交易系统以

大宗交易方式全部减持其持有该部分无限售流通股股票共计 2,140,080 股，占公

司总股本的 0.30%。具体情况如下：

    一、股东减持情况

1、股东减持份情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）
减持比例

道通润丰 1 号资产

管理计划—孙强
大宗交易 2017-06-16 13.08 214,008 0.03%

道通润丰 1 号资产

管理计划—朱祖龙
大宗交易 2017-06-16 13.08 428,016 0.06%

道通润丰 1 号资产

管理计划—钟峻
大宗交易 2017-06-16 13.08 363,814 0.05%

道通润丰 1 号资产

管理计划—马玉峰
大宗交易 2017-06-16 13.08 214,008 0.03%

道通润丰 1 号资产

管理计划—廉智慧
大宗交易 2017-06-16 13.08 214,008 0.03%

道通润丰 1 号资产

管理计划—陈斌
大宗交易 2017-06-16 13.08 278,210 0.04%

道通润丰 1 号资产

管理计划—桑传刚
大宗交易 2017-06-16 13.08 214,008 0.03%

道通润丰 1 号资产

管理计划—周一涛
大宗交易 2017-06-16 13.08 214,008 0.03%

合 计 2,140,080 0.30%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数
占总股本

比例
股数

占总股本

比例

孙强

合计持有股份 15,840,000 2.21% 15,840,000 2.21%

其中：无限售条件股 15,840,000 2.21% 15,840,000 2.21%

有限售条件股 0 0% 0 0%

道通润丰 1 号资产

管理计划—孙强

合计持有股份 214,008 0.03% 0 0%

其中：无限售条件股 214,008 0.03% 0 0%

有限售条件股 0 0% 0 0%

朱祖龙

合计持有股份 2,300,000 0.32% 2,300,000 0.32%

其中：无限售条件股 575,000 0.08% 575,000 0.08%

有限售条件股 1,725,000 0.24% 1,725,000 0.24%

道通润丰 1 号资产

管理计划—朱祖龙

合计持有股份 428,016 0.06% 0 0%

其中：无限售条件股 428,016 0.06% 0 0%

有限售条件股 0 0% 0 0%

钟峻

合计持有股份 3,000,000 0.42% 3,000,000 0.42%

其中：无限售条件股 750,000 0.10% 750,000 0.10%

有限售条件股 2,250,000 0.32% 2,250,000 0.32%

道通润丰 1 号资产

管理计划—钟峻

合计持有股份 363,814 0.05% 0 0%

其中：无限售条件股 363,814 0.05% 0 0%

有限售条件股 0 0% 0 0%

马玉峰

合计持有股份 24,888,200 3.48% 27,028,280 3.78%

其中：无限售条件股 24,888,200 3.48% 27,028,280 3.78%

有限售条件股 0 0% 0 0%

道通润丰 1 号资产

管理计划—马玉峰

合计持有股份 214,008 0.03% 0 0%

其中：无限售条件股 214,008 0.03% 0 0%

有限售条件股 0 0% 0 0%

廉智慧

合计持有股份 126,000 0.02% 126,000 0.02%

其中：无限售条件股 126,000 0.02% 126,000 0.02%

有限售条件股 0 0% 0 0%

道通润丰 1 号资产

管理计划—廉智慧

合计持有股份 214,008 0.03% 0 0%

其中：无限售条件股 214,008 0.03% 0 0%

有限售条件股 0 0% 0 0%

陈斌

合计持有股份 0 0% 0 0%

其中：无限售条件股 0 0% 0 0%

有限售条件股 0 0% 0 0%

道通润丰 1 号资产

管理计划—陈斌

合计持有股份 278,210 0.04% 0 0%

其中：无限售条件股 278,210 0.04% 0 0%

有限售条件股 0 0% 0 0%

桑传刚

合计持有股份 0 0% 0 0%

其中：无限售条件股 0 0% 0 0%

有限售条件股 0 0% 0 0%

道通润丰 1 号资产

管理计划—桑传刚

合计持有股份 214,008 0.03% 0 0%

其中：无限售条件股 214,008 0.03% 0 0%

有限售条件股 0 0% 0 0%

周一涛

合计持有股份 880,000 0.12% 880,000 0.12%

其中：无限售条件股 880,000 0.12% 880,000 0.12%

有限售条件股 0 0% 0 0%

道通润丰 1 号资产

管理计划—周一涛

合计持有股份 214,008 0.03% 0 0%

其中：无限售条件股 214,008 0.03% 0 0%

有限售条件股 0 0% 0 0%

二、其他相关说明

1、上述减持股东本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上

市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章、业务

规则的规定。

2、上述减持股东在减持前未做出过最低减持价格等承诺。

3、上述减持股东在 2015 年 7 月 11 日披露的《关于维护公司股价稳定方案

的公告》中作出承诺：本次增持计划的参与人均承诺在增持计划完成后的六个

月内不减持所持有的公司股份。该承诺已到期，本次减持不存在违反上述承诺

的情形。

4、本次减持完成后，公司控股股东、实际控制人地位未发生变化。

5、股东本次减持主要因“道通润丰 1 号资产管理计划”产品到期，公司基

本面未发生变化。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

                                           2017年6月16日