证券代码：002591      证券简称：恒大高新   公告编号：2017-084

江西恒大高新技术股份有限公司

关于股票异常波动的补充说明暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票（股票简称：恒大高新，证券代码：002591）自 2017

年 6 月 22 日（周四）开市起复牌

根据《深圳证券交易所股票交易规则》的规定，鉴于江西恒大高新技术股份

有限公司（以下简称“公司”）股票近期连续三个交易日（2017 年 6 月 15 日、

2017 年 6 月 16 日、2017 年 6 月 19 日）内收盘价格涨幅累计偏离超过 20%。公

司已于 2017 年 6 月 20 日对外披露《股票异常波动公告》（公告编号：2017-082），

现就此次股票异常波动情况补充如下：

1、公司本次重大资产重组收购的两家标的公司武汉飞游科技有限公司（以

下简称“武汉飞游”）及长沙聚丰网络科技有限公司（以下简称“长沙聚丰”）

主要从事互联网营销服务，收入实现方式划分为 CPA、CPS、CPM、CPC 和 CPT 五

种形式，其中王者荣耀、全民超神、王者荣耀、天天酷跑 3D 等手机游戏推广业

务的结算方式均采用 CPS 方式。CPS 方式是指依据推广产品所带来的销售额进行

分成的收入实现方式。公司在订单生成时，按照与客户确定的分成比例和订单的

销售额，计算确认收入。

2、关于两家公司在王者荣耀的具体分成收入情况如下：

单位：元

公司名称
报告期

2016 年 1-12 月 2017 年 1-5 月（未经审计）

武汉飞游分成收入 1,405,238.893 695,182.716

长沙聚丰分成收入 69,992.005 442,631.370

备注：

（1）武汉飞游关于王者荣耀的推广业务的起始时间为 2015 年 11 月。

（2）长沙聚丰关于王者荣耀的推广业务的起始时间为 2016 年 9 月。

公司收购的两家标的公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生

重大变化，整体经营状况呈良好发展态势。目前，王者荣耀游戏产生的分成收入

占两家标的公司收入比重仍较小，暂不会对公司业绩构成重大影响。

3、其他说明

（1）经公司申请，公司股票（股票简称：恒大高新，股票代码：002591）

将于 2017 年 6 月 22 日（星期四）开市起复牌。

（2）公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公

告为准。

敬请广大投资者保持理性投资，注意投资风险！

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

          董 事 会

            二 O 一七年六月二十一日

 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