证券代码：002281            证券简称：光迅科技              公告编号：（2017）028

武汉光迅科技股份有限公司

关于 5%以上股东减持计划期满暨实施情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日在中国

证监会指定信息披露网站上披露了《武汉光迅科技股份有限公司关于持股5%以上

股东减持计划的提示性公告》【公告编号：（2016）055】，公司持股5%以上的

股东江苏中天科技投资管理有限公司（以下简称“中天科技”）计划在公告之日

起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易和协议转让等减持方式减

持公司股份不超过3,000,000股（三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股

份的总数不超过公司股份总数的1%）。截至2017年6月28日，减持计划期限届满，

现将减持计划实施情况公告如下：

一、股东减持情况

1、中天科技减持股份情况（2016年12月29日-2017年6月28日）

卖出日期 卖出数量（股） 成交均价（元/股） 成交金额（元）

2 月 23 日 44,000 80.63 3,547,555

2 月 24 日 21,000 79.97 1,679,292

2 月 27 日 45,400 78.66 3,571,267

3 月 16 日 5,000 80.09 400,470

3 月 17 日 24,000 81.62 1,958,980

3 月 20 日 28,000 81.09 2,270,608

3 月 21 日 48,500 80.31 3,894,947.6

3 月 22 日 221,600 78.64 17,426,542.48

3 月 29 日 97,000 77.00 7,468,845

3 月 30 日 22,998 73.01 1,679,081.66

3 月 31 日 9,000 73.18 658,636

4 月 14 日 1,058,900 22.11 23,406,989.84

6 月 9 日 66,225 21.22 1,404,968.25

6 月 12 日 28,000 20.91 585,340

6 月 14 日 146,900 21.19 3,112,379.43

6 月 15 日 70,800 21.69 1,535,739

6 月 16 日 57,000 21.59 1,230,407

6 月 19 日 134,500 22.02 2,961,286

6 月 20 日 9,000 22.19 199,710

6 月 21 日 114,800 22.00 2,525,430.32

6 月 22 日 28,500 21.75 619,825

6 月 23 日 13,500 21.63 292,018

6 月 26 日 239,000 21.98 5,253,579

合计 2,533,623   87,683,896.58

2、中天科技减持前后持股变动情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有公司股份 本次减持后持有公司股份

股数（股）
占公司总股

本比例
股数（股）

占公司总股

本比例

江苏中天科

技投资管理

有限公司

无限售条件 12,503,770 5.96% 33,844,691 5.38%

注：中天科技持有公司股份数量增加是由于公司实施 2016 年度分红送股方

案所致。

二、其他

1、中天科技的股份减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上

市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董

事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、

业务规则的规定。

  2、中天科技的股份减持计划期限至本公告披露日已届满，其在该期间未减

持公司股份，与此前披露的减持计划不存在差异。

3、中天科技在公司首次公开发行披露的《上市公告书》中承诺：“自股票上

市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股

份，也不由本公司收购该部分股份。”截至 2010 年 8 月 23 日，上述承诺已严格

履行完毕。本次减持计划不存在违反股份锁定承诺的情况。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

                                   二〇一七年六月三十日