证券代码：002241         证券简称：歌尔股份       公告编号：2017-059

债券代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券简称：歌尔转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

歌尔股份有限公司

2017 年第二季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

歌尔转债（债券代码：128009）原定转股期为2015年6月19日至2020年12月11日；

转股价格为13.04元/股。2017年5月19日，歌尔转债满足触发《募集说明书》中

约定的有条件赎回条款，已于2017年6月30日停止交易和转股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券

业务实施细则》的有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017

年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，公司于2014年12

月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000

万元。

经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司 250,000 万元可转换公

司债券于 2014 年 12 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转

债”，债券代码“128009”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募

集说明书》”）约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个

月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日

止）。初始转股价格为26.43元/股。

2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公

司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。根据《募集说明书》的约定，

歌尔转债的附加回售条款生效。2015年6月20日，公司公告《歌尔声学股份有限

公司关于“歌尔转债”回售结果的公告》（公告编号：2015-050），歌尔转债回

售数量为20张，回售金额为2,004.00元。歌尔转债挂牌交易数量变更为

24,999,980张。

公司于2015年6月12日实施2014年度权益分派方案，根据《募集说明书》的

约定，歌尔转债的转股价格于2015年6月12日起由原来的26.43元/股调整为26.33

元/股。

公司于2016年6月15日实施2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的

约定，歌尔转债的转股价格于2016年6月15日起由原来的26.33元/股调整为26.23

元/股。

公司于2017年4月28日实施2016年度权益分派方案，根据《募集说明书》的

约定，歌尔转债的转股价格于2017年4月28日起由原来的26.23元/股调整为13.04

元/股。

公司A股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自2017年4月7日

至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期

转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 (注： 2017

年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算，其转股价格的130%

为34.099元/股；2017年4月28日至2017年5月19日按照转股价格13.04元/股计算，

其转股价格的130%为16.952元/股) 。

公司于2017年5月23日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关

于赎回“歌尔转债”的议案》，决定行使“歌尔转债”有条件赎回权，按照债券

面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。

自2017年6月30日起，“歌尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，

“歌尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。

二、歌尔转债转股及股份变动情况

截至2017年6月30日，歌尔转债尚有817,800元未转股。2017年第二季度，歌

尔转债因转股减少2,432,775,100元，转股数量为178,237,350股，剩余可转债余

额为817,800元。公司2017年第二季度股份变动情况如下：

2017年第二季度公司股份变动情况表

  本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后

  数量
比例

（%）

发行

新股

送

股

公积金转

股
其他 小计 数量

比例

（%）

一、限售流通股（或

非流通股）

262,488,

511
17.16

262,488,

511
65,000

262,553,

511

525,042,

022
16.18

高管锁定股
262,488,

511
17.16

262,488,

511
65,000

262,553,

511

525,042,

022
16.18

二、无限售流通股
1,266,83

6,880
82.84

1,275,05

2,696

178,172

,350

1,453,22

5,046

2,720,06

1,926
83.82

三、总股本
1,529,32

5,391
100

1,537,54

1,207

178,237

,350

1,715,77

8,557

3,245,10

3,948
100

三、公司股东持股及可转债持有人情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资

料，公司股本结构如下：

1、截止2017年6月30日公司股东持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数 46,884

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称
股东性

质

持股比例

(%)
持股数量

持有有限售

条件的股份

数量

持有无限售

条件的股份

数量

质押或冻结情况

股

份

状

态

数量

歌尔集团有

限公司

境 内 一

般法人
23.91 776,045,479   776,045,479

姜滨
境 内 自

然人
17.11 555,101,518  416,326,138 138,775,380

质

押
53,200,000

姜龙
境 内 自

然人
3.16 102,590,612  76,942,958 25,647,654

质

押
44,820,000

香港中央结

算有限公司

境 外 法

人
1.94  63,086,572   63,086,572

中国对外经

济贸易信托

有限公司－

基金、理

财 产 品

等

1.35  43,700,398   43,700,398

淡水泉精选1

期

华泰证券资

管－浦发银

行－华泰－

歌尔“家园 1

号”员工持股

计划集合资

产管理计划

基金、理

财 产 品

等

1.28  41,411,300   41,411,300

挪威中央银

行－自有资

金

境 外 法

人 1.05  33,977,180   33,977,180

中央汇金资

产管理有限

责任公司

国 有 法

人 0.97  31,573,800   31,573,800

平安信托有

限责任公司

－投资精英

之淡水泉

基金、理

财 产 品

等
0.90  29,305,586   29,305,586

魁北克储蓄

投资集团

境 外 法

人
0.81  26,170,960   26,170,960

上述股东关联关系或

一致行动的说明
姜滨、姜龙为兄弟关系；歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称
报告期末持有无限售条件

股份数量

股份种类

股份种类 数量

歌尔集团有限公司  776,045,479  人民币普通股  776,045,479

姜滨  138,775,380  人民币普通股  138,775,380

香港中央结算有限公司  63,086,572  人民币普通股  63,086,572

中国对外经济贸易信托有限公司

－淡水泉精选 1 期
 43,700,398  人民币普通股  43,700,398

华泰证券资管－浦发银行－华泰

－歌尔“家园 1 号”员工持股计划

集合资产管理计划

 41,411,300  人民币普通股  41,411,300

挪威中央银行－自有资金  33,977,180  人民币普通股  33,977,180

中央汇金资产管理有限责任公司  31,573,800  人民币普通股  31,573,800

平安信托有限责任公司－投资精

英之淡水泉
 29,305,586  人民币普通股  29,305,586

魁北克储蓄投资集团  26,170,960  人民币普通股  26,170,960

山东省国际信托股份有限公司－

山东信托－歌尔声学“家园 2 号”

员工持股集合资金信托计划

 26,043,496  人民币普通股  26,043,496

前 10 名无限售流通股股东之间，

以及前 10 名无限售流通股股东和

姜滨、姜龙为兄弟关系；歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙

控制的公司。

前 10 名股东之间关联关系或一致

行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券

业务股东情况说明

公司股东歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有

636,045,479股外，还通过中信证券股份有限公司客户信

用交易担保证券账户持有 140,000,000 股，合计持有

776,045,479股。

2、截止2017年6月30日，歌尔转债前10名持有人情况

可转债总数（张） 8,178

报告期末可转债持有人总数（户） 78

序号 债券持有人名称 期末持有债券数量（张） 持有比例(%)

1 徐* 1000 12.23

2 刘** 890 10.88

3
太平资管－建设银行－太平资产乾坤

12 号资管产品
810 9.90

4
招商银行股份有限公司－益民多利债

券型证券投资基金
760 9.29

5 易* 750 9.17

6
宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合

伙）－鼎锋另类策略 8 期基金
540 6.60

7 姜** 440 5.38

8 马* 287 3.51

9 裴** 260 3.18

10 谭* 250 3.06

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话

0536-8525688进行咨询。

五、备查文件

1、截至2017年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

“歌尔股份”股东名册及股本结构表；

2、截至2017年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

“歌尔转债”债券持有人名册。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

                                                二〇一七年七月三日