北京旋极信息技术股份有限公司

关于公司监事计划减持公司股票的预披露更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2017年7月4日在中国 证监会指定信息披露网站上刊登了《关于公司监事计划减持公司股票的预披露公 告》。经事后审查,因工作人员疏忽,导致上述文件中减持数量占公司总股本比 例出现错误,对其更正如下:

原披露内容:

上述股东计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内,减持所持公 司股份不超过600万股(占公司总股本的0.05%)。

二、本次减持计划的主要内容

4、拟减持数量及比例: 拟减持数量不超过 600 万股, 即不超过公司总股本 的 0.05%

更正后内容:

上述股东计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内,减持所持公 司股份不超过600万股(占公司总股本的0.51%)。

二、本次减持计划的主要内容

4、拟减持数量及比例: 拟减持数量不超过 600 万股, 即不超过公司总股本 的 0.51%)。

除上述更正内容之外,公司《关于公司监事计划减持公司股票的预披露公告》 其它内容不变。公司董事会对于由此更正给投资者带来的不便深表歉意,公司将加强信息披露文件的编制和传递过程中的审核工作力度,不断提高信息披露质量。

特此公告。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2017年7月4日