证券代码: 871407

证券简称: 中天集团

主办券商: 国融证券

湖南中天建设集团股份有限公司 股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 本批次股票解除限售总体情况

本批次股票解除限售数量总额为 51,466,766 股,占公司总股本的比例是 43.36%,可转让时间为 2017 年 7 月 18 日。

二、 本次股票解除限售的明细情况

单位:股

序号	股东姓名	是否为控股	董事、监事、	截止到 2017 年	持股比例	本次解除限售登
	或名称	股东或实际	高级管理人	7月13日持有		记股份数量
		控制人	员任职情况	股份数据
_	湖南中天	是		88,992,326	74. 97%	29, 664, 108
	世纪投资
	股份有限
	公司
_	株洲中天	否		4,375,714	3. 69%	4, 375, 714
	惟精商务
	服务合伙
	企业(有限
	合伙)
_	株洲中天	否		4,319,798	3. 64%	4, 319, 798
	惟一商务

	服务合伙
	企业(有限
	合伙)
_	杨中杰	否	董事长	3,420,080	2. 88%	855, 020
_	株洲中天	否		3,409,380	2. 87%	3, 409, 380
	共赢商务
	服务合伙
	企业(有限
	合伙)
_	梅祖倩	否	监事	1,893,607	1. 60%	473, 401
_	唐起雄	否		1,159,013	0. 98%	1, 159, 013
_	刘小红	否	董事兼总经	1,125,255	0. 95%	281, 313
			理
_	甘映华	否		968,261	0. 82%	968, 261
_	张伟辉	否	监事	919,468	0. 77%	229, 867
_	唐明策	否		905,066	0. 76%	905, 066
_	许忠光	否	董事	888,303	0. 75%	222, 075
_	杨海军	否	监事会主席	801,613	0. 68%	200, 403
_	欧阳渡	否		735,319	0. 62%	735, 319
_	陈卫武	否		559,705	0. 47%	559, 705
_	贺红帅	否		471,333	0. 40%	471, 333
_	谭学文	否	董事兼副总	452,291	0. 38%	113, 072
			经理
_	沈强	否	财务总监	437,931	0. 36%	109, 482
_	任永宏	否		414,748	0. 35%	414, 748
_	易晓清	否		391,121	0. 33%	391, 121
_	黄大风	否		357,271	0. 30%	357, 271
_	陈培润	否	副总经理	330,688	0. 28%	82, 672
_	吴谦	否		300,000	0. 25%	300, 000

_	王星	否		291,501	0. 25%	291, 501
_	闵世雄	否	董事兼副总	270,779	0. 23%	67, 694
			经理
_	贺吉春	否		228,412	0. 19%	228, 412
_	易木兰	否		130,374	0. 11%	130, 374
_	杨中华	否		29,637	0. 03%	29, 637
_	梁学文	否		17,096	0. 01%	17, 096
_	袁红成	否		15,423	0. 01%	15, 423
_	黄要平	否		14,572	0. 01%	14, 572
_	文穗湘	否		13,937	0. 01%	13, 937
_	龙吉御	否		12,899	0. 01%	12, 899
_	刘燕	否		11,196	0. 01%	11, 196
_	刘文俊	否		10,838	0. 01%	10, 838
_	陈龙	否		9,522	0. 01%	9, 522
_	张小平	否		7,526	0. 01%	7, 526
_	何学群	否		4,335	0. 00%	4, 335
_	叶亮辉	否		3,662	0.00%	3, 662
	合计			118,700,0	100.00	51,466,766
				00	%	51, 100, 100

三、 本批次股票解除限售后的股本情况

单位:股

	股份性质	数量	百分比
无限售条件的股份		51,466,766	43. 36%
	1、高管股份	7,905,016	6. 66%
	2、个人或基金
有限售条 件的股份	3、其他法人	59,328,218	49. 98%

	4、其他
	有限售条件股份合计	67,233,234	56. 64%
总股本		118,700,000	100.00%

四、其它情况

- (一)在本批次解除限售的股票中,不存在挂牌公司、挂牌公司 股东约定、承诺的限售股份。
 - (二)申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺。
- (三) 不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金 占用情形。
- (四)不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况。

湖南中天建设集团股份有限公司

董 事 会

2017年7月13日