证券代码：002879        证券简称：长缆科技           公告编号：2017-005

长缆电工科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

一、股票交易异常波动的情况介绍

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：长缆科技；证

券代码：002879）交易异常波动：2017 年 7 月 14 日换手率与前 5 个交易日日均

换手率比值达到 30 倍，且累计换手率达到 20%。根据《深圳证券交易所交易规

则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就

相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较

大影响的未公开重大信息；

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大

事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的

情形；

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规

定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董

事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披

露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的

信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司提醒投资者特别关注公司于 2017 年 7 月 7 日在指定信息披露媒体披露

的《长缆电工科技股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）

中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”

等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。

公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素：

（一）宏观经济环境变化风险

电缆附件是输配电设施的配套产品，其需求与电网建设、电源建设、交通基

建等国民经济基础设施发展紧密相连，因此电缆附件的行业发展与国民经济的景

气程度有较强的相关性。“十二五”期间，我国宏观经济环境总体平稳，城市化进

程不断提升，电力、高铁等基础设施建设不断加速，为电缆附件制造企业带来了

广阔的市场空间。但若未来国内外宏观经济环境发生变化，基础设施投资放缓，

将可能影响电力电缆附件行业的发展环境和市场需求，从而给公司的经营业绩和

盈利能力带来不利影响。

（二）市场竞争风险

作为连接电力电缆的关键设备，本行业下游客户对电缆附件产品的安全性、

产品质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、经验和品牌

壁垒。但长期来看，随着同行业企业以及新进入者逐渐加大投入，不断实现技术

创新，行业内竞争将会日益加剧。除此之外，国外竞争对手通过股权合作或投资

建厂等方式进入国内市场，也将加剧行业竞争，导致综合毛利率下降，影响公司

的盈利能力。尽管公司在产品质量、行业地位、品牌声誉等方面具有竞争优势，

但如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地

位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。

（三）电力行业投资趋缓风险

公司目前的电缆附件产品主要应用于电力系统建设特别是电网建设，公司产

品市场需求与我国电力系统建设投资规模高度相关。近年来，我国电网工程建设

投资额从 2008 年的 2,895 亿元增长到 2015 年的 4,603 亿元，年复合增长约 7%，

呈稳步增长态势，带来了电缆附件市场规模的提升。报告期内，电力行业是公司

最重要的收入来源和利润来源，未来如果我国电力行业尤其是电网建设投资趋缓，

规模出现较大幅度的下降，则可能对公司未来的经营业绩带来不利影响。

（四）客户集中风险

我国输配电企业主要为国家电网和南方电网，发电行业的集中度也较高，作

为电力电缆附件的供应商，长缆电工的客户主要集中在国家电网和南方电网及其

下属企业。报告期内，公司主营业务中来自于国家电网和南方电网的收入分别为

22,494.72 万元、23,575.53 万元和 21,403.85 万元，占营业收入的比例分别为

46.28%、44.78%和 39.16%。国家电网和南方电网在我国电网建设及维护中占有

主导地位，其采购额对于电力电缆附件市场规模影响重大。目前，国家电网和南

方电网主要通过招投标方式对电缆附件进行采购，近年来其招标方式由下属企业

组织招标逐渐转为总部集中采购，对供应商资质要求也趋于提高。公司客户集中

于国家电网和南方电网，存在客户集中风险，如国家电网和南方电网的采购量、

招标要求、采购定价政策出现变化，则可能对公司的收入及利润水平产生不利影

响。

（五）原材料价格波动风险

公司产品所需的主要原材料包括金属材料（铜材、铝材等）、化工材料（硅

橡胶、三元乙丙橡胶、环氧树脂等）、外购零配件（标准件、电器元件、配套件

等）及其他材料（包装材料、电缆等）。因原材料占公司主营业务成本比重较高，

因此铜、铝以及硅橡胶等基础原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采

用特殊产品“以销定产”、常规产品“保持合理库存”的生产模式，主要根据订单及

销售预计情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若

原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营

产生不利影响。

（六）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人俞正元直接持有 45.52%的公司股份，同时俞正元担任公司

董事长。虽然公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

会议事规则》、《总经理工作细则》以及《关联交易管理制度》等各项内控制度，

但实际控制人仍有可能通过行使表决权等方式对公司的经营和财务决策、重大人

事任免和利润分配等重大问题施加影响，从而出现影响公司经营决策的科学性和

合理性，进而影响公司及股东权益的情形。

（七）核心人员及核心技术失密的风险

公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。

公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核

心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技

术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。

（八）产品质量风险

电缆附件是关系到电网运行可靠性和安全性的关键设备。公司现已通过了

ISO9001:2008 质量管理体系认证，建立了完善的产品设计管理体系及生产管理

体系。对产品的质量控制贯穿了从原材料采购到产品出厂的全过程，以保证产品

质量的可靠性。在执行国家标准、行业标准的同时，公司还按照国际标准，对部

分产品制定了更高要求以满足客户的需求。公司大部分产品除需要满足公司的质

量检测要求外，还须经过国家指定的检测机构进行型式试验。迄今为止，公司未

发生产品质量事故或因产品质量问题产生重大纠纷。但由于公司产品涉及的工艺

过程和生产环节较多，如果出现生产操作不当或质量控制不严等情形，可能引发

质量问题，不仅会给公司造成经济损失，而且会对公司的品牌形象和行业声誉造

成负面影响。

（九）技术创新的风险

多年来，公司始终坚持以技术创新为企业发展导向，取得多项专利，参与起

草和审定国家及行业标准。凭借雄厚的技术优势，公司成为电缆附件领域的引领

者，是业内少数具备 500kV 超高压电缆附件型式试验能力的厂商之一。但如果

公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，出现技

术研发偏离市场需求或与市场需求脱节的情形，公司已有的竞争优势将可能被削

弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

（十）募投项目的风险

公司本次发行募集资金投资项目是依据公司发展战略，在充分考虑市场潜力、

自身管理能力等因素后确定的投资项目，募集资金投资项目的实施将有助于提升

公司生产、销售、技术研发与设计能力，对增强公司核心竞争力具有重要意义。

如果项目实施因市场环境发生重大变化、组织管理不力等原因不能按计划进行，

将对公司经营计划的实现和持续发展产生不利影响。

（十一）公司快速发展带来的管理风险

报告期内公司业务规模和资产规模稳定增长，行业地位不断提升。与此相适

应，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了一系列行之有效的规章制度。

本次发行后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司总体经营规模将进一

步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管

理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制

以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发

展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错

失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

（十二）人力资源风险

持续的技术创新离不开高素质的人才支撑，人力资源队伍的建设对公司在行

业内持续保持竞争优势至关重要。随着公司经营规模的不断扩大，需要建立和培

养一支与公司规模扩张相适应的人才梯队，包括核心技术人才以及具有丰富经验

的管理、销售人才，要求企业不断加强企业文化建设，完善人才激励机制，以吸

引和培养符合公司战略以及经营规划的人才，但如果未来公司后续人力资源的补

充和培养不及时，将有可能无法满足公司发展的需要，从而导致相应的人力资源

风险。

（十三）应收账款回收风险

公司所处行业货款回收期较长，且按行业惯例通常实行质量保证金制度，因

此随着业务规模的逐步扩大，公司应收账款余额可能会不断增加。2014 年末、

2015 年末和 2016 年末，公司应收账款净额分别为 26,022.99 万元、28,496.60 万

元和 31,077.03 万元，分别占公司同期流动资产的 43.71%、43.59%和 40.50%。

公司应收账款账龄大部分在一年以内，且主要客户为多年合作的客户，具有较强

的实力和良好的信誉度，报告期内未发生过重大坏账损失，但应收账款的增加仍

可能影响资金周转速度、导致坏账损失等，从而对公司业绩造成不利影响。

（十四）存货金额较大风险

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，公司存货余额分别为 12,048.95 万元、

11,469.62 万元和 11,832.58 万元，分别占公司同期流动资产的 20.24%、17.54%

和 15.42 %。因受生产流程复杂程度、生产耗时、品种多样等因素的影响，公司

储备原材料和半成品的金额较大，导致公司存货余额较高。公司已通过引入动态

存货管理系统，合理降低备库水平，但受经营模式的影响，存货绝对金额仍然较

高，且会随着公司经营规模的扩大而增加。较高的存货金额对公司流动资金占用

较大，从而可能导致一定的经营风险。

（十五）毛利率下滑风险

2014 年、2015 年和 2016 年，公司主营业务综合毛利率分别为 57.84%、54.71%

和 56.50%，基本维持在较高水平，主要是因为以超高压、高压电缆附件为代表

的产品生产工艺复杂，技术水平高，相应的产品附加值较高。但随着行业技术水

平的提升和市场竞争的加剧，未来公司主营业务综合毛利率存在下降的风险。

（十六）净资产收益率被摊薄的风险

本次发行成功后，将导致公司净资产额大幅增长，而本次募集资金投资项目

从建设到达产需要一段时间，因此公司存在因净资产增长较大而在短期内导致净

资产收益率下降的风险。

（十七）税收优惠政策变化风险

2008 年 12 月 31 日，公司被认定为高新技术企业（证书编号 GR200843000208

号），2008 年至 2010 年企业所得税减按 15%的优惠税率计缴；2011 年 11 月 4

日，公司通过了高新技术企业复审认定，取得了新的《高新技术企业证书》（证

书编号 GF201143000252 号），2011 年至 2013 年企业所得税继续减按 15%的优

惠税率计缴；2014 年 8 月 28 日，公司再次通过高新技术企业认定，取得了新的

《高新技术企业证书》（证书编号 GR201443000149 号），2014 年至 2016 年企

业所得税仍减按 15%的优惠税率计缴。2014 年至 2016 年，公司享受的高新技术

企业所得税税收优惠金额占同期净利润的比例情况如下：

单位：万元、%

项目 2016 年 2015 年 2014 年

高新技术企业所得税优惠 1,200.18  1,191.89 1,052.39

同期净利润 11,521.52  10,923.29 8,692.46

税收优惠占比 10.42 10.91 12.11

此外，公司子公司山西长缆电气设备销售有限公司、江西长缆电工销售有限

公司、黑龙江长缆电工器材销售有限公司、内蒙古长缆电工销售有限公司、安徽

长缆电工销售有限公司和长沙长缆电工绝缘材料有限公司符合小型微利企业的

条件，其所得减按50%计入应纳税所得额执行20%企业所得税税率。

如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业、

小型微利企业所得税相关政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，从而可能

对公司的盈利水平产生不利影响。

（十八）经营业绩下滑风险

报告期内，公司经营状况良好，经营业绩稳定增长，体现出了较好的成长性。

2014 年、2015 年和 2016 年，公司营业收入分别为 48,604.10 万元、52,647.02 万

元和 54,657.34 万元，净利润分别为 8,692.46 万元、10,923.29 万元和 11,521.52

万元。本次发行完成后，公司的资产规模将进一步提升，有利于公司盈利能力的

稳定和抗风险能力的提升。但公司的经营业绩受宏观环境、政策、下游行业发展、

市场竞争等外部因素以及公司战略的制定与执行、公司管理水平、团队建设、持

续创新能力、市场开拓能力等内部因素的影响，如未来某些影响公司经营业绩的

因素出现不利变化，将有可能导致公司经营业绩大幅下滑，甚至出现下滑幅度超

过 50%的风险。

（十九）股市波动风险

股票价格的波动受宏观经济、政治、投资者预期、行业发展等多方面因素的

影响。本次公开发行的价格以及上市后的股票交易价格将受股票市场波动影响，

有可能对投资者的投资收益产生重大不利影响。本公司提请投资者做出投资决策

时特别注意股市价格波动风险。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，

公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法

规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 14 日