证券代码：300393        证券简称：中来股份         公告编号：2017-054

苏州中来光伏新材股份有限公司

关于持股 5%以上股东终止减持股份计划的公告

持股 5%以上股东江小伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年7月19日在

中国证监会创业板指定的信息披露网站上发布了《关于持股5%以上股东减持股份

预披露的提示性公告》（公告编号：2017-052），持本公司股份13,918,265股（占

本公司总股本比例7.61%）的股东江小伟先生因个人资金需求，计划自该减持的

预披露公告发布之日起三个交易日后的6个月内以集中竞价或者大宗交易方式减

持本公司股份不超过5,850,000股（占本公司总股本比例3.2%）。

公司于2017年7月20日收到江小伟先生的通知，现已采取其他方式解决个人

资金需求，同时基于对公司未来前景的信心以及对公司价值的认可，为维护资本

市场稳定和广大投资者利益，决定提前终止上述减持计划，并承诺自本公告发布

之日起6个月内不减持本公司股份。

截至本公告披露日，江小伟先生持有本公司13,918,265股，占本公司总股本

的7.61%。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

                                                   董 事 会

2017 年 7 月 20 日