证券代码：002122        证券简称：天马股份        公告编号：2017-100

天马轴承集团股份有限公司

关于本次收购不构成重大资产重组说明

暨股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于 2017 年 7 月 24 日开市起复牌。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“天马股份”、“公司”）因筹划重大

资产收购事宜，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维

护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司自 2017 年 4 月 25 日开市

起停牌，具体内容详见《关于筹划重大事项的停牌公告》（2017-048 号公告）、

《关于重大事项停牌进展公告》（2017-065 号公告）。

公司对本次收购原计划共涉及 3 项标的资产，经初步尽职调查，本次收购

的预计交易作价总计超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期

末净资产额的比例达到 50%以上，将构成重大资产重组。经公司申请，公司股

票自 2017 年 5 月 10 日开市时起继续停牌。详见《关于筹划重大资产重组的停

牌公告》（2017-070 号公告）。停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布

一次进展情况公告。

停牌期间，公司与相关各方积极推进本次交易。公司聘请各方中介机构分

别开展了财务及税务尽调、法律及知识产权尽调、技术及业务尽调。公司与标

的方及交易对方进行了多轮谈判。由于涉及资产较多，交易对方较多，交易方

式较复杂，公司与部分交易对方在交易对价等问题上未达成一致。最终确定本

次交易范围为微盟科技 60.4223%的股权和博易股份 56.3401%的股权，目前，

上市公司与博易股份的其他股东仍在就本次的交易条款进行谈判，不排除近期

收购博易股份部分剩余股份的可能性。

经公司与交易各方协商，本次交易微盟科技 60.4223%股权的最终交易作价

为119,972.14万元，博易股份 56.3401%股权的最终交易作价为33,803.97万元，

目前上市公司与博易股份的其他股东仍在就本次的交易条款进行谈判，预计全

部股东权益的最终交易作价为不超过 60,000 万元（具体交易方案及作价依据详

见天马股份同日披露的《关于收购上海微盟科技股份有限公司及博易智软（北

京）技术股份有限公司的公告》）。

结合本次交易的作价情况，公司对于交易标的的相关指标进行了计算，具

体如下：

单位：万元

指标

2016 年度/2016.12.31 成交金额 相关指标的

选取标准 上市公司 微盟科技 博易股份 微盟科技 博易股份 合计金额

总资产 664,836.80 41,310.01 14,420.72

119,972.14 60,000.00

179,972.14

27.07%

净资产 467,920.79 16,474.98 9,231.41 38.46%

收入 215,828.08 32,769.54 10,764.13 43,533.67 20.17%

注：1、上表中微盟科技的成交金额为本次收购 60.4223%股权的成交金额；

2、考虑到上市公司与博易股份的其他股东仍在谈判过程中，博易股份对应作价以 100%

股权的交易金额 6 亿元为上限进行计算。

根据上表计算结果和《上市公司重大资产重组管理办法》中第十二条的规

定，公司本次资产收购不构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，

公司股票将于 2017 年 7 月 24 日（星期一）开市起复牌。本次交易尚需公司股

东大会批准通过，交易能否最终达成存在一定的不确定性，敬请广大投资者关

注公司后续公告，注意投资风险。

公司承诺自本次董事会决议公告日起 1 个月内不筹划其他重大资产重组事

项。

公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期

以来对公司的关注和支持表示感谢。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

              董事会

二〇一七年七月二十二日