证券代码：000036     证券简称：华联控股     公告编码：2017-041

华联控股股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

2017 年 8 月 2 日，公司刊登了《关于部分董事、高级管理人员减持股份计

划实施进展公告》(公告编号：2017-040)，现作如下更正：

原公告内容：

“公司董事、高级管理人员计划自 2017年 7月 7日起 15 个交易日后的六个

月内(2017年 7月 28日至 2018年 1月 28日)，合计拟减持所持公司股份合计 740

万股，占公司总股本的 0.65%。”

更正后内容为：

“公司董事、高级管理人员计划自 2017年 7月 7日起 15 个交易日后的六个

月内(2017 年 7 月 28 日至 2018 年 1 月 28 日)，合计拟减持所持公司股份合计

182.375万股，占公司总股本的 0.16%。”

其它内容不变。

本次更正事宜因笔误所致，由此给投资者带来不便深感歉意！

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二○一七年八月二日