华泰联合证券有限责任公司

关于广西广播电视信息网络股份有限公司

限售股份上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）

作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“广西广电”或“公司）首

次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务

管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督

导工作指引》等有关规定，对广西广电限售股份持有人持有的限售股份将上市流

通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票并上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1646 号文批准，广西广电向社会

公开发行人民币普通股（A 股）30,000 万股，发行后股本总额 1,671,026,239 股，

公司股票于 2016 年 8 月 15 日在上海证券交易所上市。

二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次拟上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，上市流通日期为

2017 年 8 月 15 日（星期二）。本次解除限售的股东单位共 95 家，解除限售股份

共计 895,983,323 股，实际可上市流通股份共计 895,983,323 股，占公司股本总额

的 53.62%。

股份解除限售情况如下：

序号 股东名称
持有限售股

数量（股）

持有限售股占公

司总股本比例

（%）

本次上市流

通数量（股）
剩余限售股

数量（股）

1 南宁电视台 108,754,121  6.51 108,754,121  0

2 柳州市广播电视台 83,977,009  5.03 83,977,009  0

3 桂林电视台 60,333,880  3.61 60,333,880  0

4 玉林电视台 48,157,564  2.88 48,157,564  0

5 梧州电视台 38,968,743  2.33 38,968,743  0

6 河池市广播电视台 30,122,350  1.8 30,122,350  0

7 贵港广播电视台 25,141,085  1.5 25,141,085  0

8
全国社会保障基金

理事会转持二户
30,000,000  1.17 19,605,386  10,394,614

9 贺州电视台 16,610,709  0.99 16,610,709  0

10 百色市广播电视台 15,738,732  0.94 15,738,732  0

11 北海市电视台 14,663,682  0.88 14,663,682  0

12 钦州人民广播电台 14,086,207  0.84 14,086,207  0

13 来宾市电视台 13,406,660  0.8 13,406,660  0

14 全州县广播电视台 12,617,210  0.76 12,617,210  0

15 靖西市广播电视台 11,412,908  0.68 11,412,908  0

16 广西北流电视台 10,184,047  0.61 10,184,047  0

17 阳朔县广播电视台 10,158,712  0.61 10,158,712  0

18
宜州市广播电视管

理中心
9,732,078  0.58 9,732,078  0

19 桂平市广播电视台 9,488,935  0.57 9,488,935  0

20 博白县广播电视台 8,911,128  0.53 8,911,128  0

21
防城港市广播电视

台
8,713,607  0.52 8,713,607  0

22 宾阳县广播电视台 8,328,646  0.5 8,328,646  0

23 平果县有线电视台 8,185,917  0.49 8,185,917  0

24 平南县广播电视台 7,987,728  0.48 7,987,728  0

25 田东县有线电视站 7,509,917  0.45 7,509,917  0

26 岑溪市广播电视台 7,413,048  0.44 7,413,048  0

27 广西日报社 7,335,889  0.44 7,335,889  0

28 当代广西杂志社 7,335,889  0.44 7,335,889  0

29
广西对外文化传播

中心
7,335,889  0.44 7,335,889  0

30
桂林市临桂区广电

新闻中心
7,303,659  0.44 7,303,659  0

31 兴安县广播电视台 7,120,537  0.43 7,120,537  0

32 灵川县广播电视台 7,020,670  0.42 7,020,670  0

33 陆川县广播电视台 6,910,566  0.41 6,910,566  0

34
隆林各族自治县文

化馆
6,633,535  0.4 6,633,535  0

35
广西壮族自治区荔

浦县图书馆
6,527,094  0.39 6,527,094  0

36
苍梧县有线广播电

视台
6,433,960  0.39 6,433,960  0

37
武宣县广播电视新

闻中心
6,377,127  0.38 6,377,127  0

38 灵山县广播电视台 6,327,557  0.38 6,327,557  0

39 横县广播电视台 6,199,602  0.37 6,199,602  0

40
合浦县广播电视发

展中心
6,174,431  0.37 6,174,431  0

41 鹿寨县广播电视台 6,108,701  0.37 6,108,701  0

42
南宁市武鸣区广播

电视台
6,082,645  0.36 6,082,645  0

43 容县电视台 5,966,462  0.36 5,966,462  0

44 柳城县有线电视台 5,765,571  0.35 5,765,571  0

45
大化瑶族自治县广

播电视管理中心
5,570,252  0.33 5,570,252  0

46 柳江县有线电视站 5,560,409  0.33 5,560,409  0

47 蒙山县广播电视台 5,403,106  0.32 5,403,106  0

48
南丹县广播电视管

理中心
5,303,378  0.32 5,303,378  0

49 德保县广播电视台 5,073,265  0.3 5,073,265  0

50
融水苗族自治县广

播电视台
4,998,903  0.3 4,998,903  0

51
都安瑶族自治县广

播电视管理中心
4,918,487  0.29 4,918,487  0

52 扶绥县有线电视站 4,779,872  0.29 4,779,872  0

53
象州县广播电视新

闻中心
4,698,093  0.28 4,698,093  0

54
天峨县广播电视管

理中心
4,510,712  0.27 4,510,712  0

55
东兴市广播电视中

心
4,373,178  0.26 4,373,178  0

56 藤县新闻中心 4,304,704  0.26 4,304,704  0

57 永福县广播电视台 4,112,004  0.25 4,112,004  0

58
融安县广播电视中

心
4,053,716  0.24 4,053,716  0

59
巴马瑶族自治县广

播电视事业管理站
3,974,032  0.24 3,974,032  0

60 田阳县广播电视台 3,834,162  0.23 3,834,162  0

61 凭祥电视台 3,693,421  0.22 3,693,421  0

62 马山县广播电视台 3,593,473  0.22 3,593,473  0

63
罗城仫佬族自治县

广播电视管理中心
3,549,197  0.21 3,549,197  0

64 忻城有线电视台 3,524,272  0.21 3,524,272  0

65 大新县广播站 3,519,713  0.21 3,519,713  0

66 浦北县广播电视台 3,513,088  0.21 3,513,088  0

67
恭城瑶族自治县广

播电视宣传中心
3,510,149  0.21 3,510,149  0

68 兴业县广播电视台 3,490,164  0.21 3,490,164  0

69 昭平县广播电视台 3,478,998  0.21 3,478,998  0

70 龙州县电视台 3,452,030  0.21 3,452,030  0

71 崇左市电视台 3,442,016  0.21 3,442,016  0

72 田林县有线电视站 3,432,321  0.21 3,432,321  0

73 灌阳县广播电视台 3,324,414  0.2 3,324,414  0

74 宁明县广播站 3,315,828  0.2 3,315,828  0

75
龙胜各族自治县广

播电视台
3,181,832  0.19 3,181,832  0

76
三江侗族自治县农

村广播电视事业管

理站
2,886,197  0.17 2,886,197  0

77 平乐县广播电视台 2,863,944  0.17 2,863,944  0

78 钟山广播电视台 2,809,366  0.17 2,809,366  0

79
上林县有线广播电

视台
2,721,421  0.16 2,721,421  0

80 资源县广播电视台 2,467,908  0.15 2,467,908  0

81
凌云县新闻采编中

心
2,392,481  0.14 2,392,481  0

82
富川瑶族自治县广

播电视台
2,354,000  0.14 2,354,000  0

83
东兰县广播电视管

理中心
2,309,849  0.14 2,309,849  0

84 上思县人民广播站 2,196,432  0.13 2,196,432  0

85 隆安县广播电视台 2,096,734  0.13 2,096,734  0

86
环江毛南族自治县

广播电视管理中心
2,052,903  0.12 2,052,903  0

87 那坡县广播电视台 1,998,871  0.12 1,998,871  0

88 乐业县广播电视台 1,940,754  0.12 1,940,754  0

89 西林县广播电视台 1,863,025  0.11 1,863,025  0

90 天等县广播电视台 1,578,686  0.09 1,578,686  0

91
合山市广播电视新

闻中心
1,339,037  0.08 1,339,037  0

92
金秀瑶族自治县文

化馆
1,083,692  0.06 1,083,692  0

93 凤山县广播电视台 999,675  0.06 999,675  0

94
广西广播电视技术

中心
880,307  0.05 880,307  0

95 广西人民广播电台 489,059  0.03 489,059  0

  合计 - 53.62 895,983,323 -

注：全国社会保障基金理事会转持二户，所持公司限售流通股根据不同限售期存放在不

同账户中，本次解除限售的股份是其限售期十二个月的账户，其限售期三十六个月的账户未

变化。

三、本次限售股上市流通的相关承诺

发行前公司股东所持股份的流通限售和股东对发行前所持股份锁定的承诺

如下：

控股股东广西电视台承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或

者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购

该部分股份。

其他股东承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管

理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购其持有的股份。

全国社保基金承继原国有股东的锁定承诺。

经保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且

上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保

情况。

四、股本变动结构表

单位：股  本次上市前  变动数   本次上市后

有限售条件

的流通股份

国有法人持有

股份
1,371,026,239  -895,983,323  475,042,916

有限售条件的

流通股份合计
1,371,026,239  -895,983,323  475,042,916

无限售条件

的流通股份

A 股 300,000,000  895,983,323  1,195,983,323

无限售条件的

流通股份合计
300,000,000  895,983,323  1,195,983,323

股份总额 -  1,671,026,239  0  1,671,026,239

五、保荐机构的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符

合有关法律、行政法规、部门规章、相关规则和股东承诺。本次有限售条件的流

通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、

完整。本保荐机构同意广西广电本次解除限售股份上市流通。