证券代码：300213        证券简称： 佳讯飞鸿         公告编号：2017-058

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017

年2月19日在巨潮资讯网上披露了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股

本预案预披露的补充公告》（公告编号：2017-017），自公司2016年度利润分配及

资本公积金转增股本预案披露后六个月内（即2017年2月20日至2017年8月20日期

间），公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理郑贵祥先生拟通过大宗交

易方式减持本公司股份不超过8,000,000股，即不超过公司总股本的2.78%（若减

持计划期间有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行

相应调整）。公司控股股东、实际控制人之一、董事、副总经理、董事会秘书王

翊女士拟通过大宗交易方式减持本公司股份不超过6,000,000股，即不超过公司

总股本的2.09%（若减持计划期间有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，

上述股份数量将进行相应调整）。

2017年8月21日，公司收到郑贵祥先生及王翊女士分别出具的《关于减持计

划实施情况的告知函》，上述股份减持计划期限届满，因个人需求变化，郑贵祥

先生及王翊女士在上述减持计划期间内未减持本公司股票。

截至本公告日，郑贵祥先生共持有本公司股票6,463.80股，占公司总股本的

10.86%；王翊女士共持有本公司股票5,254.20万股，占公司总股本的8.83%。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

                                        董  事  会

                                         2017年8月22日