证券代码：000166  证券简称：申万宏源  公告编号：临 2017-67

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

关于部分限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次有限售条件的流通股上市数量为 58,744,445 股，占公司

总股本的 0.2929%；

2．本次解除限售股份可上市流通日期为 2017 年 9 月 8 日。

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准申银万国证券股

份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》（证监

许可[2014]1279号），本公司前身申银万国证券股份有限公司以换股

方式吸收合并宏源证券股份有限公司，更名为“申万宏源集团股份有

限公司”（以下简称“申万宏源”或“公司”），于2015年1月26日在

深圳证券交易所上市。上市前，申万宏源股份总数为6,715,760,000股，

依据《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公

司报告书》，申万宏源发行8,140,984,977股股份吸收合并宏源证券股

份有限公司，吸收合并完成后，申万宏源股份总数变更为

14,856,744,977股。

2016 年 5 月 17 日，公司召开 2015 年度股东大会审议通过了《公

司 2015 年度利润分配方案》，以公司 2015 年 12 月 31 日总股本

14,856,744,977 股为基数，向全体股东每 10 股派送股票股利 3.50 股

并派发现金股利 1.50 元（含税）。本次利润分配方案已于 2016 年 7

月 6 日实施完毕，公司总股本变更为 20,056,605,718 股。

截至目前，限售股份为 12,705,343,777 股，占公司总股份的

63.35%。

依据规定，公司控股股东、实际控制人和本次发行前的股东承诺

其所持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起至少

一年内不得转让。

（具体股份限售承诺情况详见 2015 年 1 月 22 日刊登在《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《上市公

告书》。）

（二）本次申请解除限售股份情况：

 单位：股

序

号
股东名称

上市时所持

限售股份

总数

所持限售股

份变动数
①

本次解除限

售股份数

可上市交易

日期

1 人保投资控股有限公司 37,246,818  +13,036,386 50,283,204  2017 年 7 月 7 日

2 安徽金牛控股集团有限公司 4,858,280  +1,700,398 6,558,678  2017 年 7 月 30 日

3 上海棉纺织印染联合有限公司 809,712  +283,399 1,093,111  2017 年 8 月 4 日

4 北京泊森达工贸有限责任公司 300,000  +105,000 405,000  2017 年 8 月 8 日

5 上海宝鼎投资股份有限公司
②
 299,594 +104,858 404,452 2017 年 8 月 8 日

 合计 43,514,404 +15,230,041 58,744,445

注：①所持限售股份增加原因为公司于 2016 年 7 月实施完成 2015 年度利润分配方案。

②公司上市时，上海宝鼎投资股份有限公司所持“申万宏源”限售股份总数为

44,785,268 股,其中 44,485,674 股已于 2016 年 1 月 26 日解除限售，上市流通。

二、本次申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况

承诺方 承诺内容 履行情况

人保投资控股有限公司

作为申万宏源的股东，根据中国证监会

和深圳证券交易所的有关规定，承诺将

严格遵守下述法律、法规及政策规定，

根据孰高孰长原则确定持股期限：

1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》

规定，自申万宏源股票上市之日 12 个月

内，不转让或者委托他人管理本单位已

直接和间接持有的申万宏源公开发行股

票前已发行股份，也不由申万宏源回购

该部分股份。

2.根据中国证监会审慎监管的有关要

求，证券公司在申请上市监管意见书前

三年内发生增资扩股和股权转让的，对

于存在控股股东或者实际控制人的证券

公司，其控股股东或者实际控制人增持

的，应承诺自持股日起 60 个月内不转

让，其他新增持公司股份的股东应承诺

自持股日起 36 个月内不转让。

3.根据中国证监会《关于修订证券公司

行政许可审核工作指引第 10 号的通知》

（机构部部函[2010]505 号）的相关规

定：存在控股股东或者实际控制人的证

券公司，证券公司的控股股东，以及受

证券公司控股股东或者实际控制人控制

的股东，自持股日起 60 个月内不得转让

所持证券公司股权；其他股东，自持股

日起 36 个月内不得转让所持证券公司

股权。

截至目前，本次申

请解除股份限售

的股东均严格履

行了其在公司发

行中所做的承诺。

安徽金牛控股集团有限公司

上海棉纺织印染联合有限公司

北京泊森达工贸有限责任公司

上海宝鼎投资股份有限公司

作为申万宏源的股东，根据中国证监会

和深圳证券交易所的有关规定，承诺：

1.根据《公司法》和《深圳证券交易所

股票上市规则》规定，本单位所持申万

宏源的 44,485,674 股股份，自申万宏源

股票上市之日 12 个月内，不转让或者委

托他人管理该部分股份，也不由申万宏

源回购该部分股份。

2.根据《证券公司行政许可审核工作指

引第 10 号----证券公司增资扩股和股权

变更》和中国证监会审慎监管的有关要

求，对于拟受让的发行人 299,594 股股

份，将根据下列要求按照孰高孰长原则

确定持股期限：①自持股之日起 36 个月

内不转让该部分股份；②自申万宏源股

票上市之日起 12 个月内不转让或者委

托他人管理该部分股份，也不由申万宏

源回购该部分股份。

本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金

占用及公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通日期为 2017 年 9 月 8 日；

（二）本次解除限售的可上市流通股份总数为 58,744,445 股，占

公司总股本的 0.2929%；

（三）本次申请解除股份限售的股东共 5 位，限售股持有人本次

解除限售具体情况如下：

序号 股东名称

持有的限售

股份数量

（股）

本次解除限售

数量（股）

占解除限

售前公司

无限售条

件的股份

比例

占公司总股本

比例

1 人保投资控股有限公司 50,283,204  50,283,204  0.6840% 0.2507%

2 安徽金牛控股集团有限公司 6,558,678  6,558,678  0.0892% 0.0327%

3 上海棉纺织印染联合有限公司 1,093,111  1,093,111  0.0149% 0.0055%

4 北京泊森达工贸有限责任公司 405,000  405,000  0.0055% 0.0020%

5 上海宝鼎投资股份有限公司 404,452 404,452 0.0055% 0.0020%

合    计 58,744,445 58,744,445 0.7991% 0.2929%

四、本次解除限售后公司的股本结构

                      单位：股

本次变动前 本次变动增减

（+,-）

本次变动后

数量 比例% 数量 比例%

一、有限售条件股份 12,705,343,777 63.35 -58,744,445 12,646,599,332 63.05

二、无限售条件股份 7,351,261,941 36.65 +58,744,445 7,410,006,386 36.95

三、总股本 20,056,605,718 100 0 20,056,605,718 100

五、本次申请解除限售的股东均非本公司控股股东、实际控制人。

六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股

份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、

有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规

定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐

机构同意申万宏源本次解除限售股份上市流通。

七、备查文件

1.限售股份解除限售申请表

2.股份结构表、限售股份明细表

3.保荐机构的核查意见

申万宏源集团股份有限公司董事会

二○一七年九月六日