证券代码：300103          证券简称：达刚路机          公告编号：2017-57

西安达刚路面机械股份有限公司

关于公司股东限售股份解除限售的提示性公告

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 63,163,472 股，占公司股份总数的 29.83%；其

中，解禁日实际可上市流通股份数量为 19,731,076 股，占公司股份总数的 9.32%；

2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 9 月 15 日。

一、限售股份基本情况

2014 年 6 月 12 日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或

“达刚路机”）股东李太杰、孙建西与陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称

“陕鼓集团”）签订了《李太杰、孙建西与陕西鼓风机（集团）有限公司关于西

安达刚路面机械股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。

根据《股份转让协议》约定，“股份转让交割完成后，陕鼓集团与李太杰、孙建

西各自持有的达刚路机股份，自交割完成之日起，三十六个月之内除非经对方书

面同意，不得以任何形式对外（指除出让方、受让方外的任何第三方）转让或处

分”。

2014 年 11 月 11 日，公司股东孙建西、李太杰根据《股份转让协议》的约

定，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续，并在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份锁定。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东相关承诺履行情况

2017 年 8 月 23 日，陕鼓集团将其持有的达刚路机股份全部协议转让给桐乡

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），并完成了股份过户手续。因此，

前述约定的股份锁定承诺已无实质意义。

2017 年 9 月 6 日，孙建西、李太杰收到陕鼓集团发来的《关于同意孙建西

及李太杰所持达刚路机限售股份解除限售并上市流通的函》，同意孙建西、李太

杰在前述 36 个月锁定期届满前解除所持有的达刚路机 63,163,472 股限售股份

（其中，孙建西解除 57,908,861 股限售股份，李太杰解除 5,254,611 股限售股

份），并上市流通。

截至公告日，孙建西、李太杰均严格履行了相关承诺，未出现违反法定持股

要求和原有承诺的行为。

2、截至公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加

的股份限售承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，

公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017 年 9 月 15 日；

2、本次解除限售股份数量为 63,163,472 股，占公司股份总数的 29.83%；其

中，解禁日实际可上市流通股份数量为 19,731,076 股，占公司股份总数的 9.32%；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 2 位；

4、股份解除限售及上市流通具体情况。

序号 股东全称
所持限售股份总

数（股）

本次解除限售数

量（股）

本次实际可上市流通

数量（股）
备注

1 孙建西 57,908,861 57,908,861 14,476,465 详见：注

2 李太杰 5,254,611 5,254,611 5,254,611

合  计 63,163,472 63,163,472 19,731,076

注：股东孙建西现任公司董事长，持有公司股份总数为 57,909,861 股（含 1,000 股无限

售流通股），本次解除的限售股份转变为高管锁定股的数量为其所持公司股份总数的 75%，

即 43,432,396 股（其中，2015 年 5 月 21 日因公司斯里兰卡工程项目需要，质押给国家开发

银行股份有限公司陕西省分行的 14,000,000 股股份），故实际可上市流通股份数量为

14,476,465 股。

四、公司股本变动情况

 本次变动前 本次变动增减 本次变动后

数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例

一、限售条件流通

股（或非流通股）
63,918,122 30.19% 43,432,396 63,163,472 44,187,046 20.87%

高管锁定股 754,650 0.36% 43,432,396 0 44,187,046 20.87%

首发后限售股 63,163,472 29.83% 0 63,163,472 0 0%

二、无限售条件流

通股
147,815,878 69.81% 19,731,076 0 167,546,954 79.13%

三、总股本 211,734,000 100%   211,734,000 100%

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请表；

2、股本结构表和限售股份明细表；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

 西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

                                          二〇一七年九月十二日