证券代码：002610         证券简称：爱康科技         公告编号：2017-130

江苏爱康科技股份有限公司

 关于非公开发行限售股解禁的提示性公告

重要内容提示：

1、本次限售股上市流通数量为 51,200,000 股，占公司股本总额的 1.14%。

2、本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 25 日（星期一）。

一、 本次限售股上市概况

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：

2014 年 8 月 13 日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”、或

“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康科技股份

有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】807 号），核准本公司非公

开发行人民币普通股（A 股）股票：不超过 12,500 万股。公司于 2014 年 8 月采

用询价发行方式非公开发行人民币普通股（A 股）6,250 万股。

3、非公开发行限售股股份登记情况：

2014 年 8 月 29 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2014】

33010007 号验资报告。根据验资报告，截止 2014 年 8 月 29 日止，本公司募集

资金总额为人民币 1,000,000,000 元，扣除与发行有关的费用 30,399,000 元，实

际募集资金净额为人民币 969,601,000 元。

本次非公开发行新增股份已于 2014 年 9 月 11 日在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

本次上市流通的限售股为公司非公开发行的部分股份，数量为 6,400,000 股

（经 2014 年、2016 年资本公积转增股本后，本次非公开发行股份解除限售的数

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

量为 51,200,000 股，占公司目前总股本的 1.1401%）。根据公司控股股东、实际

控制人邹承慧先生的承诺，其认购的公司非公开发行股份 6,400,000 股限售期为

36 个月，预计可上市流通日期为 2017 年 9 月 24 日。因 2017 年 9 月 24 日为非

交易日，根据《股票上市规则》等相关规定，本次有限售条件的股份上市流通日

将顺延至该日期后的第一个交易日，即 2017 年 9 月 25 日（星期一）。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）2014 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】807 号文核准，公司非公开发

行人民币普通股（A 股）股票 6,250 万股，发行价格为 16.00 元/股，共募集资金

总额为 1,000,000,000 元，扣除发行费用 30,399,000 元后，募集资金净额为

969,601,000 元。

序号 名称 认购股数（万股） 限售期（月） 限售期截止日

1 邹承慧 640 36 2017 年 9 月 24 日

2 华能资本服务有限公司 650 12 2015 年 9 月 24 日

3 周雪钦 650 12 2015 年 9 月 24 日

4 国联安基金管理有限公司 900 12 2015 年 9 月 24 日

5 兴业全球基金管理有限公司 830 12 2015 年 9 月 24 日

6 财通基金管理有限公司 990 12 2015 年 9 月 24 日

7 上投摩根基金管理有限公司 650 12 2015 年 9 月 24 日

8 北京创恒鼎盛科技有限公司 940 12 2015 年 9 月 24 日

 合计 6,250 - -

本次非公开发行完成后，公司的总股本为 362,500,000 股。

（二）2014 年度利润分配

公司于 2015 年 4 月 21 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度

利润分派方案：以截止 2014 年 12 月 31 日总股本 362,500,000 股为基数，以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。以上利润分配方案已于 2015 年 5 月执

行完毕。本次公积金转增后总股本增至 725,000,000 股。邹承慧持有的非公开发

行的部分股份由 6,400,000 股增至 12,800,000 股。

（三）2016 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3125 号文核准，公司非公开发行

人民币普通股（A 股）股票 397,715,400 股，发行价格为 9.63 元/股，共募集资

金总额为 3,829,999,302 元，扣除发行费用 53,207,706.40 元后，募集资金净额为

3,776,791,595.60 元。

序号 名称 认购股数（股） 限售期（月） 限售期截止日

1 江苏爱康实业集团有限公司 39,771,500 36 2019 年 3 月 23 日

2 建信基金管理有限责任公司 39,771,500 12 2017 年 3 月 23 日

3 北信瑞丰基金管理有限公司 39,771,500 12 2017 年 3 月 23 日

4 国寿安保基金管理有限公司 39,771,500 12 2017 年 3 月 23 日

5 信诚基金管理有限公司 39,771,500 12 2017 年 3 月 23 日

6 天治基金管理有限公司 52,647,900 12 2017 年 3 月 23 日

7 上海金元百利资产管理有限公司 40,497,400 12 2017 年 3 月 23 日

8 申万菱信基金管理有限公司 43,925,200 12 2017 年 3 月 23 日

9 深圳天风天成资产管理有限公司 61,787,400 12 2017 年 3 月 23 日

本次非公开发行完成后，公司的总股本为 1,122,715,400 股。

（四）2016 年半年度利润分配

2016 年 9 月 12 日，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了公司 2016

年半年度利润分配方案，以公司现有总股本 1,122,715,400 股为基数，以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 30 股。利润分配方案实施前本公司总股本为

1,122,715,400 股，实施后总股本增至 4,490,861,600 股。公司于 2016 年 9 月 28

日实施完毕 2016 年半年度利润分配。邹承慧持有的 2014 年非公开发行的部分股

份由 12,800,000 股增至 51,200,000 股。

三、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东邹承慧先生作出的承诺如下：

1、2014年9月24日，根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定及爱康

科技2014年非公开发行股票发行方案，邹承慧先生所认购的公司非公开发行的

640万股股份自发行结束之日起36个月内不得转让。其认购款来源合法且符合现

行之法律、法规及中国证监会的有关规定。

2、2013 年 9 月 16 日，邹承慧先生以董事身份作承诺：本人在担任发行人

董事期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；自申

报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占

其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过

50%。

3、2014 年 12 月 9 日，邹承慧先生拟以自身名义自 2014 年 12 月 9 日起六

个月内通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）

增持公司股份不低于公司总股本的 1%，不超过公司总股本的 2%。

4、2015 年 11 月 19 日，公司主要股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国

际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧先生（以下简称“承诺方”）承

诺：

（1）自江苏爱康实业集团有限公司认购的 2016 年非公开发行股票登记至其

名下后 6 个月内，承诺方不卖出其持有的爱康科技的股票；

（2）承诺方违反该承诺，或存在其他“将其持有的该公司的股票在买入后六

个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入”短线交易行为的，由此所得收益归

爱康科技（上市公司）所有。

5、2016 年 1 月 6 日，邹承慧先生及其一致行动人江苏爱康实业集团有限公

司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司（以下简称“承诺方”）承诺：

（1）自承诺书签署之日起半年内，承诺方不减持其持有的爱康科技股票。

（2）承诺方违反该承诺，由此所得收益归爱康科技（上市公司）所有。

6、2016 年 2 月 4 日，凡 2016 年 2 月 4 日——2 月 29 日期间，爱康科技及

其全资或控股子公司、孙公司，及控股股东一致行动人下属企业的全体在职员工

（以上统称“爱康集团”），通过二级市场买入爱康科技股票，连续持有 12 个月以

上并且在职，若因增持爱康科技股票产生的亏损，由邹承慧先生予以补偿；收益

则归员工个人所有。

7、2016 年 9 月 4 日，邹承慧先生针对苏州爱康光电科技有限公司（以下简

称“爱康光电”）对外担保事项出具承诺，若爱康光电为本次交易前的对外担保所

对应银行借款未来存在逾期等需执行担保义务的事项，将全额承担相关担保义务。

（二）截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述

各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市

公司也不存在对其违规担保的情况。

四、 本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份可上市流通时间为 2017 年 9 月 25 日（星期一）。

2. 本次解除限售股份数量为 51,200,000 股，占公司股本总额的 1.14%。

3. 本次申请解除限售股份的股东数量为 1 个。

4. 股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

序

号

限售股份持

有人名称

所持限售股份数量

（股）

本次解除限售股份数

量（股）

本次可上市流通股数占公司

总股本比例（%）
备注

1 邹承慧 104,120,000 51,200,000 1.14
质押：

27,630,000 股

合计 104,120,000 51,200,000 1.14
质押：

27,630,000 股

五、股本结构变动表

本次变动前 本次变动 本次变动后

股份数量（股）

比例

（%）
增加 减少 股份数量（股）

比例

（%）

一、限售条件流通

股/非流通股
263,461,000.00 5.87 0 51,200,000 212,261,000 4.73

首发后限售股 210,286,000.00 4.68 0 51,200,000 159,086,000 3.54

高管锁定股 53,175,000.00 1.18 0 0 53,175,000 1.18

二、无限售流通股 4,227,400,600 94.13 51,200,000 0 4,278,600,600 95.27

其中未托管股数 0 0.00 0 0 0 0

三、总股本 4,490,861,600 100.00 0 0 4,490,861,600 100

六、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）就本

次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；

3、截至本核查报告出具日，爱康科技对本次限售股份相关的信息披露真实、

准确、完整。

西南证券对爱康科技本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市

流通无异议。

七、 备查文件：

1、限售股份上市流通申请表

2、限售股份上市流通申请书

3、股份结构表和限售股份明细表

4、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行限售

股解禁的核查意见

特此公告！

                                            江苏爱康科技股份有限公司董事会

                                               二〇一七年九月二十日