证券代码：002392         证券简称：北京利尔         公告编号： 2017-057

北京利尔高温材料股份有限公司

关于董事、高管减持股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 10 日

披露了《关于董事、高管减持股份预披露公告》（公告编号：2017-027），详见

2017 年 6 月 10 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司董事及高管牛俊高、赵世杰、汪正峰、

张建超计划在公告之日起 15 个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持公

司股份合计不超过 6,538,738 股（占公司总股本的 0.5455%）。公司于 2017 年 9

月 12 日披露了《关于董事、高管减持股份的进展公告》（公告编号：2017-051）。

截至目前，公司董事及高管牛俊高、赵世杰、汪正峰、张建超的股份减持计

划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公

告【2017】9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：

一、已披露的董事及高管减持计划的主要内容

姓名 职务

持有的公

司股票数

量（股）

占公司

总股本

的比例

拟减持公

司股票数

量(股)

占公司

总股本

的比例

拟减持公司股

票数量占其持

有的公司股票

数量比例

牛俊高
常务副董事

长、总裁
48275708 4.0278% 2000000 0.1669% 4.1429%

赵世杰 董事、副总裁 17833600 1.4879% 2362496 0.1971% 13.2474%

汪正峰 董事、副总裁 13276642 1.1077% 1142446 0.0953% 8.6049%

张建超
董事会秘书、

副总裁
9982776 0.8329% 1033796 0.0863% 10.3558%

合计   89368726 7.4563% 6538738 0.5455% 7.3166%

二、本次减持计划的实施进展情况

http://www.cninfo.com.cn/

1、截至本公告日，常务副董事长兼总裁牛俊高先生、董事兼副总裁汪正峰

先生具体减持情况见下表：

姓名 职务 减持时间
减持价格

区间 （元）

减持数

量 （股）

占公司总股

本的比例

牛俊高 常务副董事长、总裁 2017 年 9 月 8 日 7.620 1000000 0.0834%

汪正峰 董事、副总裁 2017 年 9 月 8 日 7.423 572000 0.0477%

2、本次减持后，常务副董事长兼总裁牛俊高先生、董事兼副总裁汪正峰先

生所持股份情况见下表：

姓名 职务

本次减持前持

有的公司股票

数量（股）

占公司总

股本的比

例

本次减持后持

有的公司股票

数量（股））

占公司

总股本

的比例

牛俊高 常务副董事长、总裁 48275708 4.0278% 47275708 3.9444%

汪正峰 董事、副总裁 13276642 1.1077% 12704642 1.0600%

3、董事兼副总裁赵世杰先生、董事会秘书兼副总裁张建超先生尚未实施股

份减持计划。

三、其他相关说明

1、常务副董事长兼总裁牛俊高先生、董事兼副总裁汪正峰先生本次减持计

划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板

上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

法律、法规及规范性文件的规定。

2、常务副董事长兼总裁牛俊高先生、董事兼副总裁汪正峰严格遵守预披露

公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。

3、公司未实施减持的董事及高管将根据市场情况公司、股价情况等决定是

否实施减持计划，减持计划的实施具有不确定性。

4、公司将持续关注部分董事及高管减持计划实施的进展情况，督促实施减

持计划的董事及高管严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度，并及时

履行信息披露义务。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

                                             董 事 会

2017年10月12日