上海韦尔半导体股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大溃漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")股票于2017年10月9 日、10月10日、10月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%, 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人函证确认,截至本公告披露 日,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司经营情况正常,但目前公司股票市盈率为102.74,市净率为12.43, 与电子元件行业上市公司平均水平相比偏高。股价波动异常, 敬请广大投资者注 意投资风险。

一、 股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2017年10月9日、10月10日、10月11日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》规定,属于股票 交易异常波动情形。

二、 公司关注并核实的相关情况

(一)公司筹划的以发行股份购买北京豪威科技有限公司(以下简称"北京豪 威")股权的重大资产重组事项,由于公司预计在预定时间可能无法确定本次重 组方案的股份发行对象,公司于2017年9月24日召开了第四届董事会第十七次会

议,审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》,同意公司终止本次重大资产重组事项,并于2017年9月26日披露了《关于终止重大资产重组的公告》(公告编号:2017-052),公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告及复牌公告后2个月内,不再筹划重大资产重组事项。目前,公司无任何筹划重大资产重组事项的计划或意向,公司后续是否会筹划重大资产重组事项存在重大不确定性,投资者应当注意投资风险。

- (二)经公司自查,公司目前经营正常,公司日常经营不存在重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
- (三)经向控股股东、实际控制人函证确认,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
- (四)近期有多篇媒体报道称,公司实际控制人、董事长虞仁荣已担任北京 豪威董事会董事、CEO。经公司向实际控制人虞仁荣先生及北京豪威核实,2017 年8月16日,经北京豪威董事会审议通过,同意虞仁荣先生担任北京豪威董事, 并于2017年9月20日办理完工商变更登记手续。2017年9月28日,北京豪威召开董 事会决定聘任虞仁荣先生担任北京豪威总经理。北京豪威董事会选举虞仁荣先生 担任董事、总经理的行为属于北京豪威董事会内部决策结果,北京豪威董事会的 决策程序同韦尔股份并无任何直接或间接的关系。

关于新闻媒体中指出的虞仁荣先生股权质押是否用于收购北京豪威股份的问题,公司已在2017年9月15日及2017年9月23日披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》的公告(公告编号:2017-048、2017-051)中说明,虞仁荣先生股票质押回购交易系其本人融资需要,主要用于个人投资。虞仁荣先生股票质押行为无需经公司董事会决策,其个人投资行为与公司无关。

(五)经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东存在 买卖公司股票的情况。 (六)经公司核实,公司股票市盈率为102.74,市净率为12.43,与电子元件行业上市公司平均水平相比偏高。股价波动异常,敬请广大投资者注意投资风险。

三、 董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、 相关风险提示

公司注意到近期公司股价涨幅较大,公司提醒投资者,在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

1、与同行业上市公司业绩比较

公司	2017 年 1-6 月 营业收入 (万元)	2016 年 1-6 月 营业收入 (万元)	本报告期 比上年同 期增减 (%)	2017年1-6月 净利润 (万元)	2016 年 1-6 月 净利润 (万元)	本报告期 比上年同 期增减 (%)
汇顶 科技	183,779.37	121,089.82	51.77	48,197.57	30,405.64	58.52
兆易 创新	93,869.68	65,510.43	43.29	17,944.44	8,990.58	99.59
富瀚微	19,399.50	14,810.48	30.98	5,779.51	5,489.34	5.29
扬杰 科技	68,686.01	54,613.88	25.77	13,534.08	9,792.67	38.21
韦尔 股份	91,452.74	104,470.82	-12.46	5,881.01	6,906.57	-14.85

公司上半年经营业绩情况下滑主要是半导体分销业务受市场大环境的影响, 手机终端客户2016年底备货较大,2017年上半年采购下降所致。与同行业可比上 市公司相比,由于公司与其细分产品类型及应用类型不同,公司上半年业绩表现 并不如列示的可比上市公司。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

2、与同行业上市公司市盈率比较

公司主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计, 以及被动件(包括电阻、电容、电感等)、结构器件、分立器件和IC等半导体产 品的分销业务。充分考虑公司主营业务涉及的设计与分销业务两大体系,公司从两市上市公司中,选取如下9家作为可比上市公司,可比上市公司截至2017年10月11日的市盈率情况如下表:

分类	序号	证券代码	证券简称	2017.10.11
カ矢	12. 2	此分八円	业分间 物	市盈率
	1	300327	中颖电子	53.27
	2	300373	扬杰科技	47.12
 设计	3	300613	富瀚微	81.06
以川	4	300623	捷捷微电	54.09
	5	300661	圣邦股份	54.35
	6	600460	士兰微	87.76
	7	300131	英唐智控	50.00
分销	8	300184	力源信息	52.05
	9	000062	深圳华强	38.57
	10	603501	韦尔股份	102.74
	53.27
	57.59

数据来源: Choice金融终端

从上表数据可见,截至2017年10月11日,可比同行业上市公司市盈率平均值为57.59,市盈率中位值为53.27;公司股票10月11日收盘价为32.46元,市盈率为102.74倍,公司市盈率较可比上市公司市盈率中位值及平均值明显偏高。公司提醒投资者,在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

3、新产品开发风险

公司作为一家进行自主研发的IC设计公司,持续开发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段。公司坚持以市场为导向,注重新产品开发和技术升级并加以充分的市场论证,使得公司新产品投放取得了较好的效果。但随着市场竞争的不断加剧,半导体产品生命周期的缩短,如公司不能及时准确的把握市场需求,将导致公司新产品不能获得市场认可,对公司市场竞争力产生不利影响。

4、代理权到期不能续约的风险

公司半导体分销业务主要为授权代理分销,随着移动通信等电子类产品市场的兴起,公司分销业务规模扩张迅速。目前,公司主要代理光宝、松下、南亚、

乾坤、国巨、Molex等知名半导体生产厂商的产品,若上述原厂改变代理政策,在公司代理权到期后取消与公司的合作关系导致公司代理权到期不能续约,将对公司的经营业绩产生不利影响。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2017年10月12日