1

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码：603716          证券简称：塞力斯          公告编号：2017-090

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份计划的更正公告

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月

12 日在上海证券交易所网站披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公

告》，根据证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告

〔2017〕9 号），《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规等规定，因

传化控股集团有限公司计划减持的股份于 2017 年 10 月 31 日起解除限售，现将

公告中的减持期间更正如下：

更正前：

减持期间：本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内实施。

更正后：

减持期间：2017 年 10 月 31 日起 15 个交易日后的 3个月内实施。

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 13 日