证券代码：600664       证券简称：哈药股份        编号：临 2017-040

哈药集团股份有限公司

重大资产重组停牌前股东持股情况公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”或“公司”）

控股子公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“人民同

泰”）正在筹划资产购买的重大事项，经与有关各方论证和协商，该

事项对人民同泰构成了重大资产重组，对本公司也构成重大资产重组。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，

经公司申请，公司股票自 2017 年 10 月 19 日起继续停牌。详见公司

于 2017 年 10 月 19 日发布的《哈药集团股份有限公司重大资产重组

停牌公告》（临 2017-039 号）。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》

的有关规定，公司现将停牌前一交易日的前十名股东和前十名流通股

股东的名称及持股数量、股东总人数等相关情况披露如下：

公司股东总数（户） 101,029

前十名股东持股情况

股东名称 持股数量（股）
占总股本比

例（%）

哈药集团有限公司 1,173,173,885 46.00

中国证券投资者保护基金有限责任公司 55,725,125 2.18

中央汇金资产管理有限责任公司 48,833,200 1.91

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－

CT001 沪
42,756,762 1.68

哈尔滨天翔伟业投资有限公司 33,300,058 1.31

浙江省财务开发公司 23,883,418 0.94

新时代信托股份有限公司－新时代信托·丰金 476号证券投资

集合资金信托计划
18,490,480 0.72

中国证券金融股份有限公司 18,070,397 0.71

中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002

沪
16,142,419 0.63

上海城建置业发展有限公司 16,055,000 0.63

前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况

股东名称 持股数量（股）
占流通股比

例（%）

哈药集团有限公司 1,173,173,885 47.06

中国证券投资者保护基金有限责任公司 55,725,125 2.24

中央汇金资产管理有限责任公司 48,833,200 1.96

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－

CT001 沪
42,756,762 1.72

哈尔滨天翔伟业投资有限公司 33,300,058 1.34

浙江省财务开发公司 23,883,418 0.96

新时代信托股份有限公司－新时代信托·丰金 476号证券投资

集合资金信托计划
18,490,480 0.74

中国证券金融股份有限公司 18,070,397 0.72

中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002

沪
16,142,419 0.65

上海城建置业发展有限公司 16,055,000 0.64

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一七年十月二十日