# 徐州科融环境资源股份有限公司 关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,鉴于相关事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22 号——上市公司停复牌业务》等有关规定,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:科融环境,股票代码:300152)已于2017年9月25日(星期一)开市起停牌。公司分别于2017年9月25日(星期一)开市起停牌。公司分别于2017年9月25日、2017年10月9日在中国证监会指定信息披露网站分别发布了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号2017-119)及《重大事项进展公告》(公告编号2017-123)。后经确认,上述事项已达到重大资产重组标准,鉴于相关事项尚存在不确定性,公司于2017年10月16日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号2017-125)。

由于重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善,预计公司无法在首次停牌后 1 个月内披露重组预案。经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:科融环境;证券代码:300152)将于 2017 年 10 月 24 日(星期二)起继续停牌,并预计继续停牌时间

不超过1个月。

一、本次重大资产重组基本情况

## (一) 交易对方

本次重大资产重组涉及的交易对方中,其中一个交易对方可能为 上市公司关联方。公司正与相关方磋商本次重组方案。

## (二) 交易方式

公司拟收购标的公司全部股权或控股权,支付方式初步确定为支付现金。具体交易方式尚在谨慎研究,目前未最终确定。

### (三) 标的资产情况

根据证监会上市公司行业分类指引,本次交易标的资产所属行业均为节能环保行业。

- (四)公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
- 1、公司股票停牌前1个交易日前10名股东持股情况:

序号	持有人名称	持股数量(股)	持有比例 (%)	股份类型
1	徐州丰利科技发展投资有限公司	210280000.00	29. 5	无限售流通股
2	中国工商银行股份有限公司—博 时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF)	11000000.00	1. 54	无限售流通股
3	中国银行股份有限公司一博时逆 向投资混合型证券投资基金	8800054.00	1. 23	无限售流通股
4	戴文	7978506.00	1. 12	无限售流通股
5	中信盈时资产管理有限公司—中 信盈时智明1号资产管理计划	3422198. 00	0. 48	无限售流通股

6	方正东亚信托有限责任公司一方 正东亚•恒升28号证券投资单一 资金信托	3259203. 00	0. 46	无限售流通股
7	沈巨峰	3238300.00	0.45	无限售流通股
8	胡元明	2826000.00	0. 4	无限售流通股
9	黄兰香	2208800.00	0. 31	无限售流通股
10	蒋九明	2087400.00	0. 29	无限售流通股

备注: 持股比例是指占总股本比例

2、公司股票停牌前 1 个交易日前 10 名无限售流通股股东持股

## 情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	持有比例 (%)	股份类型
1	徐州丰利科技发展投资有限公司	210280000.00	29. 5	无限售流通股
2	中国工商银行股份有限公司一博 时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF)	11000000.00	1. 54	无限售流通股
3	中国银行股份有限公司一博时逆 向投资混合型证券投资基金	8800054.00	1. 23	无限售流通股
4	戴文	7978506. 00	1. 12	无限售流通股
5	中信盈时资产管理有限公司一中 信盈时智明1号资产管理计划	3422198. 00	0.48	无限售流通股
6	方正东亚信托有限责任公司一方 正东亚·恒升28号证券投资单一 资金信托	3259203. 00	0.46	无限售流通股
7	沈巨峰	3238300.00	0. 45	无限售流通股
8	胡元明	2826000.00	0. 4	无限售流通股
9	黄兰香	2208800.00	0.31	无限售流通股

10	蒋九明	2087400.00	0. 29	无限售流通股

备注: 持股比例是指占总股本比例

## (五) 停牌期间所开展的主要工作

截至本公告披露之日,公司、重组相关各方正在积极推进本次重组有关的各项工作。公司目前正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。

## 二、申请继续停牌原因及停牌时间

鉴于本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成,相关方案仍未全部确定,方案的商讨和完善所需时间较长,交易具体细节尚需进一步协商、谈判,交易事项仍具有不确定性,涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大,预计尽职调查、审计、评估等相关工作难以在2017年10月24日前完成。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》的规定,经公司向深交所申请,公司股票将于2017年10月24日(星期二)起继续停牌一个月。继续停牌期间,公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。

## 三、承诺事项及风险提示

公司承诺争取于 2017 年 11 月 24 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号一上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。如公司预计逾期未

能在停牌 2 个月内披露重组预案或报告书(草案),但拟继续推进的,公司将召开董事会审议继续停牌议案,并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后 3 个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书(草案)等相关事项,公司将自停牌首日起 3 个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,并承诺自复牌之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

停牌期间,公司将根据重组工作的进展情况及时履行信息披露 义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

> 徐州科融环境资源股份有限公司 董事会 二〇一七年十月二十三日