证券代码：002806         证券简称：华锋股份         公告编号 2017-078

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

持股 5%以上股东股份减持进展公告

持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息

内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下称“公司”“本公司”）于 2017 年 8

月 9 日披露了《持股 5%以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2017-046）。

持股 5%以上的股东广东省科技创业投资公司（以下称“广东科创”）计划自该公

告披露之日起 15 个交易日后的四个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司

股份不超过 2,720,000 股（占本公司总股本比例 2%）。具体内容详见该公告。

2017 年 10 月 30 日，公司接到广东科创《关于减持肇庆华锋电子铝箔股份

有限公司股份进展情况的告知函》。截至 2017 年 10 月 30 日，较上述预披露公告

披露的减持区间已过半，广东科创未在上述减持区间内减持本公司股份。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二日