公告编号: 2018-016

证券代码: 834998 证券简称: 华强电商

主办券商:招商证券

# 深圳华强电子商务股份有限公司 股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、本批次股票解除限售总体情况

本批次股票解除限售数量总额为396,662.00股,占公司总股本的比例是1.55%,可转让时间为2018年6月5日。

#### 二、本次股票解除限售的明细情况

序号	股东姓名或名称	是否为控 股股东或 实际控制 人	董事、监 事、高级 管理人 员任职 情况	截止 2018 年 4月 20 日持 有股票数量 (股)	持股比例	本次解除限 售登记股份 数量(股)
1	冯萍	否	否	533,529	2. 09%	36,666
2	赵洋	否	否	318,235	1. 25%	43,333
3	徐红梅	否	否	217,647	0.85%	33,333
4	阳慧明	否	否	70,000	0. 27%	23,333
5	梁叶	否	否	70,000	0. 27%	23,333
6	彭斌	否	否	70,000	0. 27%	23,333
7	丁群力	否	否	70,000	0. 27%	23,333
8	高军波	否	否	60,000	0. 24%	20,000
9	张德东	否	否	60,000	0. 24%	20,000
10	耿永彬	否	否	60,000	0. 24%	20,000
11	张潇	否	否	50,000	0. 20%	16,666
12	陈超	否	否	40,000	0. 16%	13,333
13	晏顶顶	否	否	40,000	0. 16%	13,333
14	王伟立	否	否	35,000	0. 14%	11,666

公告编号: 2018-016

15	杜放	否	否	30,000	0. 12%	10,000
16	李林	否	否	30,000	0. 12%	10,000
17	高启旭	否	否	15,000	0.06%	5,000
18	娄伟	否	否	15,000	0.06%	5,000
19	李国良	否	否	15,000	0.06%	5,000
20	谭君耀	否	否	15,000	0.06%	5,000
21	伍军华	否	否	15,000	0.06%	5,000
22	何惠娜	否	否	15,000	0.06%	5,000
23	张宇明	否	否	15,000	0.06%	5,000
24	孟海丽	否	否	15,000	0.06%	5,000
25	刘雪平	否	否	15,000	0.06%	5,000
26	余文展	否	否	15,000	0.06%	5,000
27	刘琳燕	否	否	15,000	0.06%	5,000
合计				1,919,411	7. 55%	396,662

## 三、本批次股票解除限售后的股本情况

	股份性质	数量 (股)	百分比
	无限售条件的股份	21,878,174	85. 70%
有限售条	1、高管股份	2,303,188	9. 02%
件的股份	2、个人或基金	1,348,050	5. 28%
	3、其他法人	0	0%
	4、其他	_	_
	有限售条件股份合计	3,651,238	14. 30%
	总股本	25,529,412	100.00%

## 四、其它情况

- (一)在本批次解除限售的股票中,不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份。
- (二)申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺。
- (三)不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形。

(四)不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况。

深圳华强电子商务股份有限公司

董事会

2018年5月31日