证券代码：603680        证券简称：今创集团         公告编号：2018-040

今创集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及相关股东承诺延长

限售股锁定期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）控股股

东、实际控制人俞金坤先生承诺：将其直接持有的全部 128,215,872 股今创集

团首次公开发行限售股（占公司现已发行股份总数的 30.53%）及通过常州易

宏投资有限公司、常州万润投资有限公司间接持有的今创集团首次公开发行限

售股延长锁定期 6 个月至 2021 年 8 月 26 日。

 公司股东常州万润投资有限公司（以下简称“万润投资”）承诺：

将所持有的全部 18,900,000 股今创集团首次公开发行限售股（占公司现已发行

股份总数的 4.50%）延长锁定期 6 个月至 2021 年 8 月 26 日。

 公司股东常州易宏投资有限公司（以下简称“易宏投资”）承诺：

将所持有的全部 17,955,000 股今创集团首次公开发行限售股（占公司现已发行

股份总数的 4.28%）延长锁定期 6 个月至 2021 年 8 月 26 日。

 公司实际控制人戈建鸣先生承诺：将其直接持有的全部 123,187,798

股今创集团首次公开发行限售股（占公司现已发行股份总数的 29.33%）及通

过常州易宏投资有限公司、常州万润投资有限公司间接持有的今创集团首次公

开发行限售股延长锁定期 6 个月至 2021 年 8 月 26 日。

一、控股股东、 实际控制人俞金坤先生及其控制的万润投资、易宏投资，

以及实际控制人戈建鸣先生首次公开发行股票相关承诺情况

公司首次公开发行股票时，公司控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制

的万润投资、易宏投资，以及实际控制人戈建鸣先生承诺：“自公司股票上市交

易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有

的公司股份，也不由公司回购该等股份。如果公司股票上市之日起六个月内连续

二十个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，

则持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。如遇除权除息

事项，前述发行价作相应调整。”

二、俞金坤先生、戈建鸣先生、万润投资及易宏投资的承诺履行情况

截至 2018 年 7 月 16 日收市后，公司股价存在连续 20 个交易日收盘价低于

公司首次公开发行股票发行价 32.69 元/股的情况，触发上述承诺的履行条件。

公司于 2018 年 7 月 17 日分别收到公司控股股东、实际控制人俞金坤先生及

其控制的万润投资、易宏投资及实际控制人戈建鸣先生出具的《关于延长所持今

创集团首次公开发行限售股锁定期的承诺函》，具体情况如下：

（一）公司控股股东、实际控制人俞金坤先生承诺内容如下：

“将本人直接持有的全部 128,215,872 股今创集团首次公开发行限售股及通

过易宏投资、万润投资间接持有的今创集团首次公开发行限售股延长锁定期 6

个月，即自 2021 年 2 月 27 日起延长至 2021 年 8 月 26 日。在延长的锁定期内，

本人对所持的上述股份不予出售或转让，如有因公司转增股本、送红股等情况而

增加股份的，增加的公司股份同时遵照上述锁定期的承诺进行锁定。如违反上述

承诺擅自减持、违规转让公司股份的，擅自减持、违规转让所得归公司所有，如

未将擅自减持、违规转让所得上交公司，则今创集团扣留应付本人现金分红中与

擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。”

（二）公司股东万润投资承诺内容如下：

“将所持有的全部 18,900,000 股今创集团首次公开发行限售股延长锁定期 6

个月，即自 2021 年 2 月 27 日起延长至 2021 年 8 月 26 日。在延长的锁定期内，

本公司对所持的上述股份不予出售或转让，如有因今创集团转增股本、送红股等

情况而增加股份的，增加的今创集团股份同时遵照上述锁定期的承诺进行锁定。

如违反上述承诺擅自减持、违规转让今创集团股份的，擅自减持、违规转让所得

归今创集团所有，如未将擅自减持、违规转让所得上交今创集团，则今创集团扣
留应付本公司现金分红中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。”

（三）公司股东易宏投资承诺内容如下：

“将所持有的全部 17,955,000 股今创集团首次公开发行限售股延长锁定期 6

个月，即自 2021 年 2 月 27 日起延长锁定期至 2021 年 8 月 26 日。在延长的锁

定期内，本公司对所持的上述股份不予出售或转让，如有因今创集团转增股本、

送红股等情况而增加股份的，增加的今创集团股份同时遵照上述锁定期的承诺进

行锁定。如违反上述承诺擅自减持、违规转让今创集团股份的，擅自减持、违规

转让所得归今创集团所有，如未将擅自减持、违规转让所得上交今创集团，则今

创集团扣留应付本公司现金分红中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。”

（四）公司实际控制人戈建鸣先生承诺内容如下：

“将本人直接持有的全部 123,187,798 股今创集团首次公开发行限售股及通

过易宏投资、万润投资间接持有的今创集团首次公开发行限售股延长锁定期 6

个月，即自 2021 年 2 月 27 日起延长至 2021 年 8 月 26 日。在延长的锁定期内，

本人对所持的上述股份不予出售或转让，如有因公司转增股本、送红股等情况而

增加股份的，增加的公司股份同时遵照上述锁定期的承诺进行锁定。如违反上述

承诺擅自减持、违规转让公司股份的，擅自减持、违规转让所得归公司所有，如

未将擅自减持、违规转让所得上交公司，则今创集团扣留应付本人现金分红中与

擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。”

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 18 日