证券代码：600745             证券简称：闻泰科技           公告编号：临 2018-076

闻泰科技股份有限公司

关于股东签署股份转让协议的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于股份出让方减持，股份受让方增持，均未触及要约收购

 本次股份转让未使公司控股股东及实际控制人发生变化

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 21 日披露了《关于股东签

署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：临 2017-086），股东西藏中茵集团有限公司（原

名为苏州中茵集团有限公司，以下简称“西藏中茵”）与云南融智资本管理有限公司（以下简

称“云南融智”）于 2017 年 12 月 19 日签署了《西藏中茵集团有限公司与云南融智资本管理

有限公司关于闻泰科技股份转让协议》（以下简称“原股份转让协议”），约定西藏中茵将其所

持公司无限售流通股 50,000,000 股转让给云南融智，截至本公告披露日，该股份转让尚未

过户。

2018 年 9 月 17 日，公司接到通知，2018 年 9 月 14 日，经过西藏中茵与云南融智双方

协商，原股份转让协议已经解除。同时，西藏中茵与云南省城市投资建设集团有限公司（以

下简称“云南省城投”）签署了《关于闻泰科技股份转让协议》（以下简称“本股份转让协议”），

约定西藏中茵将其所持公司无限售流通股 50,000,000 股转让给云南省城投。

一、本次权益变动的基本情况

 股份转让前 股份转让后

直接持股数量

（股）
持股比例

直接持股数量

（股）
持股比例

西藏中茵 50,018,401 7.8489% 18,401 0.0029%

云南省城投 0 0% 50,000,000 7.8460%

云南省城投间接控股云南融智，截至本公告披露日，云南融智持有公司无限售流通股

31,863,321 股，占公司股份的 5%。故本次股份转让后，云南省城投将直接或者间接持有闻

泰科技无限售流通股股份 81,863,321 股，占闻泰科技总股本的 12.846%，为闻泰科技持股 5%

以上股东。

二、交易各方介绍

（一）股份出让方介绍

1、西藏中茵

公司名称 西藏中茵集团有限公司

法定代表人 高建荣

注册资本 1 亿元人民币

成立日期 2003 年 8 月 21 日

注册地点 拉萨市曲水县中小企业孵化基地 301-B001 号

统一社会信用代码 9154012MA6T1WQB2T

企业性质 有限公司

经营范围

对房地产、宾馆、纺织、电子及通信设备的投资；销售纺织

原料（不含棉花、蚕茧）、化工原料（不含危险品）、金属材

料。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营此

项目】

股东情况

高建荣：持股比例为 60%

冯飞飞：持股比例为 40%

（二）股份受让方介绍

1、云南省城投

公司名称 云南省城市建设投资集团有限公司

法定代表人 许雷

注册资本 414,221.440000 万元人民币

成立日期 2005 年 4 月 28 日

注册地点 云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

统一社会信用代码 915301007726970638

企业性质 有限公司

经营范围

城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水

及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；

城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小

城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、

地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投

资建设；保险、银行业的投资；自有房屋租赁（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况

云南省国资委持有 56.21%股权，云南省国有资本运营有限

公司持有 40%股权，云南省建设投资控股集团有限公司持

有 3.79%股权。

三、股份转让协议的主要内容

（一）协议当事人

甲方（出让方）：西藏中茵集团有限公司

乙方（受让方）：云南省城市建设投资集团有限公司

（二）转让标的

西藏中茵向云南省城投协议转让其所持有的闻泰科技无限售流通股 50,000,000 股，约占

闻泰科技总股本的 7.846%。

（三）转让价款及支付

1、经甲乙双方协商确定，本次标的股份协议转让的单价为人民币 30.5 元/股，协议转让

总价款为人民币人民币壹拾伍亿贰仟伍佰万元整（¥1,525,000,000 元）。

2、上述协议转让总价款，由云南省城投按以下方式向西藏中茵支付：

（1）本协议签署并生效后 3 个工作日内（包含当日），云南省城投应将人民币贰亿元整

（¥200,000,000 元）标的股份转让款项支付至西藏中茵指定账户;

（2）在 2018 年 9 月 15 日前（包含当日）且上海证券交易所确认本次股份转让事宜合

规性之日起 2 个工作日内，云南省城投应将人民币贰亿伍仟柒佰伍拾万元（¥ 257,500,000.00

元）标的股份转让款项支付至西藏中茵指定账户，该笔款项支付宽限期为 15 日。

（3）在 2018 年 10 月 30 日前且西藏中茵将标的股票过户至云南省城投名下后 30 日内

（包含当日），云南省城投应将剩余标的股份转让款项人民币壹拾亿陆仟柒佰伍拾万元

（¥ 1,067,500,000.00 元）支付至西藏中茵指定账户。

（四）协议生效

本协议自甲、乙双方加盖公章及双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章，

且云南省城投取得国资监管部门相关备案文件之日起生效。

四、本次交易的影响

本次权益变动前，西藏中茵持有公司 50,018,401 股，占公司股份总数的 7.8489%；云南

省城投未直接持有公司股份。

本次权益变动后，西藏中茵将持有公司 18,401 股，占公司股份总数的 0.0029%；云南

省城投将直接持有公司 50,000,000 股，占公司股份总数的 7.8460%，且云南省城投间接控股

云南融智，截至本公告披露日，云南融智持有公司无限售流通股 31,863,321 股，占公司股份

的 5%。故本次股份转让后，云南省城投将直接或者间接持有公司无限售流通股股份

81,863,321 股，占公司股份总数的 12.846%，为公司持股 5%以上股东。

云南省城投出于长期看好公司未来发展前景，看重公司长期的成长性和投资收益受让公

司股份。本次股份转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不存在损害上市公司

及其他股东利益的情形。

五、所涉及后续事项

上述权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。根据相关规定，相关方编制

了《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《简式权益变动报告书》。公司将密切

关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

本次股份转让过户手续将于股份转让协议生效且相关各方信息披露义务履行完毕后向

上海证券交易所、中国证券结算有限责任公司上海分公司申请办理。公司将持续关注上述股

份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

六、风险提示

本次股份转让存在可能因违约、未取得审批手续或不可抗力等原因，导致转让不能完成

的风险。如股份转让不能顺利完成，本公司将根据股东通知及时履行信息披露义务。敬请投

资者注意风险。

七、备查文件

（一）《西藏中茵集团有限公司与云南省城市建设投资集团有限公司关于闻泰科技股份

转让协议》；

（二）《西藏中茵集团有限公司与云南融智资本管理有限公司股份转让协议之补充协议》

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月十八日