宋城演艺发展股份有限公司

1

证券代码：300144          证券简称：宋城演艺        公告编号：2018-038

宋城演艺发展股份有限公司

关于公司股东股份变动暨承诺未来十二个月内不减持

公司股份的公告

2018 年 9 月 19 日，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到

公司股东刘岩先生的通知，截止 2018 年 9 月 19 日，刘岩先生通过深圳证券交易

所大宗交易方式减持公司股份共计 5,441,828 股，占公司总股本的 0.37%。本次

减持后，刘岩持有公司股份 51,655,845 股，占公司总股本比例为 3.56%。

同时，公司收到刘岩先生《关于未来十二个月内不减持公司股份的承诺函》，

承诺未来十二个月内不减持公司股份。承诺具体内容：

基于对公司未来发展前景的信心和价值判断，刘岩先生作出不减持承诺，具

体承诺内容如下：自 2018 年 9 月 20 日起十二个月内不减持本人持有的宋城演艺

的股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定

的方式增持的宋城演艺的股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归宋城演艺

所有。

公司董事会将督促刘岩先生严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以

及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

备查文件：刘岩先生出具的《关于未来十二个月内不减持公司股份的承诺函》。

宋城演艺发展股份有限公司

董  事  会

                                           二〇一八年九月二十日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。