证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2018-072

大连百傲化学股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于持股 5%以上股东减持，不触及要约收购。

 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、 本次权益变动的基本情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 07 日收到

股东 TRICELL（H.K.）LIMITED（以下简称“三联林业”）的减持通知，三联林业

因资金需求于 2018 年 12 月 07 日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式

减持公司股票 940,400 股，公司控股股东大连通运投资有限公司（以下简称“通

运投资”和大连三鑫投资有限公司（以下简称“三鑫投资”）分别受让 470,200

股。减持后三联林业持有公司股票 9,333,778 股，占公司总股本的 4.999988%，

通运投资和三鑫投资分别持有公司股票 54,603,534 股，分别占公司总股本的

29.250431%。

（一）本次权益变动基本情况

三联林业因资金需求于 2018 年 12 月 07 日通过上海证券交易所交易系统以

大宗交易方式减持公司股票 940,400 股，占公司总股本的 0.503761%。

（二）本次权益变动后持股情况

股东名称 减持前 减持后

持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例

三联林业 10,274,178 5.503749% 9,333,778 4.999988%

通运投资 54,133,334 28.998550% 54,603,534 29.250431%

三鑫投资 54,133,334 28.998550% 54,603,534 29.250431%

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化；

2、本次权益变动的报告书详见公司同日发布于上海证券报、中国证券报、

证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连百傲化

学股份有限公司简式权益报告书》。

3、三联林业计划自 2018 年 6 月 29 日至 2018 年 12 月 29 日通过证券交易所

集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份共计不超过 3,990,000

股，即不超过公司股份总数的 2.99%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在

任意连续90日内减持的股份数不超过1,330,000股，即不超过公司总股本的1%；

通过大宗交易减持的，在任意连续 90 日内减持的股份数不超过 2,660,000 股，

即不超过公司总股本的 2%。前述减持计划的具体情况详见公司于 2018 年 6 月 7

日发布的《大连百傲化学股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公

告编号 2018-036）。公司 2017 年年度权益分派每 10 股转增 4股后，减持计划通

过竞价交易减持的股份变更为 1,862,000 股，通过大宗交易减持的股份变更为

3,724,000 股。上述减持计划将于 2018 年 12 月 29 日到期，截止本公告发布之

日，三联林业通过竞价交易减持 925,822 股，尚有 936,178 股未减持；通过大宗

交易减持 940,400 股，尚有 2,7836,00 股未减持。三联林业拟在减持计划到期前

通过大宗交易继续减持公司股份。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2018 年 12 月 08 日