公告编号：2018-023

证券代码：833577        证券简称：欧林生物        主办券商：英大证券

成都欧林生物科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 4,127,800 股，占公司总股本 2%，可转让时间

为 2018 年 12 月 18 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序

号

股东姓

名或名

称

是否为控股

股东、实际

控制人或其

一致行动人

董事、监事、

高级管理人

员任职情况

本次解限售

原因

本次解除

限售登记

股票数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未解

除限售

的股票

数量

1 陈爱国 否 无
D 自愿限售

解除限售
934,500 0.4543% 0

2 张渝 否 无
D 自愿限售

解除限售
615,800 0.2994% 0

3 邹龙 否 无
D 自愿限售

解除限售
500,000 0.2431% 0

4

泰昌集

团有限

公司

否 无

D 自愿限售

解除限售 446,300 0.2170% 0

5 王保林 否 无
D 自愿限售

解除限售
326,600 0.1588% 0

6 辛懿 否 无
D 自愿限售

解除限售
213,700 0.1039% 0

7 钟钢 否 无
D 自愿限售

解除限售
129,000 0.0627% 0

8 童雯雯 否 无
D 自愿限售

解除限售
96,200 0.0468% 0

9 陈文 否 无
D 自愿限售

解除限售
81,600 0.0397% 0

10 项丽 否 无
D 自愿限售

解除限售
80,200 0.0390% 0

11 阮绿山 否 无
D 自愿限售

解除限售
75,000 0.0365% 0

12 奚正强 否 无
D 自愿限售

解除限售
74,000 0.0360% 0

13 刘力田 否 无
D 自愿限售

解除限售
74,000 0.0360% 0

14 黄珂 否 无
D 自愿限售

解除限售
71,800 0.0349% 0

15 吴文凯 否 无
D 自愿限售

解除限售
71,600 0.0348% 0

16 曾景平 否 无
D 自愿限售

解除限售
71,300 0.0347% 0

17 杨杰 否 无
D 自愿限售

解除限售
67,900 0.0330% 0

18 毛明川 否 无
D 自愿限售

解除限售
59,400 0.0289% 0

19 胡波 否 无
D 自愿限售

解除限售
49,400 0.0240% 0

20 卢树丰 否 无 D 自愿限售 37,000 0.0180% 0

解除限售

21 唐泽仪 否 无
D 自愿限售

解除限售
32,600 0.0158% 0

22

成都聚

交锦和

商贸有

限公司

否 无

D 自愿限售

解除限售
10,000 0.0049% 0

23 江静 否 无
D 自愿限售

解除限售
9,900 0.0048% 0

合计 - 4,127,800 2.0070% 0

自愿限售解除情况说明

2016 年 8 月 22 日，公司披露《股票发行方案》，对公司原有股东樊钒等 33

名股东进行股份发行，本次发行限售安排及自愿锁定如下：“由公司董事、监事、

高级管理人员认购的本次发行新增股份，根据《中华人民共和国公司法》、全国

股转系统《限售解限售业务指导》 相关规定，对新增股票数额的 75%进行限售，

25%为无限售的人民币普通股。本次发行经全国中小企业股份转让系统备案后，

可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

经与本次股票发行认购对象协商确认，所有本次认购对象均签署 《自愿锁

定承诺》，承诺自取得本次发行股票后 24 个月内不减持所取得股票。”

公司 2016 年 12 月 6 月完成股票发行，至 2018 年 12 月 6 日期满 24 个月。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 175,749,737 85.45%

有限售条件的

股份

1、高管股份 29,930,263 14.55%

2、个人或基金 0 0%

3、其他法人 0 0%

4、其他 0 0%

有限售条件股份合计 29,930,263 14.55%

总股本 205,680,000 100%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份

成都欧林生物科技股份有限公司

董  事  会

2018 年 12 月 13 日