公告编号：2019-001

证券代码：831592        证券简称：北方嘉科        主办券商：光大证券

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 12,288,450 股，占公司总股本 11.80%，可转

让时间为 2019 年 1 月 23 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号

股东姓

名或名

称

是否为控股

股东、实际

控制人或其

一致行动人

董事、监

事、高级管

理人员任

职情况

本次解

限售原

因

本次解除

限售登记

股票数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未解

除限售

的股票

数量

1 马金良 否 无

D 自愿

限售解

除限售

60,000 0.0576% 0

2 梁媛媛 否 无

D 自愿

限售解

除限售

30,000 0.0288% 0

3 王磊 否 无

D 自愿

限售解

除限售

72,000 0.0692% 0

4 田洪涛 否 无
D 自愿

限售解
24,000 0.0231% 0

除限售

5 刘玉生 否 无

D 自愿

限售解

除限售

60,000 0.0576% 0

6 窦文 否 无

D 自愿

限售解

除限售

36,000 0.0346% 0

7 李翠娟 否 无

D 自愿

限售解

除限售

72,000 0.0692% 0

8 王凤明 否 无

D 自愿

限售解

除限售

30,000 0.0288% 0

9 齐山山 否 无

D 自愿

限售解

除限售

18,000 0.0173% 0

10 徐克友 否 无

D 自愿

限售解

除限售

360,000 0.03458% 0

11 张晶晶 否 无

D 自愿

限售解

除限售

18,000 0.0173% 0

12 王恩杰 否 副总经理

B 董事、

监事、

高级管

理人员

每年解

除限售

15,000 0.0144% 45,000

13 胡伟欣 否 无 D 自愿 12,000 0.0115% 0

限售解

除限售

14 白海军 否 无

D 自愿

限售解

除限售

30,000 0.0288% 0

15 梁旭 否 无

D 自愿

限售解

除限售

12,000 0.0115% 0

16 姚林娜 否 离职高管

C 离职

董事、

监事、

高级管

理人员

解除限

售

144,000 0.1383% 0

17 曹文燕 否 无

D 自愿

限售解

除限售

120,000 0.1153% 0

18 刘良民 否 无

D 自愿

限售解

除限售

18,000 0.0173% 0

19 王荣 否 无

D 自愿

限售解

除限售

60,000 0.0576% 0

20 王贺佳 否 无

D 自愿

限售解

除限售

36,000 0.0346% 0

21 屠明涛 否 无
D 自愿

限售解
24,000 0.0231% 0

除限售

22 董丽丽 是 董事长

B 董事、

监事、

高级管

理人员

每年解

除限售

2,796,750 2.6863%
12,808,6

50

23 刘国辉 否 无

D 自愿

限售解

除限售

60,000 0.0576% 0

24 张国华 否 无

D 自愿

限售解

除限售

66,000 0.0634% 0

25 高华海 否 职工监事

B 董事、

监事、

高级管

理人员

每年解

除限售

9,000 0.0086% 54,000

26 张涛 否 无

D 自愿

限售解

除限售

12,000 0.0115% 0

27 周世媛 否 无

D 自愿

限售解

除限售

12,000 0.0115% 0

28 孙全喜 否 无

D 自愿

限售解

除限售

48,000 0.0461% 0

29 袁立侠 否 无 D 自愿 12,000 0.0115% 0

限售解

除限售

30 李建龙 否 无

D 自愿

限售解

除限售

24,000 0.0231% 0

31 李守祥 否 无

D 自愿

限售解

除限售

12,000 0.0115% 0

32 屠明广 否 无

D 自愿

限售解

除限售

60,000 0.0576% 0

33 辛尧 否 无

D 自愿

限售解

除限售

120,000 0.1153% 0

34 陈西鹤 否 无

D 自愿

限售解

除限售

18,000 0.0173% 0

35 来风玲 否 无

D 自愿

限售解

除限售

120,000 0.1153% 0

36 田锁庄 是 董事

B 董事、

监事、

高级管

理人员

每年解

除限售

6,275,700 6.0278%
29,710,0

20

37 王昱 否 无

D 自愿

限售解

除限售

36,000 0.0346% 0

38 纪永昌 否 无

D 自愿

限售解

除限售

120,000 0.1153% 0

39 张洪山 否 无

D 自愿

限售解

除限售

96,000 0.0922% 0

40 杨鹏飞 否 无

D 自愿

限售解

除限售

42,000 0.0403% 0

41 吕长伟 否 无

D 自愿

限售解

除限售

12,000 0.0115% 0

42 宁宝伦 否 无

D 自愿

限售解

除限售

60,000 0.0576% 0

43 唐黎兵 否 离职高管

C 离职

董事、

监事、

高级管

理人员

解除限

售

360,000 0.3458% 0

44 邢立平 否 无

D 自愿

限售解

除限售

240,000 0.2305% 0

45 马瑶瑶 否 无

D 自愿

限售解

除限售

48,000 0.0461% 0

46 张占伟 否 无 D 自愿 120,000 0.1153% 0

限售解

除限售

47 吕文敬 否 无

D 自愿

限售解

除限售

12,000 0.0115% 0

48 赵超 否 无

D 自愿

限售解

除限售

60,000 0.0576% 0

49 刘凯 否 无

D 自愿

限售解

除限售

36,000 0.0346% 0

50 许赶良 否 无

D 自愿

限售解

除限售

84,000 0.0807% 0

51 臧庆碧 否 离职高管

C 离职

董事、

监事、

高级管

理人员

解除限

售

12,000 0.0115% 0

52 翟兰静 否 无

D 自愿

限售解

除限售

18,000 0.0173% 0

53 邱良 否 无

D 自愿

限售解

除限售

36,000 0.0346% 0

合计
- 12,288,45

0
11.8031%

42,617,6

70

自愿限售解除情况说明

自愿限售约定内容：自挂牌之日起，限售满 12 个月可以解限售。

本次解限售原因：公司于 2015 年度进行了定向发行及权益分派，股东徐克友、

邢立平、来风玲、辛尧、纪永昌、曹文燕、张占伟、张洪山、许赶良、王磊、李

翠娟、张国华、宁宝伦、刘国辉、赵超、马金良、刘玉生、屠明广、王荣、孙全

喜、马瑶瑶、杨鹏飞、邱良、刘凯、窦文、王昱、王贺佳、王凤明、白海军、梁

媛媛、屠明涛、田洪涛、李建龙、刘良民、翟兰静、齐山山、陈西鹤、张晶晶、

袁立侠、李守祥、周世媛、吕长伟、胡伟欣、张涛、梁旭、吕文敬共 46 人在获

得发行股份后承诺自愿限售 12 个月，截止目前锁定期限已满。本次解限售股份

为上述股东股东所持限售股份的 100%。

以上人员均不存在提前解除限售的情况。

其他特别情况：无。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 61,257,330 58.84%

有限售条件的

股份

1、高管股份 42,854,670 41.09%

2、个人或基金 0 0.07%

3、其他法人 0 0.00%

4、其他 0 0.00%

有限售条件股份合计 42,854,670 41.16%

总股本 104,112,000 100.00%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日