关于华金鸿腾2号集合资产管理计划开放期的公告
尊敬的投资者：

华金鸿腾2号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于2018年12月26日成立，本集合计划合同变更已于2019年3月22日生效。根据新合同的约定：“本集合计划自成立之日每月开放一次，委托人可在开放期内办理参与或退出业务，具体开放安排以管理人公告为准。每一笔赎回份额需满足锁定期满6个月（含）的条件后方可在开放日申请退出。”。

现根据合同约定，本月开放期安排如下：
一、开放期间：2019年5月27日（含）至2019年5月31日（含）。
二、本次开放期间可以办理参与业务。
三、参与价格由参与当日本集合计划的单位净值决定。

特此公告。

华金证券股份有限公司
2019年5月20日