证券代码：300435         证券简称：中泰股份        公告编号：2019-052

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于公司部分董事、监事、高级管理人员股份减持进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日披

露了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于部分董事、高管减持股份预披露的公

告》（公告编号：2019-021），公司董事章有虎、王晋、张国兴、钟晓龙、陈环

琴，监事俞晓良、俞富灿，董事会秘书周娟萍计划自公告发布之日起15个交易日

后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份，合计减持不超过

3,485,560股（占公司总股本比例不超过1.3970%），具体内容详见该公告。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减

持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减

持进展情况,现将有关情况公告如下：

一、减持计划的实施进展情况

1.截至2019年7月15日，公司副董事长、总经理章有虎，董事会秘书周娟萍

未通过任何方式减持本公司股份。

2. 公司董事王晋自2019年4月16日起至2018年7月15日期间，因个人资金需

要通过集中竞价交易方式减持公司股份100,000股，占公司总股本的0.0401%，占

承诺减持股份数的43.99%。

3. 公司董事钟晓龙自2019年4月16日起至2018年7月15日期间，因个人资金

需要通过集中竞价交易方式减持公司股份50,000股，占公司总股本的0.0200%，

占承诺减持股份数的31.69%。

4. 公司董事张国兴自2019年4月16日起至2018年7月15日期间，因个人资金

需要通过集中竞价交易方式减持公司股份100,700股，占公司总股本的0.0404%,

占承诺减持股份数的54.65%。

5. 公司董事陈环琴自2019年4月16日起至2018年7月15日期间，因个人资金

需要通过集中竞价交易方式减持公司股份55,250股，占公司总股本的0.0221%，

占承诺减持股份数的84.67%。

6. 公司监事俞晓良自2019年4月16日起至2018年7月15日期间，因个人资金

需要通过集中竞价交易方式减持公司股份103,000股，占公司总股本的0.0413%，

占承诺减持股份数的99.39%。

7.公司监事俞富灿自2019年4月16日起至2019年7月15日期间，因个人资金需

要通过集中竞价交易方式减持公司股份86,910股，占公司总股本的0.0348%，占

承诺减持股份数的100.00%。

具体情况如下：

（1）股东减持股份情况

股东姓名 减持方式 减持日期

减持股数

（股）

减持价格区间（元

/股）

占总股本比例

章有虎 尚未减持

王晋 集中竞价 2019.4.30  100,000  18.96 0.0401%

钟晓龙 集中竞价 2019.4.30  50,000  18.96 0.0200%

张国兴 集中竞价 2019.4.30  100,700  18.367 0.0404%

陈环琴 集中竞价

2019.4.29  45,250  17.689 0.0181%

2019.4.30  10,000  17.76 0.0040%

俞晓良 集中竞价 2019.4.29  103,000  17.816 0.0413%

俞富灿 集中竞价 2019.4.29  86,910  18.227 0.0348%

周娟萍 尚未减持

合计 495,860 - 0.1987%

（2）股东减持前后持股变化

股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

章有虎

合计持有股份 24,705,882  9.9020% 24,705,882  9.9020%

其中：无限售条件股份  3,741,176  1.4995%  3,741,176  1.4995%

有限售条件股份 20,964,706  8.4026% 20,964,706  8.4026%

王晋

合计持有股份 909,271 0.3644% 809,271 0.3244%

其中：无限售条件股份 227,318 0.0911% 127,318 0.0510%

有限售条件股份 681,953 0.2733% 681,953 0.2733%

钟晓龙

合计持有股份 631,175 0.2530% 581,175 0.2329%

其中：无限售条件股份 157,794 0.0632% 107,794 0.0432%

有限售条件股份 473,381 0.1897% 473,381 0.1897%

张国兴

合计持有股份 737,011 0.2954% 636,311 0.2550%

其中：无限售条件股份 184,253 0.0738% 83,553 0.0335%

有限售条件股份 552,758 0.2215% 552,758 0.2215%

陈环琴

合计持有股份 261,000 0.1046% 205,750 0.0825%

其中：无限售条件股份 65,250 0.0262% 10,000 0.0040%

有限售条件股份 195,750 0.0785% 195,750 0.0785%

俞晓良

合计持有股份 414,541 0.1661% 311,541 0.1249%

其中：无限售条件股份 103,635 0.0415% 635 0.0003%

有限售条件股份 310,906 0.1246% 310,906 0.1246%

俞富灿

合计持有股份 347,641 0.1393% 260,731 0.1045%

其中：无限售条件股份 86,910 0.0348% - 0.0000%

有限售条件股份 260,731 0.1045% 260,731 0.1045%

周娟萍

合计持有股份 763,382 0.3060% 763,382 0.3060%

其中：无限售条件股份 190,846 0.0765% 190,846 0.0765%

有限售条件股份 572,536 0.2295% 572,536 0.2295%

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干

规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减

持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。

3、公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理

结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

4、本次减持的时间区间内，公司正在进行重大资产重组事项，其进展情况

详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本次减持与前述重大事项无关联性。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司  董事会

2019 年 7 月 15 日