证券代码：603085        证券简称：天成自控       公告编号：2019-049

浙江天成自控股份有限公司

实际控制人的一致行动人减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 股东的基本情况：陈昂扬先生为公司实际控制人、董事长陈邦锐的弟弟，

本次减持前持有浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）股份 5,850,000

股（占公司总股本的 2.01%）。

 减持股份的基本情况：公司于 2019 年 9 月 5 日收到陈昂扬先生的通知，

陈昂扬先生于 2019 年 9 月 5 日通过上海证券交易所大宗交易转让公司股份

3,854,500 股（占公司总股本的 1.325%），具体情况如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

陈昂扬 5%以下股东 5,850,000 2.01% IPO 前取得：5,850,000

股

浙江天成科投有

限公司

5%以上第一大

股东

141,945,700 48.78% IPO 前取得：

140,400,000 股

集中竞价交易取得：

1,545,700 股

陈邦锐 5%以上第一大

股东

22,598,613 7.77% IPO 前取得：19,500,000

股

非公开发行取得：

3,098,613 股

天台众诚投资中

心（有限合伙）

5%以上第一大

股东

14,625,000 5.03% IPO 前取得：14,625,000

股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称
持股数量

（股）

持股比

例
一致行动关系形成原因

第一组

浙江天成科投有限公司 141,945,700 48.78% 陈邦锐持有天成科投 51%的股

权，陈邦锐的妻子许筱荷持有

天成科投 49%的股权，陈昂扬

为陈邦锐的弟弟。

天台众诚投资中心（有

限合伙）

14,625,000 5.03% 许筱荷持有众诚投资 45.87%的

投资额比例，为众诚投资执行

事务合伙人。

陈邦锐 22,598,613 7.77% 陈邦锐为上市公司实际控制

人、董事长，是陈昂扬先生的

哥哥。

合计 179,169,313 61.58% —

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：公司实际控制人的一致行动人陈昂扬先生于 2019 年 9月 5日通过上海证券交易所大宗交易转让公司股份 3,854,500

股（占公司总股本的 1.325%）

股东名称
减持数量

（股）

减持比

例
减持期间

减持方

式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成

情况

当前持股

数量（股）

当前持股比

例

陈昂扬 3,854,500 1.325% 2019/9/5～

2019/9/5

大宗交

易

8.25－

8.25

31,799,625 已完成 1,995,500 0.685%

4

(二)本次公司实际控制人的一致行动人通过大宗交易方式减持股份，符合中国证

监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及上海证券交易所《上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2019/9/6