宁波兴瑞电子科技股份有限公司

离任董事持股及减持承诺事项的说明

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日召开

了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举更换非独立董事的议案》，

董事金容採先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事及战略委员会委员

职务，金容採先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，金容採先生通过香港中瑞投资管理有限公司间接持有公

司股份 2,662,951 股，占公司总股本的 0.90% ，均为有限售条件股份，股份来

源为首次公开发行前取得。离任后金容採先生将严格按照《证券法》、《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定及所做出的承诺管理所持有的

公司股份。公司将在其离任后2个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司申请办理相关股份锁定事宜。

特此说明。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

                                               董事会

2019年9月10日