股票代码：600826           股票简称：兰生股份         编号：临2019-019

上海兰生股份有限公司

重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、停牌事由

上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月17

日收到公司实际控制法人东浩兰生（集团）有限公司（以下简称“东浩兰生集团”）

通知，东浩兰生集团正在筹划资产置换并发行股份及支付现金购买其下属会展资

产的事项，本次交易构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证

公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交

易所申请，本公司股票自2019年9月18日（星期三）起停牌，停牌时间预计不超

过10个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。

公司将根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《公开

发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2018

年修订）》的要求，经董事会审议通过后，披露重组预案，并申请复牌。

二、购买标的公司的基本情况

上海东浩兰生会展（集团）有限公司

公司名称  上海东浩兰生会展（集团）有限公司

成立日期  2008-10-30

法定代表人  唐贵发

注册资本  15,000万元人民币

注册地址  上海市浦东新区东方路1988号6-8楼

主要办公地址  上海市浦东新区国展路1099号

公司类型  有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码  91310115681035224Q

主要经营范围  各类会展、商务、文化娱乐、体育活动的组织策划，展

览展示服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准

后方可开展经营活动）

经营期限 2008年10月30日至不约定期限

三、置出标的公司的基本情况

上海兰生轻工业品进出口有限公司

公司名称  上海兰生轻工业品进出口有限公司

成立日期  2003-1-28

法定代表人  张宏

注册资本  8,000万元人民币

注册地址  上海市浦东新区陆家嘴东路161号2602室A座

主要办公地址  上海市中山北一路1230号

公司类型  有限责任公司（国内合资）

统一社会信用代码  913100007472545004

主要经营范围  自营和代理商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或

禁止进出口的商品或技术除外，实业投资，资产管理，投

资管理，企业管理服务，投资咨询，商务信息咨询，财务

咨询，市场营销策划，从事纺织技术、生物技术、信息科

技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转

让，仓储（除危险化学品），百货、针纺织品、五金交电、

橡塑制品、工艺品、化妆品、汽车、食用农产品、燃料油

（除危险品）、润滑油的销售，食品流通，医疗器械经营。

（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营

活动）

经营期限 2003年1月28日至2023年1月27日

四、交易对方基本情况

东浩兰生（集团）有限公司

公司名称  东浩兰生（集团）有限公司

成立日期  2004-2-16

法定代表人  王强

注册资本  220,000万元人民币

注册地址  中国（上海）自由贸易试验区国展路1099号

主要办公地址  上海市延安中路837号

公司类型  有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码  9131010000759006889A

主要经营范围  国有资产经营管理，开展境内外投资业务，兴办人力资源

业、会展业、传播业、贸易、商业、房产业、体育、科技

及其他服务贸易企业，经营各类服务贸易，以服务外包方

式从事人力资源管理服务（现下属企业或分支机构经营），

主承办各类展览、会议、论坛及提供相关服务，活动策划，

场馆经营，国际及国内贸易业务，商务咨询，房地产开发

经营，自有房屋租赁及物业管理服务，组织策划体育赛事，

体育赛事场馆经营（除高危险性体育项目），电脑信息技

术服务等及以上相关业务的咨询服务（以上项目均按国家

有关规定执行）。（依法须经批准的项目，经有关部门批

准后方可开展经营活动）

经营期限 2004年2月16日至2034年2月15日

五、交易方式

公司拟通过向交易对方进行资产置换并发行股份及支付现金购买其下属会

展资产。

六、风险提示

交易双方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，审

计和评估工作尚在进行中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经

有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

（一）经公司董事长签字的停牌申请

（二）上海证券交易所要求的其他文件

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2019 年 9 月 18 日