证券代码：603329         证券简称：上海雅仕       公告编号：2019-068

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次权益变动属于持股 5%以上股东减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后，江苏高投不再是公司持股 5%以上股东。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 11 日

收到公司股东江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江

苏高投”）的《简式权益变动报告书》，江苏高投于 2019 年 9 月 2 日至 2019 年

11 月 11 日通过上海证券交易所集中竞价方式共计减持公司无限售流通股

848,800 股，减持股份占公司股本总额的 0.643030%。本次权益变动后，江苏高

投不再是公司持股 5%以上股东。现将有关情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、名称：江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江

苏高投”）

2、统一社会信用代码：913205945738136238

3、执行事务合伙人：江苏毅达股权投资基金管理有限公司（委派代表：应

文禄）

4、住所：苏州工业园区苏州大道西 9 号苏州国际财富广场 1 幢 19 层 01 单

元

5、合伙期限：2011 年 05 月 06 日至 2020 年 05 月 06 日

6、经营范围：从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资

及相关咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）本次权益变动具体情况

公司于 2019 年 7 月 30 日披露了《关于股东减持股份计划的公告》（公告编

号：2019-045），公司股东江苏高投因自身资金需求，拟通过上海证券交易所以

集中竞价交易方式减持公司股份，自 2019 年 7 月 29 日起 15 个交易日后的 6 个

月内实施，且任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%

（1,320,000 股），合计减持上海雅仕股份总数不超过 2,640,000 股，即不超过公

司股份总数的 2%。

江苏高投在本次权益变动前持有公司无限售流通股 7,448,700 股，占公司总

股本的 5.642955%。2019 年 9 月 2 日至 2019 年 11 月 11 日通过上海证券交易所

以集中竞价交易方式减持公司无限售流通股 848,800 股，占公司总股本的

0.643030%。本次减持后，江苏高投持有公司股份 6,599,900 股，占公司总股本

4.999924%。本次权益变动后，江苏高投不再是公司持股 5%以上股东。

本次权益变动情况如下：

名称
本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

江苏高投 7,448,700 5.642955% 6,599,900 4.999924%

合计 7,448,700 5.642955% 6,599,900 4.999924%

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不涉及公司控股股东或实际控制人持股发生变化。

2、本次权益变动后，江苏高投持有公司 6,599,900 股，占公司总股本的

4.999924%，不再是公司持股 5%以上股东，本次减持计划尚未实施完毕。

3、关于本次权益变动的详细内容，详见公司同日披露的《简式权益变动报

告书》。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董  事  会

2019 年 11 月 12 日