证券代码：000035        证券简称：中国天楹    公告编号：TY2020-09

中国天楹股份有限公司

关于重大资产重组限售股份延期解除限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

2018 年 11 月 1 日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国

证监会下发的《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业

并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监

许可[2018]1752 号），核准公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有

限合伙）等 26名股东发行股份购买资产。本次发行股份购买资产新增股份于 2019

年 2月 1日于深圳证券交易所上市，该等股份均为有限售条件流通股，限售期自

上市之日起 12个月内不得转让。

上述限售股份合计 1,087,214,942 股，占公司股份总数的 43.08%，拟解除

限售上市流通日为 2020 年 2 月 3 日，详见公司 2020 年 2 月 22 日于《中国证券

报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于重大资产重组限售股份解除限售的

提示性公告》（公告编号：TY2020-08）。

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》，2020 年春节假期

延长至 2月 2日，公司接到深圳证券交易所通知，中国证券登记结算中心有限责

任公司深圳分公司对公司本次申请的解除限售股份上市流通日进行调整，上市流

通日由 2020年 2月 3日延期至 2020年 2月 4日，解除限售股份的其他上市流通

安排不变。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020年 1 月 30日